Janaina Montagna - Consoli Formaturas

De:
Enviado em:

Para:
Assunto:

Isso,

Janaina Montagna - Consoli Formaturas <financeiro3

@consolieventos.com.br>

terca-feira, 17 de abril de 2018 08:13

'fernanda oleniki'

RES: Rescisdo Janaine Pereira

Vou mandar por e-mail pra vocés o detalhamento.

Obrigada, qualquer duvida a disposicao.

Atenciosamente,

LUy 1oun

JANAINA MONTAGNA

Financeiro

¢ 47 3520-1651, 47 9 BE20-4610 (whatsapp)
& financerod@consolieventos.com.br

§ Joconsolisventosoficial
[@) @formaturasconsali

{¢}

I-I *

A5 infermagBes conbidas neste e-mail & anexes sao conSdencinis. £ proibida a reprodugao = distrbuigie de qualguer
inchuindo fotocdpia ou armazenamento do conteddo em qualquer midia sem & autonzacac da Consoli Formetsmas

De: fernanda oleniki [mailto:fernandaolenikil@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 17:24
Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas
Assunto: Re: Rescisdo Janaine Pereira

Esse valor da multa ficara em nosso caixa certo?

arma por qualgquer meia,

Se sim, podemos fazer desta forma, ela estd ciente que nao terd nada a receber!

Em 16 de abril de 2018 17:09, Janaina Montagna - Consoli Formaturas
<financeiro3 @consolieventos.com.br> escreveu:

Podemos sim, s6 tens que acordar que ela ndo terd nada a receber,

As taxas ja descontamos do valor recebido.



Ela tem pago R$ 360,90

Descontamos as taxas de R$ 144,00 — R$ 360,90 = R$ 216,90.

Esse valor de R$ 216,90 fica como multa entdo , podemos fazer dessa forma? Assim finalizamos a rescisdo
dela .

Atenciosamente,
> s
JANAINA MONTAGNA -
I Financeiro A= —
] =
f
. . . ¢ 47 3520-1651, 47 O BA&0-4610 (whatsapp)
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& financerod@consolieventos.com.br
§ Joconsolisventosoficial
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A5 infermaghes conbidas neste e-mail & anexes sio conSdencinis. £ proibida a reprodugao ¢ distribuigio de quslquer Sarma por gualquer meia,
inchuindo fotocdpia ou armazenamento do conteddo em qualquer midia sem & autonzacac da Consoli Formetsmas

De: fernanda oleniki [mailto:fernandaolenikil@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 16:47
Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Rescisdo Janaine Pereira

Boa tarde Janaina,

O valor que ela havia pago n@o pode ser devolvido para ndo descontar do nosso caixa. Ela ird pagar o total
das taxas devidas e ndo serd cobrado apenas multa resciséria. Podemos fazer dessa forma?



Att.

Fernanda Oleniki

Em 16 de abril de 2018 16:43, Janaina Montagna - Consoli Formaturas
<financeiro3 @consolieventos.com.br> escreveu:

Boa tarde Fernanda,

Nesse caso descontaremos as taxas e devolveremos o valor restante.

Obrigada,

Atenciosamente,

JANAINA MONTAGNA
_,’l-'f-i Financeiro
=

COriSOn

47 3520-1651, 47 § BBE0-4510 (whatsapp)

financerodi@ consolieventos.com. br

Joonsolieventosoficial
@ formaturasconsoli
wwe.consolieventos.com. br
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A3 infermagiies contidas neste e-mail & anexcs sBo conSdenciais, £ proibide a reprodugdo = distribuigle de qualquer farma por gualquer meia,

inchuindo fotoodpia cu armazenamento do conteddo em qualquer midia sem & autsnzagdo ds Corsoli Formebams

De: fernanda oleniki [mailto:fernandaolenikil@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 08:32

Para: financeiro3@consolieventos.com.br

Assunto: Rescisdo Janaine Pereira




Bom dia!

Como Presidente da Comissao de Formandos de Ciéncias Contabeis do ano de 2018, solicito o
cancelamento do contrato da formanda Janaine Pereira, inscrita no CPF n° 109.414.439-81, estando de
acordo junto aos Presidentes das Comissdes de Administragdo e Turismo, que ndo serd cobrada a multa
rescisoria e os unicos valores devidos pela mesma serdo as taxas administrativas referente ao
cancelamento dos boletos.

Desde j4 agradeco!

Att. Fernanda Oleniki



