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Janaina - Consoli Eventos

De: Janaina - Consoli Eventos <financeiro3@consolieventos.com.br>

Enviado em: terça-feira, 2 de julho de 2019 15:33

Para: 'Leticia Peters'; 'sedrezlais@gmail.com'; 'De Luchi's'; 'Daniela Consoli Eventos'

Assunto: RES: Retirada do Paulo da Formatura

Boa tarde, Paulo e Comissão  
faremos conforme orientação da comissão saliento  
À comissão que se não estiver pago nas datas proposta o valor deve entrar no dia seguinte como 
pagamento  
de debito do evento. 
 
Paulo: proposta fica para 2 x de 538,47 para o dia 10/07/2019 e 05/08/2019. 
 
 

 
 
De: Leticia Peters [mailto:rukiapeters@gmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 2 de julho de 2019 10:45 

Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas <financeiro3@consolieventos.com.br>; sedrezlais@gmail.com 

Assunto: Retirada do Paulo da Formatura 

 

Eu Leticia, autorizo que o pagamento referente a retirada do Formando seja feito em duas parcelas(boletos) 

para que assim ele possa pagar e não tenhamos defasagem de valor. Sendo um dos boletos para o início do 

mês de agosto 


