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Financeiro - Consoli Eventos

De:  Fernanda [fotoevideo3@consolieventos.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 24 de junho de 2013 15:23
Para: Gisele
Cc: boletos/financeiro
Assunto: Re: Solicitação

  
Boa tarde Gisele, 
Vamos alterar sim. 
Obrigada 
 
Sempre a disposição 
  
Atenciosamente,  

Fernanda 
  
Gerente Comercial 

Departamento Foto e Vídeo 
  
Consoli Eventos e Formaturas 

Fones: (47) 3522 1336  (47)8821-6328 

www.consolieventos.com.br 

----- Original Message -----  
From: Gisele  
To: 'Fernanda'  
Sent: Monday, June 24, 2013 7:48 AM 
Subject: Solicitação 

 
Oi Fer, bom dia! 

 

Preciso te pedir um mega favor, seria possível alterar a data do 1º vencimento para 10/10? 

 

Me confundi na planilha do mês e acabei olhando a data errada :/ 

 

Aguardo teu retorno 

 

Gi 

 

 
Att 
---------------- 
Gisele dos Santos 
Auxiliar Administrativa 
AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda 
(47) 3451-9106 
 

"Os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus que nos criou... É nosso dever protegê-
los e promover o seu bem-estar. 
(Madre T. de Calcutá)" 
 

 


