Janaina Montagna - Consoli Formaturas

De: Boletos - Consoli Formaturas <boletos@consolieventos.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de julho de 2016 09:01

Para: financeiro3@consolieventos.com.br

Assunto: ENC: Captacao de cheques Ed. Fisica Unisep

Segue...

Atenciosamente:

Karina Consoli
Financeira
47|8811-1316

boletos@consolieventos.com.br
www.consolieventos.com.br K consoleventosobicial

47 3520-1656 V' aconsoliformaturas

De: Viviane - Consoli [mailto:fotoevideol@consolieventos.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 21 de julho de 2016 10:38

Para: 'Vanderléa Kominkiewicz - Consoli Formaturas'; henrigue@consolieventos.com.br
Cc: 'Gerri Consoli'

Assunto: RES: Captacao de cheques Ed. Fisica Unisep

Bom dia,

Karina, conforme e-mails abaixo, e entrega dos arquivos por parte do fomando somente agora, segue abaixo datas e

valores dos eventos recebidos e arquivados na empresa:

30/05/2015 — Brindos na praga — R$150,00

29/10/2015 — Apresentacdo de Danga — RS 150,00

18/02/2016 — Viagem da turma para conhecer a empresa — R$150,00

Evento do dia 30/05/2015, foi realizado antes da assinatura do contrato com data de 09/07/2015.

Att.




De: Vanderléa Kominkiewicz - Consoli Formaturas [mailto:boletos@consolieventos.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016 15:18

Para: henrique@consolieventos.com.br

Cc: Gerri Consoli; fotoevideol@consolieventos.com.br

Assunto: RES: Captagao de cheques Ed. Fisica Unisep

Henrique e Vivi,

Vocés tem a relacao de eventos que o Willian cobriu?
Preciso verificar se ja pago o servi¢co a ele ou nao.

Obrigada.

Atenciosamente:

De: henrigue@consolieventos.com.br [mailto:henrigue@consolieventos.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016 12:35

Para: Vanderléa Kominkiewicz - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Captacao de cheques Ed. Fisica Unisep

Bom dia Vanderléa,

Foi feito um acordo com o mesmo para tirar fotos de alguns eventos que a empresa faca para ficar
pago pela formatura do formando,foi afirmado com o Gerri 0 mesmo.

Att,

Em 10/02/2016 09:38, Vanderléa Kominkiewicz - Consoli Formaturas escreveu:

Bom dia Henrique,

Temos a informacao que o formando Willian Mateus de Souza

Evento: 1748 - Formatura de Educacéao Fisica Unisep Dois Vizinhos 2016/2 vai efetuar o
pagamento da formatura em cheque, o problema é que até o momento nao recebemos
os cheques do mesmo.

Pode por gentileza providenciar os valores, se ndo prosseguiremos com a cobranca do
formando.



Contato do Willian: (46) 9919-2696

Atenciosamente:




