
Consoli Eventos 02/05/2016

Relação Geral de Contas a Receber Pagina: 1

Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log, Téc Seg. Trab.Pronatec 2 Boa Vista 17/09/2016
E do formando: Wellington Pereira Sebold

Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Wellington Pereira Sebold B 25/03/2016 70,71 7,40 9,54 87,65 0,00 87,65
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         
Observações:

07/04/2016 – Enviado e-mail lembrete. João

De: Wellington Sebold [mailto:wellington.sebold@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 26 de abril de 2016 14:07
Para: financeiro2@consolieventos.com.br; Miria
Assunto: Renegociação

Boa tarde.

Formando: Wellington Pereira Sebold
CPF: 085.559.029-75

Em virtude da incerteza da concretização da formatura do Pronatec 2 (Unisociesc - Boa Vista), não efetuei o pagamento da parcela 7.
Como a Miria possibilitou a migração para o Pronatec 3, a formatura ocorrerá sem problemas, então gostaria de estar efetuando o pagamento desta parcela, mas não consigo pagar duas no mesmo mês (hoje com
atraso, efetuei o pagamento da parcela 8 que venceu ontem).
Existe alguma opção para regularizar minha situação? Uma boa sugestão seria colocar esta em atraso como a 15 parcela, será possível?

No aguardo.
-- 
Atenciosamente,
Wellington Sebold

26/04/2016 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$173,33 (Parcelas vencidas de 25/03/2016 e 25/04/2016);
 
Propostas:

&#149;&#61472;	01 parcela de R$251,44 (Parcelas vencidas de 25/03/2016 e 25/04/2016 + parcela à vencer 25/05/2016) com vencimento para 25/05/2016 e manter as demais 05 parcelas de R$78,11 com vencimentos
para dia 25 dos meses subsequentes; ou
&#149;&#61472;	Diluir o valor das parcelas vencidas (25/03/2016 e 25/04/2016= R$173,33) nas parcelas à vencer, ficando 06 parcelas de R$106,99 com primeiro vencimento para 25/05/2016 e as demais para dia 25
dos meses subsequentes.
Karina

De: Wellington Sebold [mailto:wellington.sebold@gmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2016 14:03
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Renegociação 1734
Boa tarde. Acho que você não atentou-se ao e-mail, ou não descrevi com clareza. Mas, indiferente ficará mais claro pois o sistema já atualizou. O boleto que venceu dia 25/04 eu paguei com atraso no dia 26/04, ou seja
ha apenas um em atraso do mês 3. Sendo assim, quais as opções? 

27/04/2016 - Resposta

Emitido por: Karina Consoli
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É na verdade apareceu pago para mim só hoje por isso que ontem ainda estava constando esse valor em aberto. Segue a proposta com o valor atualizado:
Valor atualizado até hoje: R$87,41 (Parcela vencida de 25/03/2016);
01 parcela de R$165,52 (Parcela vencida de 25/03/2016 + parcela à vencer 25/05/2016) com vencimento para 25/05/2016 e manter as demais 05 parcelas de R$78,11 com vencimentos para dia 25 dos meses
subsequentes; ou
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/03/2016 = R$165,52) nas parcelas à vencer, ficando 06 parcelas de R$92,67 com primeiro vencimento para 25/05/2016 e as demais para dia 25 dos meses subsequentes.
Karina

Sub-total (Vencidas): 70,71 7,40 9,54 87,65 0,00 87,65

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Wellington Pereira Sebold B 25/05/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 0,00 78,11
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/06/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 0,00 78,11
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/07/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 0,00 78,11
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/08/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 0,00 78,11
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/09/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 0,00 78,11
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/10/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 0,00 78,11
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Sub-total (Aberto): 424,26 44,40 0,00 468,66 0,00 468,66

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Wellington Pereira Sebold B 25/09/2015 70,71 7,40 0,00 78,11 78,11 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/10/2015 70,71 7,40 0,00 78,11 78,11 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Emitido por: Karina Consoli
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Wellington Pereira Sebold B 25/11/2015 70,71 7,40 0,00 78,11 78,11 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/12/2015 70,71 7,40 8,10 86,21 86,21 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/01/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 78,11 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/02/2016 70,71 7,40 0,00 78,11 78,11 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Wellington Pereira Sebold B 25/04/2016 70,71 7,40 7,87 85,98 85,98 0,00
Wellington Pereira Sebold - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 24/08/2015         

Sub-total (Recebidas): 494,97 51,80 15,97 562,74 562,74 0,00

Totais

Total Geral: 989,94 103,60 25,51 1.119,05 562,74 556,31

Emitido por: Karina Consoli


