Janaina Montagna - Consoli Formaturas

Para: Denise Domecq -Consoli Eventos; thaiscristinadamiao@hotmail.com
Assunto: RES: proposta de pagamento de rescisdo - Thais - Consoli
Boa tarde,

Seu boleto esta disponivel no site , amanha apds as 10:00hrs

Instrucoes para captacao dos titulos:

Site empresa: www.consolieventos.com.br

Topico: Imprima aqui seu boleto
Login: CPF completo
Senha: 4 ultimos digitos do CPF

Atenciosamente,

Janaina Montagna
Financeiro
47|98811-1316

financeiro3@consolieventos.com.br
www.consolieventos.com.br

473520-1651
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De: Denise Domecq -Consoli Eventos [mailto:denise@consolieventos.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 13 de janeiro de 2017 14:17

Para: 'Janaina Montagna - Consoli Formaturas'

Assunto: ENC: proposta de pagamento de rescisao - Thais - Consoli

Boa tarde Jana,

Pode verificar se da para fazer e enviar o boleto e atualizar o sistema. Obrigada.

De: thais damido [mailto:thaiscristinadamiao@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2016 22:16

Para: Denise Domecq -Consoli Eventos

Assunto: Re: proposta de pagamento de rescisao - Thais - Consoli

Ol4 boa noite, aceito sim a proposta s6 peco que as datas fiquem pra janeiro e fevereiro aguardo seu retorno

De: Denise Domecq -Consoli Eventos <denise@consolieventos.com.br>
Enviado: sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 00:05:58




Para: thaiscristinadamiao@hotmail.com
Assunto: ENC: proposta de pagamento de rescisao - Thais - Consoli

Boa noite Thais,

Reenviando conforme solicitou via facebook

De: Denise Domecq -Consoli Eventos [mailto:denise@consolieventos.com.br]
Enviada em: terca-feira, 13 de dezembro de 2016 15:45

Para: 'thaiscristinadamiao@hotmail.com'

Cc: 'Janaina Montagna - Consoli Formaturas'; Juliana Martins

Assunto: proposta de pagamento de rescisdo - Thais - Consoli

Boa tarde Thais, tudo bem?

Conforme nossas conversas por telefone e facebook segue os valores a serem pagos por cancelamento do contrato
e baixas de boleto.

RS 500,00 (multa por rescisdo)
RS 120,00 (baixa dos boletos bancérios)

Desta forma: R$500,00 + R$120,00 = R$620,00 (a pagar) em boleto, podendo ser em 2 vezes para 20 de dezembro
de 2016 e 20 de janeiro de 2017.

Por favor, me retornar aprovando este pagamento. Seu boleto estara disponivel no site da Consoli, em portal do
formando, Login seu CPF e senha os 4 ultimos digitos do seu CPF.

Desde ja agradeco.

Atenciosamente.




