Janaina Montagna - Consoli Formaturas

De: Vania Molinari <vaniamolinari@hotmail.com>

Enviado em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 10:31

Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas; seilerhelder@unidavi.edu.br
Assunto: RE: Recisdo Contrato Tamires Gutz

Bom dia

Ficou acordado que ela pagard os 50% em ajuda aos eventos e este valor serd pago para a propria comissao
de formatura. Nao envolvendo a empresa Consoli. Porém, caso o sigilo do contrato seja quebrado ela
retorna a pagar o valor para a empresa Consoli mensalmente.

Att.
Vania Molinari

De: Janaina Montagna - Consoli Formaturas <financeiro3@consolieventos.com.br>

Enviado: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 10:21

Para: vaniamolinari@hotmail.com

Assunto: RES: Recisdao Contrato Tamires Gutz

Bom dia Vania, tudo bem?

Entéo ficou acordado 50%?

A Tainara veio nos dizer por Whats que vocés teriam cancelado a multa, s6 par aconfirmar.
Em seguida finalizo a rescisdo dela.

Obrigada
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-------- Mensagem original --------
Assunto:Recisao Contrato Tamires Gutz
Data:21/02/2018 11:54
De:Vania Molinari <vaniamolinari @hotmail.com>
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Para:"juliana@consolieventos.com.br" <juliana@consolieventos.com.br>,
"seilerhelder @unidavi.edu.br" <seilerhelder @unidavi.edu.br>

Bom dia,

Conforme conversado via telefone no inicio do ano a Comissdo de Arquitetura e Urbanismo decidiu por
fazer um novo contrato com a académica desistente Tamires Gutz

Segue 0 mesmo escaneado

Duvidas estamos a disposicao

Att.
Vania Molinari
Presidente da Comissao de Arquitetura e Urbanismo 1/2020



