Karina Consoli

De: Camila Linnemann <clinnemann@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 30 de maio de 2016 14:49

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli Formaturas - Estatuto 1683
Categorias: ESTATUTO

Boa tarde Karina

Pelo menos na nossa turma ficou estipulado este valor, ou seja, o quanto falta pra atingir os 100% do
contrato final.

Por exemplo, se faltam R$800, 00 o desistente vai pagar estes R$800,00, se faltou RS 1000,00 paga esse
valor...

Eu perguntei no grupo se as outras salas mantiveram este valor e estou esperando a confirmagdo, porque
da nossa sala ninguém desistiu.

Este regulamento vale para quem desistir a partir do dia 01 de abril, se alguém desistiu antes dai ndo sei o
gue eles combinaram.

Abracos
Camila Linnemann
(47)9716.7488

clinnemann@hotmail.com / camila.linnemann@gmail.com

De: Karina Consoli <financeiro2 @consolieventos.com.br>
Enviado: segunda-feira, 30 de maio de 2016 15:37

Para: 'Camila Linnemann'

Assunto: RES: Consoli Formaturas - Estatuto 1683

Boa tarde Camila,

Entao o valor de multa a ser cobrado é 100% do valor do contrato?
Hoje farei os termo e mando para serem assinados.

Quando conseguirem a assinatura de todos os formandos no estatuto, por gentileza me
encaminhe para que eu possa salvar no evento.

Obrigada!

Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposi¢ao.
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.
Pequenas acbes? Geram GRANDES resultados!

De: Camila Linnemann [mailto:clinnemann@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 30 de maio de 2016 14:00
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli Formaturas - Estatuto 1683

Bom dia Karina
Segue em anexo o estatuto das nossas comissdes, sdo 0 mesmo

Abracos

Camila Linnemann
(47)9716.7488

clinnemann@hotmail.com / camila.linnemann@gmail.com

De: Karina Consoli <financeiro2 @consolieventos.com.br>

Enviado: segunda-feira, 30 de maio de 2016 12:22

Para: luana_lolupe@hotmail.com; aliston93_fb@hotmail.com; gabriela.greenocean@gmail.com;
jai_deagui@hotmail.com; isabenini@hotmail.com; brunohiits@gmail.com; clinnemann@hotmail.com;
sandrimaia@gmail.com; financeiro_cobranca@cantupneus.com.br; isabella_pedretti@hotmail.com;
biancapoffo@outlook.com; joinville@consolieventos.com.br

Assunto: Consoli Formaturas - Estatuto 1683

Bom dia Comissao de Formatura!
Preciso que me passem o que deve ser cobrado das rescisées dos seguintes formandos:

Camila Jacomel

Jessica de Oliveira Martins
Jodo Luis da Silva Porto
Jorge Luis da Silva Hauser
Stella Behling Ferreira



E estou no aguardo dos termo assinados dos seguintes:

Fernanda C. Caldas Silva
Victor Vinicius Gonzaga Valdevino

Preciso também que me mandem o quanto antes o Estatuto interno das turmas, pois as questoes
de rescisao precisam ser resolvidas de imediato.
Anexo uma cépia do estatuto sugerido.

Fico no aguardo. Obrigada.

Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposicao.
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.
Pequenas acbes? Geram GRANDES resultados!



