
Consoli Eventos 06/04/2016

Relação Geral de Contas a Receber Pagina: 1

Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Adm, Ciências Contábeis e Ciências da Computação Unifacvest Lages 26/08/2017
E do formando: Rodrigo Ribeiro - Ciências da Computação

Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Rodrigo Ribeiro - Ciências da Computação CB 15/01/2016 747,87 7,40 114,64 869,91 0,00 869,91
Rodrigo Ribeiro - Formatura Ciências Contábeis e Ciências da Computaçã         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 02/06/2015         
Observações:

De: Rodrigo Ribeiro [mailto:guigo_ribeiro@hotmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2015 16:48
Para: financeiro2@consolieventos.com.br
Assunto: Alteração de Contrato
Boa Tarde, 
Conforme contato telefônico hoje de manhã, gostaria de alterar meu contrato que estava programado
em 03 vezes, com primeiro pagamento em janeiro/2016, tive alguns imprevistos em minha grade de matéria
e gostaria de alterar o pagamento para o último prazo que você tiverem, pois não sei se vou conseguir fechar minha grade antes da formatura.
Att,
Nome: Rodrigo Ribeiro
CPF: 077.203.599.76
Rua Petronilho de Almeida, 299
Bairro: Nossa Senhora Aparecida 
Curitibanos, SC

24/12/2015 - Resposta
O valor calculado para pagamento no final, ou seja, 120 dias antes do evento, é de R$2.348,90 para dia 15/12/2016.
Karina

De: Rodrigo Ribeiro [mailto:guigo_ribeiro@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 10:42
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Alteração de Contrato 1712
Bom dia Karine, 
Quanto a proposta ok, pode ser 120 dias antes do evento com esse valor, só me tira uma dúvida, segundo a nossa comissão de formatura a data do evento mudou, se não me engano ficou para setembro/2017, devido a
uma outra turma que pretendia se formar junto, recebi essa informação deles a algum tempo atrás, por gentileza, tu pode confirmar a data certinho do evento se teve alteração ou não?
Att, Rodrigo

28/12/2015 - Resposta
Nós ainda não temos essa informação, mas falei com o Gerri e ele me disse que provavelmente a data da formatura irá mudar sim. 
Então o valor para dezembro de 2016 é de R$2.348,90; Ou caso a data da formatura seja para setembro de 2017 o  valor calculado para pagamento em até 120 dia antes é de R$2.696,30 ficaria para dia 15/06/2017.
Karina

Sub-total (Vencidas): 747,87 7,40 114,64 869,91 0,00 869,91

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Emitido por: Karina Consoli
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Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Adm, Ciências Contábeis e Ciências da Computação Unifacvest Lages 26/08/2017
E do formando: Rodrigo Ribeiro - Ciências da Computação

Rodrigo Ribeiro - Ciências da Computação CB 15/06/2016 747,87 7,40 0,00 755,27 0,00 755,27
Rodrigo Ribeiro - Formatura Ciências Contábeis e Ciências da Computaçã         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 02/06/2015         

Rodrigo Ribeiro - Ciências da Computação CB 15/12/2016 747,87 7,40 0,00 755,27 0,00 755,27
Rodrigo Ribeiro - Formatura Ciências Contábeis e Ciências da Computaçã         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 02/06/2015         

Sub-total (Aberto): 1.495,74 14,80 0,00 1.510,54 0,00 1.510,54

Totais

Total Geral: 2.243,61 22,20 114,64 2.380,45 0,00 2.380,45

Emitido por: Karina Consoli


