
Consoli Eventos 24/05/2016

Relação Geral de Contas a Receber Pagina: 1

Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Ciências Contábeis Univille São Bento do Sul 05/08/2017
E do formando: Rafael Pscheidt

Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Rafael Pscheidt CB 15/12/2015 1.015,28 82,60 243,28 1.440,83 0,00 1.440,83
Rafael Pscheidt - Formatura Ciências Contábeis Univille São Bento do S         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 29/10/2014         
Observações:

26/01/2015 Falei com mae do formando disse que vai estar passando o recado. Julia

30/04/2015 Falei com irmão do formando disse que pediria pra ele entrar em contato. Julia

08/07/2015 Falei com o irmão do formando, pedi o numero do formando ele não passou. Disse que daria o recado. Lucimeire

23/07/2015 Enviado Carta. Lucimeire

07/08/2015 Enviar carta 02. Lucimeire

De: Rafael Pscheidt 
Data: 2 de agosto de 2015 22:09
Assunto: Inadimplência
Para: financeiro2@consolieventos.com.br

Boa noite,
Sou Rafael Pscheidt, CPF 093.408.482-67, recebi seu comunicado e estou ciente de minha inadimplência perante a empresa;
Mais tenho como objetivo antes de finalizar o ano deixa tudo quitado com sua devida cobrança de multa e mora.
Só peço a gentileza da empresa em compreender a situação e garanto que estou ciente e cumprirei com os pagamentos conforme registrado em contrato,
Ate mesmo se for possível poderíamos deixar combinado de eu realizar os pagamento anualmente, sendo assim uma forma melhor para mim.
Aguardo um retorno sobre seu entendimento.
Obrigado Sds.Rafael Pscheidt

11/08/2015- Mandei proposta
Estamos enviando proposta de negociação de acordo com o solicitado.

Valor total da formatura atualizado até hoje: R$2.302,99 (Parcelas vencidas de 15/12/2014 à 15/07/2015 e parcelas à vender de 15/08/2015 à 15/04/2017);

Propostas:
01 parcela com o valor total da formatura de R$2.329,25 com vencimento para 15/12/2015; ou
Uma parcela de R$1.197,55 para dia 15/12/2015 e uma no valor de R$1.278,15 para 15/12/2016

Aguardando retorno. Karina 

De: Rafael Pscheidt [mailto:rafaelpscheidt15@gmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 20:46
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1593

Boa noite Karina
Pode ser a sua opção em duas vezes seria a melhor opção para mim;
Agradecido 

Emitido por: Karina Consoli
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Sds.

13/08/2015 - Boletos alterados. Karina

De: Rafael Pscheidt [mailto:rafaelpscheidt15@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 24 de maio de 2016 09:21
Para: Karina Consoli
Assunto: Formatura
Bom dia Karina!
Tudo bem?
Karina, sou Rafael Pscheidt aluno de ciências contábeis da Univille.
Já conversamos a um tempo a trás quando foi mudado a formada de pagamento da formatura para apensa em duas vezes (no final de cada ano).
Como vocês devem ter notado eu não realizei o pagamento da parcela do final do ano, peço desculpas mais sei que compreenderam ao entender o que aconteceu.
Ao final do ano veio a noticias que o Ginastico, local o qual era para ser a formatura previsto em contrato não seria mais devido ela não realizar mais nenhum tipo de formatura e também ocorreu que membros da
comissão haviam desistido da formatura e começou uma movimentação dando cara que nada seria realizado, eu já tive problemas em formaturas a qual eu realizei o pagamento e infelizmente ficamos na mão da
empresa. Sei que você são um empresa grande e de tempo nesse ramo e nunca houve caso de abandono.
Pois bem Karina, esse inicio de ano foi desastroso para a turma, como vocês bem sabem mudou a comissão novamente pela  3º vezes no ano e agora sim da para acreditar que algo acontecerá.
Tanto que tem hoje um reunião para definir os novos rumos. Então por fim peço a gentileza para alterar minha formatura para um único pagamento, ai não sei como vocês fazem se agora no final desse ano ou quando
termina o curso para realizar o pagamento na integra.
Espero retorno pois estava acreditando que não haveria mais formatura.
Desculpa pelo transtorno, aguardo um retorno"
Rafael

24/05/2016 - Mandei proposta
Compreendemos a situação. Segue propostas de pagamento:

1 parcela com o valor total em aberto para dia 15/12/2016 no valor de R$2.805,42; Ou

1 parcela com o valor total para pagamento no final, ou seja, em até 120 dias antes do evento no dia 15/04/2017 no valor de R$2.863,06

De qual forma você gostaria de fazer?
Karina

Sub-total (Vencidas): 1.015,28 82,60 243,28 1.440,83 0,00 1.440,83

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Rafael Pscheidt CB 15/12/2016 1.015,28 82,60 180,27 1.278,15 0,00 1.278,15
Rafael Pscheidt - Formatura Ciências Contábeis Univille São Bento do S         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 29/10/2014         

Sub-total (Aberto): 1.015,28 82,60 180,27 1.278,15 0,00 1.278,15

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Emitido por: Karina Consoli
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Rafael Pscheidt CB 15/11/2014 72,52 5,90 0,00 78,42 78,42 0,00
Rafael Pscheidt - Formatura Ciências Contábeis Univille São Bento do S         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 29/10/2014         

Rafael Pscheidt CB 15/05/2015 72,52 5,90 0,00 78,42 78,42 0,00
Rafael Pscheidt - Formatura Ciências Contábeis Univille São Bento do S         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 29/10/2014         

Sub-total (Recebidas): 145,04 11,80 0,00 156,84 156,84 0,00

Totais

Total Geral: 2.175,60 177,00 423,55 2.875,82 156,84 2.718,98

Emitido por: Karina Consoli


