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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Priscila Moreira Daveis CB 30/04/2016 704,89 16,18 35,65 756,72 0,00 756,72
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

Incluso no valor das parecelas 1 mesa para 10 pessoas e 10 jantares.__-Jaqueline

03/05/2016 - Sem contato por telefone. Mandei e-mail jurídico. Karina

Sub-total (Vencidas): 704,89 16,18 35,65 756,72 0,00 756,72

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Priscila Moreira Daveis CB 25/05/2016 740,04 16,18 35,15 791,37 0,00 791,37
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 04/05/2016         
Observações:

Incluso no valor das parecelas 1 mesa para 10 pessoas e 10 jantares.__-Jaqueline 

Priscila Moreira Daveis CB 25/06/2016 740,04 16,18 35,15 791,37 0,00 791,37
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 04/05/2016         
Observações:

Incluso no valor das parecelas 1 mesa para 10 pessoas e 10 jantares.__-Jaqueline 

Priscila Moreira Daveis CB 25/07/2016 704,89 16,18 35,15 756,22 0,00 756,22
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

Incluso no valor das parecelas 1 mesa para 10 pessoas e 10 jantares.__-Jaqueline

Priscila Moreira Daveis CB 25/08/2016 740,04 16,18 35,15 791,37 0,00 791,37
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 04/05/2016         
Observações:

Incluso no valor das parecelas 1 mesa para 10 pessoas e 10 jantares.__-Jaqueline 

Emitido por: Karina Consoli
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Sub-total (Aberto): 2.925,01 64,72 140,60 3.130,33 0,00 3.130,33

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Priscila Moreira Daveis CB 25/12/2015 467,05 13,87 55,16 558,70 558,70 0,00
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

10/06/2015 Enviado e-mail Lembrete. Lucimeire

19/08/2015 Sem contato. Enviado e-mail jurídico. Lucimeire

21/08/2015 Via e-mail: Boa tarde,
Em conversa com a comissão de formatura,
havia combinado que as minhas mensalidades
seriam pagas todas de uma unica vez no ultimo 
mês de abatimento das mensalidades no ano que
vem.
Não entendo o porque existe esse absurdo de juros
a cada dia de atraso sendo que estamos pagando 
um serviço com adiantamento, que só iremos tê-lo
no final.
Enfim, se quiser, posso pagar então a partir de outubro,
mas quero negociar para abater esses juros e verificar
como ficará o valor da minha mensalidade a partir de outubro.
Telefone: (41) 9757 0750
(41) 8504 2320. Lucimeire

21/08/2015 - Mandei proposta
Boa tarde Priscila,

Os juros são cobrados conforme consta em seu contrato, no paragrafo 1º onde diz que: “Os boletos não pagos na data estipulada, neste contrato, sofrerão multa de 10% mais 1% de juros de mora ao mês”
Quanto ao pagamento, em seu contrato foi escolhida a forma de pagamento em 15 parcelas via boleto bancário.

Para pagamento a partir de outubro ficaria então em 10 parcelas de R$397,20 com primeiro vencimento para dia 25/10/2015 e as demais para todo dia 25 dos meses subsequentes.

Lembrando que não temos acesso ao campo de juros e multa, não podendo assim retirar os mesmo.
Aguardando retorno. Karina

De: Priscila Daveis [mailto:pri.daveis01@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2015 13:07
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas

Boa tarde;

Gostaria então de negociar para estar pagando de novembro

Emitido por: Karina Consoli
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de 2015 à junho de 2016. Quanto fica as parcelas nesse período?
Sendo assim, concordo em estar pagando dessa determinada forma.

Aguardo por resposta.

25/08/2015 - Resposta
Boa tarde,
Com o primeiro vencimento para novembro de 2015 ficariam em 9 parcelas de R$442,32 e o último vencimento seria para julho de 2016.

De: Priscila Daveis [mailto:pri.daveis01@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 25 de agosto de 2015 17:48
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1697
Boa tarde;
Concordo em pagar 442,32 em 9 parcelas contando com o mês de julho.
Fico aguardando a atualização no sistema.
Att.

26/08/2015 - Boletos alterados. Karina

De: Priscila Daveis [mailto:pri.daveis01@gmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 7 de dezembro de 2015 16:18
Para: Karina Consoli
Assunto: Fatura Novembro
Boa tarde Karina,
Gostaria de saber se poderia estar parcelando a fatura do
mês de novembro para as outras parcelas, deixando assim em 8 x.
Pois a parcela do mês anterior não consegui ´pagar.
A partir de dezembro ficará bem mais tranquilo para mim.
Aguardo resposta, desde já agradeço.
Priscila Daveis

08/12/2015 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$489,81 (Parcela vencida de 25/11/2015);
Propostas:
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/11/2015= R$489,81) nas parcelas à vencer, ficando 8 parcelas de R$503,54 com primeiro vencimento para 25/12/2015 e as demais para dia 25 dos meses subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

De: Priscila Daveis [mailto:pri.daveis01@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 8 de dezembro de 2015 13:12
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1697
Boa tarde;
Ok Karina, está ótimo assim.
Obrigada.

09/12/2015 - Boletos alterados. Karina

Priscila Moreira Daveis CB 25/02/2016 544,89 16,18 75,79 672,01 672,01 0,00
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

Emitido por: Karina Consoli
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De: Priscila Daveis [mailto:pri.daveis01@gmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016 09:25
Para: Karina Consoli
Assunto: FATURA MÊS JANEIRO
Bom dia Karina,
Gostaria de saber se poderia estar parcelando a fatura do
mês de janeiro para as outras parcelas, deixando assim em mais 6
parcelas a pagar.
Pois a parcela do mês anterior não consegui pagar.
Aguardo resposta, desde já agradeço.
Priscila Daveis

01/02/2016 - Resposta
Ficariam em 6 parcelas de R$596,22 com o primeiro vencimento para dia 25/02/2016.
Pode ser dessa forma?
Karina

De: Priscila Daveis [mailto:pri.daveis01@gmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016 16:50
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: FATURA MÊS JANEIRO
Pode sim Karina.
Agradeço!!!

02/02/2016 - Boletos alterados. Karina

04/03/2016 Enviado e-mail lembrete. Bruna

06/04/2016 – Sem contato por telefone, Enviado e-mail jurídico. João

Priscila Moreira Daveis CB 25/03/2016 544,89 16,18 67,54 663,76 663,76 0,00
Priscila Moreira Daveis - Formatura Serviço Social UFPR Matinhos 2016/         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Sub-total (Recebidas): 1.556,83 46,23 198,49 1.894,47 1.894,47 0,00

Totais

Total Geral: 5.186,73 127,13 374,74 5.781,52 1.894,47 3.887,05

Emitido por: Karina Consoli


