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Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log, Téc Seg. Trab.Pronatec 2 Boa Vista 17/09/2016
E do formando: Patricia Pedroso 

Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Patricia Pedroso B 25/04/2016 121,00 13,56 14,55 155,98 0,00 155,98
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         
Observações:

De: Patricia Pedroso [mailto:patricia_pedrooso@hotmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 15 de abril de 2016 09:15
Para: Karina Consoli
Assunto: Formatura - Edificações Noturno

Bom dia Karina, 

Gostaria de informar que esse mês vou pagar atrasada porque temos reunião com a Miria segunda, estamos em um processo de ajustes, conforme for decidido segunda eu pago ou peço a rescisão..  Só queria que
parasse os juros. 
Desde já agradeço!!
Atenciosamente
Patricia Pedroso

19/04/2016 - Resposta
Sem problema. Mas vou alterar a data de vencimento do boleto para dia 25/04/2016, para não gerar juros.
Karina

Sub-total (Vencidas): 121,00 13,56 14,55 155,98 0,00 155,98

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Patricia Pedroso B 15/05/2016 121,00 13,56 6,87 141,43 0,00 141,43
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 15/06/2016 121,00 13,56 6,87 141,43 0,00 141,43
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 15/07/2016 121,00 13,56 6,87 141,43 0,00 141,43
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 15/08/2016 121,00 13,56 6,87 141,43 0,00 141,43
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Sub-total (Aberto): 484,00 54,24 27,48 565,72 0,00 565,72

Emitido por: Karina Consoli
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Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Patricia Pedroso B 15/07/2015 66,00 7,40 0,00 73,40 73,40 0,00
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 15/08/2015 66,00 7,40 0,00 73,40 73,40 0,00
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 15/09/2015 66,00 7,40 0,00 73,40 73,40 0,00
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 15/10/2015 66,00 7,40 0,00 73,40 73,40 0,00
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         

Patricia Pedroso B 16/03/2016 121,00 13,56 6,87 141,43 141,43 0,00
Patricia Pedroso - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Log,         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 07/07/2015         
Observações:

De: Patricia Pedroso [mailto:patricia_pedrooso@hotmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 4 de março de 2016 08:18
Para: Karina Consoli
Assunto: Formatura Pronatec 2
Bom dia Karina, 
Ontem teve reunião com a Miria, e conversando com ela eu voltei atrás na minha decisão e vou querer fazer a formatura, eu cheguei a pedir a rescisão do contrato mas não cheguei a assinar, gostaria de ver com você
se podemos refazer essas contas pra mim voltar a pagar a formatura.
Atenciosamente 
Patricia Pedroso 

04/03/2016 - Respostas
O valor calculado para você voltar a participar do evento ficaria em 6 parcelas de R$141,43 com primeiro vencimento em 15/03/2016.

Posso fazer a alteração no sistema?
Karina

De: Patricia Pedroso [mailto:patricia_pedrooso@hotmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 4 de março de 2016 16:16
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1734

Então karina, posso te dar a resposta amanhã, e que vou ver com minha mãe que chegou de viagem se ela pode me ajudar a pagar..

Amanhã posso enviar a minha resposta, pode ser ? 

07/03/2016 - Aguardando resposta. Karina 

Emitido por: Karina Consoli
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De: Patricia Pedroso [mailto:patricia_pedrooso@hotmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 7 de março de 2016 10:39
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1734

Bom dia Karina,
Pode fazer a alteração no sistema, vou voltar a fazer a formatura. 
Patricia Pedroso

08/03/2016 - Boletos alterados. Karina

Sub-total (Recebidas): 385,00 43,16 6,87 435,03 435,03 0,00

Totais

Total Geral: 990,00 110,96 48,90 1.156,73 435,03 721,70

Emitido por: Karina Consoli


