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Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Patricia Costa - - CB 15/06/2015 233,65 5,90 48,23 287,78 0,00 287,78

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produc&o Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

Observagoes:

07/07/2015 Enviado e-mail lembrete. Falei com a mée da formanda, disse que vai dar recado pra filha entrar em contato com a empresa. Lucimeire
05/08/2015 Falei com a formanda por telefone , disse que vai comegar a agilizar as pendencias esse més. CONFIRMADO ENDERECO E E-MAIL. Lucimeire
24/09/2015 Enviado e-mail juridico. Enviar carta. Lucimeire

30/09/2015 - mandei proposta
Boa tarde Patricia,

Estamos enviando proposta de negociagao.
Valor atualizado até hoje: R$1.092,40 (Parcelas vencidas de 15/06/2015 & 15/09/2015);
Propostas:

*&#61472; 01 parcela de R$1.331,95 (Parcelas vencidas de 15/06/2015 a 15/09/2015 + parcela a vencer 15/10/2015) com vencimento para 15/10/2015 e manter as demais 7 parcelas de R$239,55 com vencimentos
para dia 15 dos meses subsequentes; ou

*&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (15/06/2015 a 15/09/2015= R$1.092,40) nas parcelas a vencer, ficando 8 parcelas de R$376,10 com primeiro vencimento para 15/10/2015 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.

Aguardando resposta. Karina

06/10/2015 Liguei para Patricia mas n@o consegui falar com ela. Falei com a mée dela que vai passar recado sobre o aceite da proposta. Enviado e-mail lembrete. Lucimeire
04/11/2015 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico e whats.Lucimeire

De: Patricia Costa [mailto:patriciacosta.lages@gmail.com]
Enviada em: sadbado, 7 de novembro de 2015 08:54
Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Consoli Formaturas

Bom dia Lucimeire

Meu endereco e contatos continuam 0s mesmos, porém comecei a trabalhar a um més em uma empresa de linha de produgéo onde néo posso atender celular no horéario de expediente de maneira alguma, favor enviar
uma proposta para que eu esteja colocando em dia estas parcelas por favor.

Aguardo

Obrigada

Patricia Costa

11/11/2015 - Mandei proposta

Valor atualizado até hoje: R$1.385,68 (Parcelas vencidas de 15/06/2015 a 15/10/2015);

Propostas:

01 parcela de R$1.625,23 (Parcelas vencidas de 15/06/2015 a 15/10/2015 + parcela a vencer 15/11/2015) com vencimento para 20/11/2015 e manter as demais 6 parcelas de R$239,55 com vencimentos para dia 15
dos meses subsequentes; ou

Emitido por: Karina Consoli
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Diluir o valor das parcelas vencidas (15/06/2015 a 15/10/2015= R$1.385,68) nas parcelas a vencer, ficando 7 parcelas de R$437,50 com primeiro vencimento para 20/112015 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

De: Patricia Costa [mailto:patriciacosta.lages@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2015 16:19

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli Formaturas 1629

Boa tarde Karina

Estou muito interessada em saudar esta divida com vocés , pois 0 que ndo posso é ter restricGes em meu nome, troquei de emprego a um més e estou me adaptando e contando com ajuda financeira para pagar a
faculdade e vocés de meu esposo, porém gostaria de verificar se consegue fazer parcelas com um valor menor para que eu nao tenha mais problemas quanto ao pagamento pode revisar por favor.

Aguardo seu retorno para gque eu possa resolver o mais breve possivel esta pendencia com vocés.

Obrigada

Patricia Costa

12/11/2015 - Mandei nova proposta
Eu posso fazer em 15 parcelas. Ficariam da seguinte forma:

20/11/2015 — R$207,40
15/12/2015 — R$207,40
15/01/2016 — R$207,40
15/02/2016 — R$207,40
15/03/2016 — R$207,40
15/04/2016 — R$207,40
15/05/2016 — R$207,40
15/06/2016 — R$207,40
15/07/2016 — R$207,40
15/08/2016 — R$207,40
15/09/2016 — R$207,40
15/10/2016 — R$207,40
15/11/2016 — R$207,40
15/12/2016 — R$207,40
15/01/2017 — R$207,40
Aguardando resposta. Karina

Patricia Costa - - CB 15/07/2015 233,65 5,90 42,91 282,46 0,00 282,46

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Producéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

Patricia Costa - - CB 15/08/2015 233,65 5,90 37,36 276,91 0,00 276,91

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produgéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

Patricia Costa - - CB 15/09/2015 233,65 5,90 32,93 272,48 0,00 272,48

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produgéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

Patricia Costa - - CB 15/10/2015 233,65 5,90 28,34 267,89 0,00 267,89

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produg&o Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

Sub-total (Vencidas): 1.168,25 29,50 189,77 1.387,52 0,00 1.387,52

Emitido por: Karina Consoli
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Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber

Vencimento

VI. Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produc&o Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/11/2015

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produc&o Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/12/2015

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produg&o Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/01/2016

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Producéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/02/2016

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produgéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/03/2016

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produgéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/04/2016

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Patricia Costa - -

Patricia Costa - Formatura Engenharia Civil e Eng. de Produgéo Uniplac
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/03/2015

CB

15/05/2016

233,65

5,90

0,00

239,55

0,00

239,55

Sub-total (Aberto):

1.635,55

41,30

0,00

1.676,85

0,00

1.676,85

Totais

Total Geral: | 2.803,80

70,80

189,77

3.064,37

0,00

3.064,37

Emitido por: Karina Consoli




