Janaina Montagna - Consoli Formaturas

De: Kaua Firmino <kaua.kf@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 26 de setembro de 2018 13:15
Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas
Cc: monica.sauer@outlook.com

Assunto: Fwd: Colacédo de Grau

Anexos: resolucao+formaturas.pdf

A respeito do e-mail anterior, apenas corrigir os valores:

Total original: R$ 2.829,71 (corrigindo o valor anterior R$ 2.890,00 repassado);
30%: R$ 848,91 (corrigindo o valor anterior R$ 867,00 repassado);
Total a ser cobrado: R$ 648,91 (corrigindo o valor anterior R$ 667,00 repassado).

Grato pela atencdo

—————————— Forwarded message ---------

From: Kaua Firmino <kaua.kf@ gmail.com>

Date: qua, 26 de set de 2018 as 12:23

Subject: Fwd: Cola¢do de Grau

To: Janaina Montagna - Consoli Formaturas <financeiro3 @consolieventos.com.br>
Cc: <monica.sauer @outlook.com>

Bom dia Janaina, conforme contato anterior, a académica Monica Sauer solicitou o cancelamento do
contrato.

Houve um desencontro de informagdes, nas quais a comissao foi levada a entender que as fotos para o
convite, seriam somente para os que possuiam o contrato com a empresa Consoli para promog¢ao do evento
e, por tanto, a formanda informou que decidiu aderir por este motivo. Porém, apds o questionamento da
comissao, foi informado que todos os formandos, inclusive os que nao aderiram ao contrato de promog¢ao do
evento, deverdo participar das fotos para o convite, o que, segundo a formanda, levou a decidir desistir do
contrato.

Devido a excepcionalidade desse caso, em reunido feita pela comissdo, serd aplicada uma multa neste e
apenas neste caso de 30% sobre o valor original do contrato de R$ 2.890,00.

Com isso o valor total R$ 867,00, porém como também foi acordado com a formanda, seria descontado o
valor que a Unidavi cobra sobre a colacdo, (R$ 200,00) conforme a resolucéo da formatura em anexo.

Assim definiu a comissao:

1 - Sendo assim, devera ser cobrado da formanda o valor de R$ 667,00 pela desisténcia do contrato
para formatura, ficando esclarecido que esta é uma excecao, e por tanto niao deve ser replicado em
outros casos.

2 - A forma de pagamento devera ser combinado entre as partes (Formanda e Consoli);

3 - A Formanda devera enviar o e-mail (financeiro3 @ consolieventos.com.br) para solicitacio do
cancelamento, conforme proé forma exigida pela empresa promotora do evento;

Grato pela resolucao do caso sem mais delongas, solicito a atenc¢do e provimento nesse caso.

Att: Kaua Firmino
Tesoureiro da Turma
Direito/2019 - Formatura 24/08/2019



—————————— Forwarded message ---------

From: NATASHA GONCALVES <natasha_oficial @unidavi.edu.br>
Date: qua, 19 de set de 2018 as 16:52

Subject: Colagdo de Grau

To: <kaua.KF@gmail.com>

Boa tarde Kaua,
Sobre a Colagdo de Grau o valor a ser pago é R$ 200

A diferenca entre a Colagdo Institucional e Colacao em Gabinete € que a institucional vocé terd beca,
decoracdo, estidio de fotos e todo o "glamour" de uma formatura por um valor bem menor.

A Colacdo em Gabinete foi substituida com o intuito de todos os académicos independentes do Curso terem
acesso a uma Colacao bacana.

Em anexo tem a resoli¢do com mais explicagdes sobre a Colacao Institucional.
Duvidas fico a disposicao
Abragos

Atenciosamente,




