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Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Maria Leticia Varela Vieira CB | 25/07/2015 206,58 5,90 51,58 264,06 0,00 264,06

Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014

Observagoes:

19/08/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

30/09/2015 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico. Lucimeire

23/11/2015 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico. Enviar carta. Lucimeire

sex 27/11/2015 14:24
Peco desculpas pela falta de pagamento e pela demora em responder, porém, estou desempregada e por este motivo ndo consegui mais juntar dinheiro para quitar as parcelas vencidas.

30/11/2015 Boa tarde,
Caso vocé queira, podemos enviar em seu e-mail alguma proposta para negociar suas parcelas em aberto.

Coloco-me a disposicéo para esclarecimentos.
Obrigada!

Atenciosamente, Lucimeire

De: Leticia Varela [mailto:maria_leticia_varela@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 15 de dezembro de 2015 14:13

Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: RE: RES: Consoli Formaturas

poderia me enviar algumas formas disponiveis para que eu possa aos poucos quitar o restante dos boletos em aberto? teria como diminuir o valor e aumentara quantidade?

16/12/2015 - Mandei propostas
Posso fazer das seguintes formas:

8 parcelas de R$129,45 com primeiro vencimento para dia 15/01/2016 e as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes;

10 parcelas de R$104,74 com primeiro vencimento para dia 15/01/2016 e as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes; Ou
12 parcelas de R$88,26 com primeiro vencimento para dia 15/01/2016 e as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes.
Karina

De: Leticia Varela [mailto:maria_leticia_varela@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 23 de fevereiro de 2016 15:10

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: Consoli Formaturas 1610

Ola Karina, falei com vocé ha um tempo atras sobre as pendéncias que acabou gerando na mensalidade da formatura, tenho 4 boletos em aberto, conseguirei pagar um no dia 04 de Margo e os demais gostaria de ver
se tem como parcelar

23/02/2016 - Resposta
Ficaria da seguinte forma:

Emitido por: Karina Consoli
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1 parcela no valor de R$263,70 para dia 05/03/2016 e mais 10 parcelas de R$80,42 com primeiro vencimento para dia 05/04/2016 e as demais para todo dia 5 dos meses subsequentes.

Posso alterar no sistema?
Karina

De: Leticia Varela [mailto:maria_leticia_varela@hotmail.com]
Enviada em: terca-feira, 23 de fevereiro de 2016 17:03

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: RES: Consoli Formaturas 1610

25/02/2016
Pagina: 2

Podemos fazer desta forma? 3x de 200 e 1 da diferen¢a que ficar? preciso de uma resposta para me programar, estou priorizando colocar em dia a formatura, mas em parcelas mais extensas fica complicado pra mim,
pois tenho seis meses apenas garantido de trabalho, por isso ndo quero me comprometer com 10 parcelas e ndo poder terminar e acabar atrasando novamente

24/02/2016 - Resposta
Ficaria da seguinte forma:
15/03/2016 — R$200,00
15/04/2016 — R$200,00
15/05/2016 — R$200,00
15/06/2016 — R$427,35
Pode ser assim?

Karina
Maria Leticia Varela Vieira CB | 25/08/2015 206,58 5,90 46,62 259,10 0,00 259,10
Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014
Maria Leticia Varela Vieira CB | 25/09/2015 206,58 5,90 42,11 254,59 0,00 254,59
Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014
Maria Leticia Varela Vieira CB 25/10/2015 206,58 5,90 37,79 250,27 0,00 250,27
Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014
Sub-total (Vencidas): 826,32 23,60 178,10 1.028,02 0,00 1.028,02

Contas A Vencer
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber | P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Sub-total (Aberto): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas Recebidas
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber | VI. Recebido Saldo
Maria Leticia Varela Vieira CB 25/01/2015 206,58 5,90 0,00 212,48 212,48 0,00

Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014

Emitido por: Karina Consoli




Consoli Eventos 25/02/2016
Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 3
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Direito Matutino e Noturno Uniplac Lages 18/03/2017

E do formando: Maria Leticia Varela Vieira

Maria Leticia Varela Vieira CB 25/02/2015 206,58 5,90 0,00 212,48 212,48 0,00

Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014

Maria Leticia Varela Vieira CB 25/03/2015 206,58 5,90 0,00 212,48 212,48 0,00

Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014

Maria Leticia Varela Vieira CB 25/04/2015 206,58 5,90 0,00 212,48 212,48 0,00

Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014

Maria Leticia Varela Vieira CB | 25/05/2015 206,58 5,90 0,00 212,48 212,48 0,00
Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014

Maria Leticia Varela Vieira CB | 25/06/2015 206,58 5,90 27,54 240,02 240,02 0,00

Maria Leticia Varela Vieira - Formatura Direito Matutino e Noturno Uni
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 12/09/2014
Observagoes:

16/07/2015 Sem contato. Enviado whats. Lucimeire

| Sub-total (Recebidas): | 1.23948 | 3540 | 2754 | 130242 | 130242 | 000 |

Totais

| Total Geral:| 2.065,80 | 59,00 | 205,64 | 2.330,44 | 1.302,42 | 1.028,02 |

Emitido por: Karina Consoli



