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Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Leticia Ramos dos Martires CB 15/08/2015 83,55 7,67 20,09 113,97 0,00 113,97

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Observagoes:

De: Consoli Eventos [mailto:site @consolieventos.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 15 de outubro de 2015 13:34
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: consolieventos.com.br - E-mail de Contato
Novo e-mail enviado através do site
1
nome: LETICIA
email: leticia.martires@gmail.com
telefone: 4799228177
watsapp: 4799228177
estado: Santa Catarina
cidade: Joinville
faculdade: Univille/Educacao fisica
ano: 2015/6
mensagem: Boa tarde, estou tentando contato via telefone, via e-mail e via whats, ja enviei whats e nao tive retorno...Gentileza entrar em contato pois necessito tirar duvidas.
IP: 200.146.46.44

06/11/2015 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico. Lucimeire

De: leticia martires [mailto:leticia.martires@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2015 18:18
Para: Julia Carolina - Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Consoli Formaturas

Boa tarde!

Quantas parcelas a em atraso?

Att,

11/11/2015 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$214,98 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 e 15/09/2015);

Propostas:

*&#61472; 01 parcela de R$285,15 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 e 15/09/2015 + parcela a vencer 15/11/2015) com vencimento para 20/11/2015 e manter as demais 13 parcelas de R$70,17 com vencimentos para
dia 15 dos meses subsequentes; ou

*&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (15/08/2015 e 15/09/2015= R$214,98) nas parcelas a vencer, ficando 14 parcelas de R$85,52 com primeiro vencimento para 20/11/2015 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.

Aguardando resposta. Karina

30 de novembro de 2015 12:11
Quero saber como é o desconto. Janaina

Emitido por: Karina Consoli
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01/12/2015 OI4,
Vocé aceitou receber nossa proposta do Black Friday.
Temos um desconto especial para vocé!

Tenha 50% de desconto nos juros gerados no periodo em aberto.

Valor em aberto: R$ 295,22 (15/08/2015 a 15/11/2015)
Proposta:

&#61656; 01 parcela de R$ 276,00 com vencimento para 07/12/2015, mantendo as demais parcelas com vencimento e valor conforme contrato. Janaina

02/02/2016 - Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico.___-Jaqueline

De: leticia martires [mailto:leticia.martires@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016 07:23
Para: Julia Carolina - Financeiro - Consoli Formaturas
Assunto: Re: Consoli Formaturas

Bom dial

Queria fazer um aditivo, qual a proposta que tens?
Att

04/02/2016 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$382,64 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016);

Propostas:

*&#61472; 01 parcela de R$452,81 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016 + parcela a vencer 15/02/2016) com vencimento para 15/02/2016 e manter as demais 10 parcelas de R$70,17 com vencimentos para
dia 15 dos meses subsequentes; ou

*&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (15/08/2015 a 15/01/2016= R$382,64) nas parcelas a vencer, ficando 11 parcelas de R$104,95 com primeiro vencimento para 15/02/2016 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.

Karina

Leticia Ramos dos Martires CB 15/09/2015 83,55 7,67 18,22 112,10 0,00 112,10

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/12/2015 64,27 5,90 9,47 79,64 0,00 79,64

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/01/2016 64,27 5,90 8,15 78,32 0,00 78,32

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Emitido por: Karina Consoli
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Sub-total (Vencidas): |

295,64

27,14

55,93

384,03

0,00

384,03

Contas A Vencer

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber

Vencimento

VI. Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/02/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/03/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/04/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/05/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/06/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/07/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/08/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/09/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/10/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/11/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Leticia Ramos dos Martires

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

CB

15/12/2016

64,27

5,90

0,00

70,17

0,00

70,17

Sub-total (Aberto):

706,97

64,90

0,00

771,87

0,00

771,87

Emitido por: Karina Consoli
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Contas Recebidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Leticia Ramos dos Martires CB 15/08/2014 64,27 5,90 0,00 70,17 70,17 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/12/2014 83,55 7,67 2,66 93,88 93,88 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Observagoes:

21/10/2014 enviado e-mail lembrete. Janaina

26/11/2014 enviado Whats. Janaina

Parcelas vencidas: R$ 237,11 (15/09 a 15/11).

* Diluir o valor de R$ 237,11 (15/09 a 15/11) nas préximas 10 parcelas, ficando no valor de R$ 93,88 ( 15/12/2015 a 15/09/2015) e demais permanecem no valor do contrato. Janaina
26 de novembro de 2014 12:37

Boa tarde janaina ,conforme contato telefonico ,pode fazer este valor de parcelas fica melhor pra mim. ATUALIZADO. Janaina

Leticia Ramos dos Martires CB 15/01/2015 83,55 7,67 2,66 93,88 93,88 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/02/2015 83,55 7,67 9,46 103,34 93,88 9,46

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/03/2015 83,55 7,67 9,67 103,55 103,55 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Observagoes:

20/03/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

Leticia Ramos dos Martires CB 15/04/2015 83,55 7,67 2,66 93,88 93,88 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/05/2015 83,55 7,67 19,48 113,36 113,36 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educacao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Observagoes:

Emitido por: Karina Consoli
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26/05/2015 Enviado e-mail lembrete. lucimeire
27/05/2015 via e-mail... Boa noite, perdi o prazo para o pagamento e gostaria de saber se consigo fazer o pagamento somente no banco ?

02/06/2015 Boa tarde!
O boleto pode ser retirado novamente pelo site com a data do cesso atualizada. lucimeire

23/09/2015 Sem contato. Enviado e-mail juridico. Lucimeire

ter 29/09/2015 21:22
Boa noite,

Meu contato é 99228177 , porém néo tenho disponibilidade de horario pois ndo posso ficar com o celular no expediente de trabalho.
Pode me ligar ao meio dia.

De: leticia martires [mailto:leticia.martires@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2015 20:55
Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Consoli Formaturas

Boa noite,
Quantas parcelas tenho em atraso ?
Atenciosamente,

02/10/2015 - Mandei propostas

Bom dia Leticia,

Estamos enviando proposta de negociagdo.

Valor atualizado até hoje: R$322,40 (Parcelas vencidas de 15/05/2015 a 15/09/2015);

Propostas:

01 parcela de R$392,60 (Parcelas vencidas de 15/05/2015 a 15/09/2015 + parcela a vencer 15/10/2015) com vencimento para 15/10/2015 e manter as demais 14 parcelas de R$70,17 com vencimentos para dia 15 dos
meses subsequentes; ou

Diluir o valor das parcelas vencidas (15/05/2015 a 15/09/2015= R$322,40) nas parcelas a vencer, ficando 15 parcelas de R$91,66 com primeiro vencimento para 15/10/2015 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.

aguardando resposta. Karina

17/10/2015 Boa tarde Leticia, tudo bem?

No dia 02/10/2015 enviamos em seu e-mail propostas, e ndo obtivemos seu retorno.
Gostaria de verificar se vocé tem uma posicao referente a tal e-mail?

Aguardo retorno.

Coloco-me a disposicéo para esclarecimentos.
Obrigada!

Atenciosamente, Lucimeire

qua 14/10/2015 17:44

Boa tarde, tens como me ligar a partir das 18 hrs?

Pois ndo entendi muito a propostal!
Tens como encaminhar o e-mail novamente?

Emitido por: Karina Consoli
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E-mail encaminhado para Karina.

15/10/2015 - Mandei nova proposta:
A proposta enviada no dia 02/10/2015 ja ndo tem mais validade, pois ndo recebemos uma resposta referente a mesma.
Estou encaminhando uma nova proposta com os valores atualizados.

Valor atualizado até hoje: R$324,63 (Parcelas vencidas de 15/05/2015, 15/08/2015 e 15/09/2015);
Propostas:

*&#61472;Diluir o valor das parcelas vencidas (15/05/2015, 15/08/2015 e 15/09/2015= R$324,63) nas parcelas a vencer, ficando 15 parcelas de R$91,80 com primeiro vencimento para 25/10/2015 e as demais para dia
15 dos meses subsequentes. Ou Seja:

25/10/2015 — R$91,80
15/11/2015 — R$91,80
15/12/2015 — R$91,80
15/01/2016 — R$91,80
15/02/2016 — R$91,80
15/03/2016 — R$91,80
15/04/2016 — R$91,80
15/05/2016 — R$91,80
15/06/2016 — R$91,80
15/07/2016 — R$91,80
15/08/2016 — R$91,80
15/09/2016 — R$91,80
15/10/2016 — R$91,80
15/11/2016 — R$91,80
15/12/2016 — R$91,80
Aguardando resposta. Karina

Leticia Ramos dos Martires CB 15/06/2015 83,55 7,67 2,66 93,88 93,88 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/07/2015 83,55 7,67 2,66 93,88 93,88 0,00

Leticia Ramos dos Martires - Formatura Educagéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/10/2015 64,27 5,90 7,37 77,54 77,54 0,00

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Leticia Ramos dos Martires CB 15/11/2015 64,27 5,90 9,57 79,74 79,74 0,00

Leticia Ramos dos Matrtires - Formatura Educagao Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/07/2014

Sub-total (Recebidas): 861,21 79,06 68,85 1.017,10 1.007,64 9,46

Totais

Total Geral: | 1.863,82 171,10 124,78 2.173,00 1.007,64 1.165,36

Emitido por: Karina Consoli




