Consoli Eventos 25/02/2016

Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 1
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Servi¢o Social UFPR Matinhos 2016/1

E do formando: Leticia Costa de Souza

Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Leticia Costa de Souza CB | 30/07/2015 311,36 7,40 76,06 394,82 0,00 394,82

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

Observagoes:
21/08/2015 Enviado e-mail juridico. Lucimeire
30/09/2015 Falei com Leticia por telefone, quer proposta para pagar no final. CONFIRMOU ENDERECO E E-MAIL. Lucimeire
2 de dezembro de 2015 23:35
Ola, favor me enviar o e-mail com a proposta. Janaina
Ola,
Vocé aceitou receber nossa proposta do Black Friday.
Temos um desconto especial para vocé!

Tenha 50% de desconto nos juros gerados no periodo em aberto.

Valor em aberto: R$ 1.826,51 + R$ 318,76 = R$ 2.145,27 (15/07/2015 a 15/11/2015 +25/12/2015 )
Proposta:
&#61656; 01 parcela de R$ 2.030,00 com vencimento para 09/12/2015, mantendo as demais parcelas com vencimento e valor conforme contrato. Janaina

29/12/2015 - Mandei nova proposta
Estamos enviando proposta de negociagao.

Valor atualizado até hoje: R$2.200,02 (Parcelas vencidas de 30/07/2015 & 25/12/2015);

Propostas:

*&#61472; 01 parcela de R$2.518,78 (Parcelas vencidas de 30/07/2015 a 25/12/2015 + parcela a vencer 25/01/2016) com vencimento para 25/01/2016 e manter as demais 5 parcelas de R$318,76 com vencimentos
para dia 25 dos meses subsequentes; ou

*&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (30/07/2015 a 25/12/2015= R$2.200,02) nas parcelas a vencer, ficando 6 parcelas de R$685,45 com primeiro vencimento para 25/01/2016 e as demais para dia 25 dos
meses subsequentes.

Karina

12/02/2016 Falei com a méae da formanda por telefone , vai passar recado para filha,enviado e-mail juridico.----- Bruna

De: Leticia . [mailto:leticiasouzask8 @hotmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016 16:58
Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Emitido por: Karina Consoli
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Assunto: RE: Consoli Formaturas

Ola. No momento estou sem celular, entdo o Unico telefone para contato é o residencial. 34222936.

Gostaria de negociar o valor em aberto para pagamento a vista. Como ficaria? obrigada.

22/02/2016 - Mandei proposta

Valor calculado para pagamento a vista é de R$4.030,92 com vencimento em 25/02/2016.

(valor calculado com 5% de desconto no capital = -R$186,80)

Karina

De: Leticia . [mailto:leticiasouzask8 @hotmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 18:29

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1697

Tudo bem. Mas s6 consigo esse dinheiro até o dia 04 no maximo. Pois recebo dia 02. Tem como?!

23/02/2016 - Resposta
O valor calculado para pagamento em 04/03/2016 é de R$4,058,90.

Pode ser dessa forma?
Karina

25/02/2016
Pagina: 2

Leticia Costa de Souza CB 25/08/2015 311,36

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

7,40

69,90

388,66

0,00

388,66

Leticia Costa de Souza CB 25/09/2015 311,36

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

7,40

63,09

381,85

0,00

381,85

Leticia Costa de Souza CB 25/10/2015 311,36

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

7,40

56,70

375,46

0,00

375,46

Leticia Costa de Souza CB 25/11/2015 311,36

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

7,40

50,33

369,09

0,00

369,09

Leticia Costa de Souza CB 25/12/2015 311,36

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

7,40

43,65

362,41

0,00

362,41

Leticia Costa de Souza CB 25/01/2016 311,36

Leticia Costa de Souza - Formatura Servigco Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015

7,40

38,12

356,88

0,00

356,88

Sub-total (Vencidas): 2.179,52

51,80

397,85

2.629,17

0,00

2.629,17

Contas A Vencer

Emitido por: Karina Consoli
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Sacado/Descricdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo
Leticia Costa de Souza CB 25/02/2016 311,36 7,40 0,00 318,76 0,00 318,76
Leticia Costa de Souza - Formatura Servigo Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETQO) EM 27/07/2015
Leticia Costa de Souza CB 25/03/2016 311,36 7,40 0,00 318,76 0,00 318,76
Leticia Costa de Souza - Formatura Servigo Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015
Leticia Costa de Souza CB 25/04/2016 311,36 7,40 0,00 318,76 0,00 318,76
Leticia Costa de Souza - Formatura Servigo Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015
Leticia Costa de Souza CB 25/05/2016 311,36 7,40 0,00 318,76 0,00 318,76
Leticia Costa de Souza - Formatura Servigo Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015
Leticia Costa de Souza CB 25/06/2016 311,36 7,40 0,00 318,76 0,00 318,76
Leticia Costa de Souza - Formatura Servigo Social UFPR Matinhos 2016/1
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 27/07/2015
Sub-total (Aberto): 1.556,80 37,00 0,00 1.593,80 0,00 1.593,80
Totais
Total Geral: | 3.736,32 88,80 397,85 4.222,97 0,00 4.222,97

Emitido por: Karina Consoli




