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Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Adm Turmas A,B e E Univille Joinville 25/03/2017
E do formando: Jonas Cirico - Aguardando Rescisão

Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/10/2015 120,90 8,11 26,31 160,66 0,00 160,66
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         
Observações:

03/05/2015 Jonas disse por telefone que tinha ficado desempregado cerca de dois meses e tinha algumas parcelas em atraso, pagou logo que arrumou emprego só não lembrava que tinha deixado a do mês 04 e 05
para traz. pediu pra ficar tranquila pois estaria efetuando o pagamento das parcelas em aberto. Lucimeire

22/07/2015 Falei com o formando, não quer proposta e vai pagar mas não falou quando. Lucimeire

12/08/2015 Sem contato. Enviado whats. Respondeu, conversamos e quer propostas. Lucimeire

De: Jonas Círico [mailto:jonas@contaazul.com] 
Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2015 17:39
Para: financeiro2@consolieventos.com.br
Assunto: Pagamento boletos - Inadimplência
Olá, 
sou Jonas Círico, tenho um contrato com vocês para formatura ano 2017.
CPF - 069.959.139-22
Univille
Gostaria de renegociar a dívida, quem sabe lançando as mesmas para o final.
Faço parte da comissão de formatura, acabei me atrapalhando com os meus gastos o que gerou este valor todo em aberto.
Abraço. :)

23/09/2015 - Mandei proposta
Bom dia Jonas, 
Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.
Valor atualizado até hoje: R$648,81 (Parcelas vencidas de 20/04/2015 à 20/09/2015);
Propostas:
01 parcela de R$839,95 (Parcelas vencidas de 20/04/2015 à 20/09/2015 + parcela à vencer 20/01/2017 + 1% de juros ao mês) com vencimento para 20/01/2017 e manter as demais 15 parcelas de R$93,81 com
vencimentos para dia 20 dos meses subsequentes; ou
Diluir o valor das parcelas vencidas (20/04/2015 à 20/09/2015= R$648,81) nas parcelas à vencer, ficando 16 parcelas de R$134,35 com primeiro vencimento para 20/10/2015 e as demais para dia 20 dos meses
subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

De: Jonas Círico [mailto:jonas@contaazul.com] 
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2015 12:55
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1615
Olá Karina, 
Pode ser desta forma? 
Em 24 de setembro de 2015 15:26, Jonas Círico <jonas@contaazul.com> escreveu:
Olá! :)
Pode ser a segunda opção, diluir o valor das parcelas vencidas nas parcelas à vencer.

29/09/2015 - Boletos alterados. Karina

Emitido por: Karina Consoli
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Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Adm Turmas A,B e E Univille Joinville 25/03/2017
E do formando: Jonas Cirico - Aguardando Rescisão

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/11/2015 120,90 8,11 23,42 157,77 0,00 157,77
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 21/12/2015 120,90 8,11 20,76 155,11 0,00 155,11
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/01/2016 120,90 8,11 18,29 152,64 0,00 152,64
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/02/2016 120,90 8,11 15,54 149,89 0,00 149,89
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Sub-total (Vencidas): 604,50 40,55 104,32 776,07 0,00 776,07

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/03/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/04/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/05/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/06/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/07/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/08/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/09/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/10/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Emitido por: Karina Consoli
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Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Adm Turmas A,B e E Univille Joinville 25/03/2017
E do formando: Jonas Cirico - Aguardando Rescisão

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/11/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/12/2016 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/01/2017 120,90 8,11 5,34 134,35 0,00 134,35
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Sub-total (Aberto): 1.329,90 89,21 58,74 1.477,85 0,00 1.477,85

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 05/12/2014 87,91 5,90 13,02 106,83 106,83 0,00
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         
Observações:

15/01/2015.  Enviado Whats. Janaina 

15 de jan 09:36 - Consoli Financeiro: Olá, sou a Janaina da Consoli Formaturas, precisamos entrar em contato com você por favor, nos contate em até 5 dias, 
Contatos:
Fone : 047 3520 1651
Cel: 047 8811 1316
Whats: 047 8889 4610
Email: financeiro3@consolieventos.com.br
Obrigada
Atenciosamente 
Janaina Montagna
15 de jan 10:40 - Jonas-24157: Oi Janaina, estarei efetuando o pagamento das faturas vencidas no dia 17/01
15 de jan 10:40 - Jonas-24157: Caso seja sobre alguma outra informação do contrato me avise que entro em contato
15 de jan 10:40 - Jonas-24157: Porém estou viajando e é difícil o contato
15 de jan 10:43 - Consoli Financeiro: Oi Jonas,  ok aguardaremos até essa data.  Também não temos seu email no cadastro podes  nos passar?
15 de jan 10:43 - Consoli Financeiro: Se precisar podemos trocar a data de vencimento das próximas
15 de jan 10:43 - Consoli Financeiro: &#55357;&#56841;
15 de jan 11:30 - Jonas-24157: Sim, jonascirico@hotmail.com
15 de jan 11:31 - Jonas-24157: Se possível trocar, tem algum custo?
15 de jan 11:32 - Consoli Financeiro: Não ... sem custo
15 de jan 11:34 - Jonas-24157: Janaina, qual data tens disponível? &#9786;&#65039;
15 de jan 11:46 - Consoli Financeiro: É bom nas datas chaves né 5 10 15 20 e 25
15 de jan 11:47 - Consoli Financeiro: Mass pode ser na que é melhor pra ti *
15 de jan 11:47 - Jonas-24157: Seria legal no dia 20
15 de jan 11:47 - Jonas-24157: De cada mes
15 de jan 11:48 - Jonas-24157: Eu me atrapalhei e escolhi a data errada, dia 5 é ruim pera mim
15 de jan 11:48 - Jonas-24157: Para*
15 de jan 11:49 - Consoli Financeiro: Ok mudarei então para dia 20

Emitido por: Karina Consoli
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Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Adm Turmas A,B e E Univille Joinville 25/03/2017
E do formando: Jonas Cirico - Aguardando Rescisão

15 de jan 11:49 - Jonas-24157: Muito obrigado Janaina &#55357;&#56841;
15 de jan 11:50 - Consoli Financeiro: De nada , estamos a disposição. Janaina

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 05/01/2015 87,91 5,90 11,30 105,11 105,11 0,00
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/02/2015 87,91 5,90 14,81 108,62 108,62 0,00
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         
Observações:

04/03/2015 Enviado e-mail Lembrete. Janaina 

25/03/2015 Falei com formando disse que vai estar pagando no começo do mes. Julia

15/04/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

27/04/2015 Falei com o Formando que estava sem  em mudança de emprego e não conseguiu efetuar o pagamento e irá efutuar até o fim do mês. Janaina 

Jonas Cirico - Aguardando Rescisão 20/03/2015 87,91 5,90 13,03 106,84 106,84 0,00
Jonas Cirico - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase em Produç         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014         

Sub-total (Recebidas): 351,64 23,60 52,16 427,40 427,40 0,00

Totais

Total Geral: 2.286,04 153,36 215,22 2.681,32 427,40 2.253,92

Emitido por: Karina Consoli


