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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/01/2016 214,45 11,95 30,04 267,54 0,00 267,54
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         
Observações:

01/06/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

02/07/2015 Enviado e-mail jurídico. Lucimeire

31/07/2015 Falei com a formanda. Quer propostas para pagar no final. CONFIRMADO ENDEREÇO E E-MAIL. Lucimeire

28/08/2015 - Mandei proposta
Boa tarde Jessica, 

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor atualizado até hoje: R$623,64 (Parcelas vencidas de 20/05/2015 à 15/08/2015);

Propostas:

01 parcela com o valor total da formatura para 15/10/2016 no valor de R$3.087,45; ou
Diluir o valor das parcelas vencidas (20/05/2015 à 15/08/2015= R$623,64) nas parcelas à vencer, ficando 17 parcelas de R$176,85 com primeiro vencimento para 15/09/2015 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: sábado, 12 de setembro de 2015 20:35
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli Formaturas 1681

Boa noite! Analisei a proposta e gostaria de ver com vocês se esse valor de R$623,64 pode ser somado ao valor do mês 09, ai a partir do mês 10 eu comece a pagar as parcelas normalmente com as parcelas vencidas
do mês 05 ao 09 diluídas nas próximas parcelas a vencer! 
Desculpa a demora para retorno, estava conversando com minha mãe sobre! Obrigada!!

14/09/2015 - Mandei nova proposta
Bom dia Jéssica, 

O valor que mandei na proposta anterior já não é o mesmo, estou enviando nova proposta de negociação.

Valor atualizado até hoje: R$629,30 (Parcelas vencidas de 20/05/2015 à 15/08/2015);

Propostas:

&#149;&#61472; 01 parcela de R$769,30 (Parcelas vencidas de 20/05/2015 à 15/08/2015 + parcela à vencer 15/09/2015) com vencimento para 15/09/2015 e manter as demais 16 parcelas de R$140,00 com
vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149;&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (20/05/2015 à 15/08/2015= R$629,30) nas parcelas à vencer, ficando 17 parcelas de R$177,20 com primeiro vencimento para 15/09/2015 e as demais para dia 15
dos meses subsequentes.

Emitido por: Karina Consoli
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Aguardando resposta. Karina

22/09/2015 Enviar carta. Lucimeire

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: domingo, 27 de setembro de 2015 21:26
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: RES: Consoli Formaturas 1681

Eu quero um valor com a parcela do mês 09 vencida também, para regularizar no mês 10, do mês 05 ao 09 diluídas, para pagamento a partir do mês 10! Pode ser?

30/09/2015 - Mandei nova proposta
Bom dia Jéssica, 
Estou enviando mais uma proposta de negociação.
Valor atualizado até hoje: R$790,20 (Parcelas vencidas de 20/05/2015 à 15/09/2015);
Diluir o valor das parcelas vencidas (20/05/2015 à 15/09/2015= R$790,20) nas parcelas à vencer, ficando 16 parcelas de R$189,55 com primeiro vencimento para 15/10/2015 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.
aguardando resposta. Karina

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2015 00:34
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: RES: RES: Consoli Formaturas 1681
Decidi que vai ser melhor eu cancelar minha formatura, pois não estou conseguindo fazer os pagamentos! Como devo proceder? 

[20/10/2015, 13:31] +55 47 8889-4610: Boa tarde Jessica
[20/10/2015, 13:32] Jessica 25959: Boa tarde
[20/10/2015, 13:32] +55 47 8889-4610: Eu sou a Karina da Consoli Formaturas
[20/10/2015, 13:32] +55 47 8889-4610: estávamos trocando e-mails
[20/10/2015, 13:33] Jessica 25959: Ooi
[20/10/2015, 13:33] Jessica 25959: A sim!!
[20/10/2015, 13:33] +55 47 8889-4610: Você pediu a rescisão
[20/10/2015, 13:33] +55 47 8889-4610: mas podemos negociar seus valores
[20/10/2015, 13:33] +55 47 8889-4610: tens a opção de pagar no final ]
[20/10/2015, 13:33] +55 47 8889-4610: assim não precisa deixar de participar do evento
[20/10/2015, 13:34] +55 47 8889-4610: o que acha?
[20/10/2015, 13:34] +55 47 8889-4610: posso mandar uma proposta assim, antes de fazer a rescisão?

20/10/2015 - Mandei nova proposta
Conforme falei no whatsapp, estou mandando uma proposta para pagamento do valor da formatura em até 120 dias antes do evento. O valor calculado é de R$3.151,85 para pagamento em 15/09/2016.
Aguardando resposta.Karina

09/11/2015 Sem contato. Enviado e-mail jurídico. Mandar carta. Lucimeire

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2015 23:46
Para: Financeiro - Consoli Formaturas
Assunto: Re: Consoli Formaturas
Conversei com minha mãe Karine, ela disse que não quer que eu desista! Que consegue me ajudar, a partir do mês de janeiro! Como poderíamos negociar uma valor a partir de agora, mas para pagar em Janeiro! O
valor que ficariam as parcelas! E se tem como fazer isso né! Obrigada!

11/11/2015 - Mandei proposta

Emitido por: Karina Consoli
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Valor atualizado até hoje: R$1.265,47 (Parcelas vencidas de 20/05/2015 à 15/10/2015 + parcelas a vencer de 25/11/2015 e 25/12/2015);

Propostas:

&#149; Diluir o valor (Parcelas vencidas de 20/05/2015 à 15/10/2015 + parcelas a vencer de 25/11/2015 e 25/12/2015 = R$1.265,47) nas demais parcelas à vencer, ficando 13 parcelas de R$237,50 com primeiro
vencimento para 15/01/2016 e as outras com vencimento para todo dia 15 dos meses subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2015 20:07
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1681

Acordo fechado Karine, concordo com o valor e vencimento da parcela para o dia 15! E a primeira pro mês 01! Muito obrigado por entender a situação e aguardar com paciência! Boa Noite. 

17/11/2015 - Boletos alterados. Karina

01/02/2016 - Sem contato por telefone. Enviado e-mail jurídico.____-Jaqueline

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 14:47
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli formaturas Rescisão Jessica Graciani Estipe 1681
Estou de acordo com a rescisão do baile! Minhas aulas voltam dia 15/02, aí assino junto com minha turma e podem me enviar o boleto e ajustar o valor pra fazer apenas a colação! Obrigada! 

12/02/2016 mandei proposta para pagamento somente da colação

O valor calculado para pagamento somente da colação ficara em 12 parcelas de R$218,57 com primeiro vencimento em 20/02/2016 e as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes.
Posso fazer a alteração no sistema?
Fico no aguardo de sua resposta e do termo assinado.
Karina

(+) Colação R$2.295,30
(+) Boletos R$155,35
(+) Juros R$172,20
(=) R$2.622,85 : 12 = R$218,57

De: jé estip . [mailto:jessica.estiip@hotmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 16 de fevereiro de 2016 13:42
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: RES: Consoli formaturas Rescisão Jessica Graciani Estipe 1681

Não baixou muito o valor né? :/ Vou conversar com minha mãe Karina! E se fosse pra eu cancelar tudo? Quanto seria a multa? Obrigada!

16/02/2016 - Resposta
O valor de multa é de 30% do contrato. Caso queira negociar a colação me avise e se quiser a rescisão da colação também, dai terei que fazer um termo atualizado.

Fico no aguardo de sua resposta.
Karina

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/02/2016 214,45 11,95 25,48 262,98 0,00 262,98
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         

Emitido por: Karina Consoli
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Sub-total (Vencidas): 428,90 23,90 55,52 530,52 0,00 530,52

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/03/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/04/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/05/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/06/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/07/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/08/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/09/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/10/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/11/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/12/2016 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         

Jessica Graciani Estipe Aguar. Rescisão Baile C 15/01/2017 214,45 11,95 11,10 237,50 0,00 237,50
Jessica Graciani Estipe - Formatura de Nutrição Uniguaçu União da Vitó         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 08/04/2015         
Observações:

28/04/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

Emitido por: Karina Consoli
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Sub-total (Aberto): 2.358,95 131,45 122,10 2.612,50 0,00 2.612,50

Totais

Total Geral: 2.787,85 155,35 177,62 3.143,02 0,00 3.143,02

Emitido por: Karina Consoli


