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Janaina Montagna- Consoli Formaturas

De: Stefânia - Consoli Formaturas [stefania@consolieventos.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 5 de dezembro de 2014 14:47
Para: 'Janaina Montagna- Consoli Formaturas'
Assunto: RES: Referente ao contrato Aluna de Adm. Logistíca

Oi Janaina, sim é isso mesmo, inclusive já conversei com a Vanderleia a respeito. 

Fizemos dessa forma que tinham 10 pessoas que queriam desistir, devido a um rapaz que estava criando a maior 

confusão. Se isentássemos ela da baixa dos boletos, todos os outros iriam desistir tb, só não desistiram pq teriam 

que pagar as baixas e não seria “compensador”. 

 

Bom que esse não é o procedimento da empresa, peço que entendam os motivos que levaram a tal situação. 

 

Desde já agradeço a atenção 

 

 

 

At., 

Stefânia Mattos 

(47) 8854-4732 / 3427-2470 

stefania@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  
 

 

De: Janaina Montagna- Consoli Formaturas [mailto:financeiro3@consolieventos.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2014 13:46 
Para: 'Stefânia - Consoli Formaturas' 
Assunto: ENC: Referente ao contrato Aluna de Adm. Logistíca 

 
 

 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

De: Janaina Montagna- Consoli Formaturas [mailto:financeiro3@consolieventos.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 27 de novembro de 2014 14:44 
Para: 'Stefânia - Consoli Formaturas'; 'joni@consolieventos.com.br' 
Assunto: ENC: Referente ao contrato Aluna de Adm. Logistíca 

 
Boa tarde Stefânia,  
 
Por favor, nos envie a confirmação desse acordo, para que possamos fazer o termo. 
 
Estou no aguardo, 
 

Atenciosamente,  
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De: Financeiro - Consoli Eventos [mailto:financeiro2@consolieventos.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de novembro de 2014 14:20 
Para: 'Janaina Montagna- Consoli Formaturas' 
Assunto: ENC: Referente ao contrato Aluna de Adm. Logistíca 

 
 

 

De: Jéssica Melo [mailto:jessicaademelo@hotmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 08:49 
Para: financeiro2@consolieventos.com.br 
Assunto: FW: Referente ao contrato Aluna de Adm. Logistíca 

 
 

Bom dia Vanderleia, 

 

Eu sou aluna Jéssica de Melo, do curso de Administração com enfase na Produção e Logística 

noturno CPF:078168869-85 RG:5969460. 

Conversei com Stefania e com a comissão de formatura, sobre a alteração de meu contrato pois devido a 

motivos pessoais não vou  fazer a formatura. No dia 17/11 , ficou conversado que seria feito uma Rescisão 

do atual contrato e eu ficaria isenta da taxa e multa, porém eu continuaria  pagando como se fizesse 

colação e formatura normalmente pois assim não precisaria pagar R$ 12,00 por cancelamento de boleto, 

eu concordei, somente no final da ultima prestação a Consoli me retornaria o valor da formatura, que se eu 

não me engano o valor é R$ 1315,00 e que logo após  esse valor seria depositado na minha conta poupança 

(Conta:0419 - 013 - 00333272 -1) 

 

Peço para que você faça um contrato sobre o que foi combinado, para que comprove isso.Onde as três 

partes vão assinar Eu Jéssica,Comissão de Formatura e a Stefania. 

 

Meu contato é cel: 47 84138992 ou residencial: 47 34329765. 

 

Agradeço a atenção . 
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Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa. 

 


