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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Ana Catarina Ferreira CB 25/09/2016 1.811,80 140,60 403,41 2.652,96 0,00 2.652,96
Ana Catarina Ferreira - Formatura Adm, Gestão de Rh, Tecnólogo em Mark         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/06/2015         
Observações:

14/07/2015 Enviado e-mail Lembrete. Lucimeire

13/08/2015 Falei com a mãe da formanda, ela disse que vai conversar com a filha e amanhã é pra eu ligar que ela vai dar uma posição referente as parcelas em aberto. CONFIRMADO END. E E-MAIL Lucimeire

14/08/2015 Liguei para a mãe da formanda. Ela pediu desculpas pois esqueceu de falar com a filha. Pediu para ligar amanhã. Lucimeire

18/08/2015 Liguei e o telefone está programado para não receber chamadas. Enviado e-mail jurídico. . Lucimeire

18/08/2015.. Boa Tarde, 
Ja havia enviado a resposta. 
Sinto muito, mais nao poderei realiazar a formatura por motivos que nao cabe explicar. Gistaria q fosse cancelado meu contrato. 
Obrigado. Lucimeire

De: Ana Ferreira [mailto:aninhacatarina85@gmail.com] 
Enviada em: domingo, 13 de março de 2016 22:30
Para: financeiro3@consolieventos.com.br
Assunto: contrato
Boa noite ,
Sou formanda da turma de RH do 4 período da Univali.
Gostaria de saber se podemos rever meu contrato.
Fico no aguardo
atenciosamente,
Ana Catarina Ferreira

Em 14/03/2016 14:41, Karina Consoli escreveu:
Boa tarde Ana,
Você quer voltar a fazer a formatura?

De: Ana Ferreira [mailto:aninhacatarina85@gmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 2016 15:06
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: contrato 1683

Boa tarde Karina.
Quero fazer sim. Mais gostaria de ver outra forma de pagamento. 

15/03/2016 - Resposta
Para que você volte a fazer parte do evento o valor calculado ficaria em 10 parcelas de R$267,89 com primeiro vencimento em 25/03/2016. Pode ser dessa forma?
Karina

De: Ana Ferreira [mailto:aninhacatarina85@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2016 11:50

Emitido por: Bruna J. Nascimento
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Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: RES: contrato 1683

Bom dia Karina
será que não posso fazer em uma única parcela. Assim faria o pagamento em janeiro com meu 13º salário? 

16/03/2016 - Resposta
O pagamento para ser feito no final tem que ser em até 120 dias antes do evento. O valor calculado ficaria em R$2.762,20 com vencimento em 25/09/2016.

De qual forma ficaria melhor para você?
Karina

03/05/2016 - Mandei nova proposta
Segue proposta com valor atual do orçamento, para que você volte a fazer parte do evento.

O valor calculado fica em 8 parcelas de R$274,33 com primeiro vencimento em 15/05/2016 e os demais para todo dia 15 dos meses subsequentes; Ou
Valor para pagamento total da formatura no final, ou seja, 120 dias antes do evento é de R$2.249,55 para dia 25/09/2016.

De qual forma ficaria melhor?
Karina

De: Ana Ferreira [mailto:aninhacatarina85@gmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 4 de maio de 2016 14:22
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1683
Boa tarde Karina
Vou ficar com a opção do dia 25/09 uma parcela só.
Muito obrigada
Att, 
Ana Catarina

05/05/2016 - Boleto alterado. Karina

quinta-feira, 4 de agosto de 2016 14:58 Boa tarde Karina,

gostaria de renegociar a minha forma de pagamento com vocês, tínhamos combinado que eu pagaria em setembro o valor total da formatura, porem passei por alguns problemas e gostaria de saber se ainda é possível
fazer parcelamento.

04/08/2016 
Boa tarde Ana Ferreira, 

Conforme solicitado, segue proposta de negociação, 

Proposta: 

•	05 parcelas de R$449,91 com o primeiro vencimento para dia 25/08/2016, e as demais para dia 25 dos meses subsequentes, --- Bruna

quinta-feira, 4 de agosto de 2016 17:33 Será que é possivel uma parcela que comece no dia dez de setembro, pq recebo no quinto dia util do mes

05/08/2016 Bom dia Ana, 

Conforme solicitado, segue proposta de negociação, 

Emitido por: Bruna J. Nascimento
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Proposta:

•	04 parcelas de R$568,01 com o primeiro vencimento para dia 25/09/2016, e as demais para dia 25 dos meses subsequentes, ---- Bruna

10/10/2016 – Sem contato Enviado e-mail Jurídico. João

25/01/2017 - Falei com a formanda por telefone, ela disse que não tem como pagar, mas queria uma proposta. Segue

Seu valor em aberto é de R$2.645,90.

Consigo fazer no valor de R$2.552,40 em duas parcelas de R$1.276,20 com vencimento em 30/01/2017 e 05/02/2017.

Karina

Totais

Total Geral: 1.811,80 140,60 403,41 2.652,96 0,00 2.652,96

Emitido por: Bruna J. Nascimento


