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E do formando: Alcineia Amaral Farias
Contas Vencidas
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo
Alcineia Amaral Farias CB 15/05/2016 252,05 14,42 54,38 320,85 0,00 320,85

Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014

Observagoes:

17/04/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

19/05/2015 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico. Lucimeire
23/06/2015 Sem contato. N&o tem whats. Enviar Carta. Lucimeire
23/07/2015 Enviado Carta. Lucimeire

02/09/2015 Sem contato. VOLTOU. Lucimeire

16/09/2015 Sem contato. Exel.Lucimeire

16/03/2016 — Sem contato por telefone,Enviado e-mail Juridico. Jodo

De: Néia Farias [mailto:neiambfarias@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 1 de abril de 2016 12:51

Para: financeiro2@consolieventos.com.br

Assunto: Renegociacéo da formatura.

Boa tarde, Karina.

Tudo bem?

Quero estar renegociando os boletos em aberto. Nao efetuei nenhum pagamento dos boletos, pois estava pensando em desistir da formatura, porém, agora com a nova comisséo e apods ir em algumas colagdes neste
ano (nunca tinha ido, apenas nas festas), acabei vendo a importancia desse momento. Sendo assim quero verificar contigo se podemos fazer um novo célculo e iniciar os pagamentos a partir de maio?

Fico no aguardo de um retorno, qualquer coisa pode entrar em contato através do meu celular que esta abaixo ou entdo no meu ramal do trabalho (47) 3501-1739

Alcineia Amaral Farias

01/04/2015 - mandei proposta

Valor atualizado até hoje: R$1.518,29 (Parcelas vencidas de 15/04/2015 a 15/03/2016) Retirei os juros das parcelas de 15/10/2015 a 15/02/2016;

Propostas:

01 parcela de R$1.628,08 (Parcelas vencidas de 15/04/2015 a 15/03/2016 + parcela a vencer 15/04/2016) com vencimento para 15/04/2016 e manter as demais 09 parcelas de R$109,79 com vencimentos para dia 15
dos meses subsequentes; ou

Diluir o valor das parcelas vencidas (15/04/2015 a 15/03/2016= R$1.518,29) nas parcelas a vencer, ficando 09 parcelas de R$290,68 com primeiro vencimento para 15/05/2016 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.

Karina

De: Néia Farias [mailto:neiambfarias@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 4 de abril de 2016 12:34

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Renegociagdo da formatura. 1615

Boa tarde, Karina.

Tudo bem?

Desejo diluir o valor das parcelas vencidas (15/04/2015 a 15/03/2016= R$1.518,29) nas parcelas a vencer, ficando 09 parcelas de R$290,68 com primeiro vencimento para 15/05/2016 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.

Emitido por: Bruna J. Nascimento
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Obrigada Karina.
Alcineia Amaral Farias

04/04/2016 - Boletos alterados. Karina

30/05/2016 - Mandei e-mail de lembrete. Karina

19/07/2016 - Sem contato por telefone, enviado watts - - Boa tarde Alcineia , somos da Consoli Formaturas, estamos tentando entrar em contato com vocé, mas ndo estamos conseguindo, pe¢o que por gentileza, entre
em contato conosco, 0 mais breve possivel.

Por favor, nos contate em até 5 dias.

QOutros contatos: 047 3520-1677

047 8811-1316

e-mail: financeiro7@consolieventos.com.br ou financeiro6@consolieventos.com.br

Atenciosamente financeiro. Jodo

16/08/2016 - Falei com a formanda e a mesma solicitou uma proposta no e-mail, com pagamento no final, coloquei na planilha e confirmei o e-mail. Jodo
18/08/2016 Boa tarde Alcineia,

Conforme solicitado, segue proposta de negociagéo,

Proposta:

* 05 parcelas de R$548,76 com o primeiro vencimento para dia 15/09/2016, e as demais para dia 15 dos meses subsquentes,--- Bruna

19/09/2016 &#150; Sem contato por telefone, Enviado e-mail juridico. Jodo

guarta-feira, 5 de outubro de 2016 12:26 Boa tarde, Jodo Felipe.

Tudo bem?

Conforme ja informado via e-mail, eu vou me formar e com certeza estarei providenciando os pagamentos.
Porém tenho a intencéo de quitar minha divida com vocés durante os meses de novembro, dezembro e janeiro.

Por gentileza, vocé pode me repassar os valores mediante a essa condigéo.
Se possivel, me passe o valor inicial, o juros que irei pagar e o valor final.

Fico no aguardo para resolvermos essa situacao, pois € do meu interesse também.
Att,

Alcineia Amaral Farias

066.577.009-03

Académica Univille

4° B Noturno

05/10/2016 Boa tarde Alcinéia,

Conforme solicitado, segue proposta de negociagéo,

Valor atualizado: R$2.811,38

Emitido por: Bruna J. Nascimento
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Proposta:
* 03 parcelas de R$946,49 com o primeiro vencimento para dia 15/11/2016, e as demais para dia 15 dos meses subsequentes,----- Bruna
Alcineia Amaral Farias CB 15/06/2016 253,95 14,42 50,34 341,02 0,00 341,02
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Alcineia Amaral Farias CB 15/07/2016 253,95 14,42 44,34 335,02 0,00 335,02
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Alcineia Amaral Farias CB 15/08/2016 253,95 14,42 38,60 329,28 0,00 329,28
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Alcineia Amaral Farias CB 15/09/2016 253,95 14,42 32,91 323,59 0,00 323,59
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Sub-total (Vencidas): 1.267,85 72,10 220,57 1.649,76 0,00 1.649,76
Contas A Vencer
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber | VI. Recebido Saldo
Alcineia Amaral Farias CB 15/10/2016 253,95 14,42 22,31 290,68 0,00 290,68
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Alcineia Amaral Farias CB 15/11/2016 253,95 14,42 22,31 290,68 0,00 290,68
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Alcineia Amaral Farias CB 15/12/2016 253,95 14,42 22,31 290,68 0,00 290,68
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Alcineia Amaral Farias CB 15/01/2017 253,95 14,42 22,31 290,68 0,00 290,68
Alcineia Amaral Farias - Formatura Adm Turmas A,B e E e Adm com Enfase
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 25/11/2014
Sub-total (Aberto): 1.015,80 57,68 89,24 1.162,72 0,00 1.162,72
Totais
Total Geral: | 2.283,65 129,78 309,81 2.812,48 0,00 2.812,48

Emitido por: Bruna J. Nascimento




