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E do formando: Henrique de Andrade Ribeiro

Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Henrique de Andrade Ribeiro CB | 29/09/2015 105,88 8,37 33,15 152,33 0,00 152,33

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

Observagoes:

05/05/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

08/06/2015 Enviado e-mail juridico. Lucimeire

17/07/2015 Liguei para o formando, disse que n&o tem previsdo mas vai pagar. Ofereci proposta e ele quer recebe-las. JA CONFIRMOU ENDERECO E E-MAIL. Lucimeire

28/07/2015 - Mandei Proposta por e-mail.
Boa tarde Henrique,

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociagéo.

Valor atualizado até hoje: R$420,40 (Parcelas vencidas de 25/04/2015 a 25/07/2015);

Propostas:

*&#61472;01 parcela de R$420,40 (Parcelas vencidas de 25/04/2015 a 25/07/2015) com vencimento para 31/07/2015 e manter as demais 16 parcelas de R$92,82 com vencimentos para dia 25 dos meses
-sgggi%ggéii’irog tvalor das parcelas vencidas (25/04/2015 a 25/07/2015= R$420,40) nas parcelas a vencer, ficando 17 parcelas de R$112,08 com primeiro vencimento para 31/07/2015 e as demais para dia 25 dos
meses subsequentes.

Aguardando retorno. Karina

De: Henrique . [mailto:henrique.im.93@hotmail.com]
Enviada em: domingo, 2 de agosto de 2015 23:11
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli Formaturas 1550

Aceito

De : Karina Consoli

Data:03/08/2015 08:49 (GMT-03:00)
Para:Henrique.

Assunto: RES: Consoli Formaturas 1550

Bom dia Henrique,

A proposta que vocé aceitou seria:

Diluir o valor das parcelas vencidas (25/04/2015 a 25/07/2015= R$420,40) nas parcelas a vencer, ficando 17 parcelas de R$112,08 com primeiro vencimento para 31/07/2015 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes??

Att.: Karina Consoli

De: Henrique . [mailto:henrique.im.93@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 09:32

Emitido por: Karina Consoli
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Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1550

isso mesmo

Boa tarde Henrique,

Na proposta que mandei o primeiro vencimento seria para dia 31/07/2015, como nédo dava mais para langar esse valor fiz com o vencimento para dia 25/08/2015 e as parcelas ficaram em 16x de R$119,18. Esses
boletos ja estéo disponiveis no site da empresa.

Att.: Karina

25/09/2015 - Dona Marilita mae do formando ligou solicitando que fosse alterada a data do dia 25/08/2015para dia 29/09/2015. Data alterada. Karina
01/10/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

07/10/2015 Enviar carta. Lucimeire

21/12/2015 Enviado carta. Lucimeire

De: Henrique . [mailto:henrique.im.93@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 29 de dezembro de 2015 17:20

Para: financeiro2@consolieventos.com.br

Assunto: Proposta de pagamento

30/12/2015 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$679,18 (Parcelas vencidas de 29/09/2015 & 25/12/2015);

Propostas:

*&#61472; 01 parcela de R$798,36 (Parcelas vencidas de 29/09/2015 a 25/12/2015 + parcela a vencer 25/01/2016) com vencimento para 25/01/2016 e manter as demais 10 parcelas de R$119,18 com vencimentos para
dia 25 dos meses subsequentes; ou

*&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (29/09/2015 a 25/12/2015= R$679,18) nas parcelas a vencer, ficando 11 parcelas de R$180,92 com primeiro vencimento para 25/01/2016 e as demais para dia 25 dos
meses subsequentes.

Karina

10/02/2016 - Enviado e-mail Juridico ____ Vanderléa

02/03/2016 Falei com o formando, o mesmo falou que estava desempregado e ndo conseguiu pagar as parcelas, solicitou uma proposta por e-mail, coloquei na planilha de propostas da Karina. Jodo

28/03/2016 Valor em aberto: R$1.233,70 (29/09/2015 a 25/03/2016 + 25/04/2016).

Propostas:

&#149; 01 parcela de R$1.199,00 (29/09/2015 a 25/03/2016 + 25/04/2016) com vencimento para 25/04/2016 e manter as demais 07 parcelas de R$119,18 com vencimentos para dia 25 dos meses subsequentes; ou
&#149; Diluir o valor das parcelas vencidas (29/09/2015 a 25/03/2016= R$1.114,52 )nas parcelas a vencer, ficando 08 parcelas de R$258,49 com primeiro vencimento para 25/04/2016 e as demais para dia 25 dos
meses subsequentes.--- Bruna

22/04/2016 Pai do formando ligou pra ca, pediu uma nova proposta.

Valor em aberto: R$1.248,70 (25/09/2015 a 25/03/2016 + parcela a vencer 25/04/2016)

Emitido por: Karina Consoli
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E do formando: Henrique de Andrade Ribeiro
Propostas:

« 01 parcela de R$1.218,00 (25/09/2015 a 25/03/2016 + parcela a vencer 25/04/2016) com vencimento para 25/05/20016 e manter as demais 07 parcelas de R$119,18 com vencimentos para dia 25 dos meses
subsequentes; ou

« Diluir o valor das parcelas vencidas (25/09/2015 a 25/03/2015 = R$1.129,52) nas parcelas a vencer, ficando 08 parcelas de R$260,37 com primeiro vencimento para 25/05/2016 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.---- Bruna

04/05/2016 &#150; Sem contato, enviado e-mail juridico. Jodo

06/05/2016 - O pai do formando entro em contato conosco, e solicitou uma proposta coloquei na planilha, diluir as parcelas vencidas nas que iram vencer, mandar no e-mail dele também, ribeiro.rafael2011@yahoo.com.
Joéo

09/05/2016 Diluir o valor das parcelas vencidas (29/09/2015 a 25/04/2016 + 25/05/2016= R$1405,41 )nas parcelas a vencer, ficando 06 parcelas de R$353,41 com primeiro vencimento para 15/06/2016 e as demais
para dia 15 dos meses subsequentes---- Bruna

09/05/2016 - Falei com pai do formando. Pediu outras propostas
Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociagéo.

Valor atualizado até hoje: R$1.272,32 (Parcelas vencidas de 29/09/2015 & 25/04/2016);

Propostas:

01 parcela de R$1.391,50 (Parcelas vencidas de 29/09/2015 a 25/04/2016 + parcela a vencer 25/05/2016) com vencimento para 25/05/2016 e manter as demais 06 parcelas de R$119,18 com vencimentos para dia 15
dos meses subsequentes;

Diluir o valor das parcelas vencidas (29/09/2015 a 25/04/2016= R$1.272,32) nas parcelas a vencer, ficando 07 parcelas de R$300,95 com primeiro vencimento para 15/05/2016 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes;

01 parcela de R$150,00 com vencimento dia 15/05/2016 e mais 07 parcelas R$280,35 com primeiro vencimento para dia 15/06/2016 e as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes;

01 parcela de R$200,00 com vencimento dia 15/05/2016 e mais 07 parcelas R$273,20 com primeiro vencimento para dia 15/06/2016 e as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes;

Para pagamento total da formatura a vista o valor fica em R$2.021,90 com vencimento para dia 16/05/2016. (valor com 5% de desconto no capital).

Para pagamento total da formatura no final, ou seja, 120 dias antes da formatura o valor fica em R$2.182,88 com vencimento para dia 15/11/2016.

Karina

13/05/2016 - Falei com o pai do formando, pediu novas proposta. Segue
Bom dia Rafael/Henrique

Novas propostas:
1 parcela de R$1.000,00 para dia 25/05/2016 e mais 6 parcelas de R$185,00 com primeiro vencimento para dia 25/06/2016 e as demais para todo dia 25 dos meses subsequentes; Ou

1 parcela de R$500,00 para dia 25/05/2016 e mais 6 parcelas de R$268,33 com primeiro vencimento para dia 25/06/2016 e as demais para todo dia 25 dos meses subsequentes.
Karina

Henrique de Andrade Ribeiro CB | 05/10/2015 105,88 8,37 30,02 149,20 0,00 149,20

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

Observagoes:

25/09/2015 - Dona Marilita m&e do formando ligou solicitando que fosse alterada a data do dia 25/09/2015 para dia 05/10/2015. Data alterada. Karina

Henrique de Andrade Ribeiro CB | 25/10/2015 105,88 8,37 28,25 147,43 0,00 147,43

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

Emitido por: Karina Consoli
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Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/11/2015

105,88

8,37

25,74

144,92

0,00

144,92

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/12/2015

105,88

8,37

23,06

142,24

0,00

142,24

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacgéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETQO) EM 09/07/2014

CB

25/01/2016

105,88

8,37

20,95

140,13

0,00

140,13

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/02/2016

105,88

8,37

18,52

137,70

0,00

137,70

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/03/2016

105,88

8,37

16,15

135,33

0,00

135,33

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/04/2016

105,88

8,37

14,08

133,26

0,00

133,26

Sub-total (Vencidas):

952,92

75,33

209,92

1.282,54

0,00

1.282,54

Contas A Vencer

Sacado/Descricdo da Conta a Receber

Vencimento

VI.

Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/05/2016

105,88

8,37

4,93

119,18

0,00

119,18

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/06/2016

105,88

8,37

4,93

119,18

0,00

119,18

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/07/2016

105,88

8,37

4,93

119,18

0,00

119,18

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/08/2016

105,88

8,37

4,93

119,18

0,00

119,18

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/09/2016

105,88

8,37

4,93

119,18

0,00

119,18

Henrique de Andrade Ribeiro

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

CB

25/10/2016

105,88

8,37

4,93

119,18

0,00

119,18

Emitido por: Karina Consoli
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Henrique de Andrade Ribeiro CB 25/11/2016 105,88 8,37 4,93 119,18 0,00 119,18
Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

Sub-total (Aberto): 741,16 58,59 34,51 834,26 0,00 834,26
Contas Recebidas
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber | VI. Recebido Saldo
Henrique de Andrade Ribeiro CB | 25/02/2015 84,71 6,70 3,57 94,98 104,29 -9,31

Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

Observagoes:

12/12/2014 Enviado e-mail lembrete. Janaina

20/01/2015 Falei com a mae dele por telefone disse que nédo sabia que ja tinha vencido e pediu proposta. Julia

22/01/2015 Bom dia,

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociagéo.

Valor atualizado até hoje: R$2.031,76(R$ 181,41 - parcelas vencidas 25/11/2014 a 25/12/214);

Propostas:

&#149; Diluir o valor das parcelas vencidas (25/11/2014 a 25/12/2014 = R$ 181,41 )nas parcelas a vencer, ficando 23 parcelas de R$ 88,34 com primeiro vencimento para 30/01/2015 e as demais para dia 25 dos meses

subsequentes.Janaina

09/02/2015 Falei com mae do formando por telefone. disse que ia pagar. Julia

09/02/2015 Boa tarde,

Falamos com sua mae hoje pela tarde, a mesma autorizou que diluissemos o valor vencido nas proximas.

Ficam 22 parcelas de R$ 92,82.
Fico no aguardo do seu recebimento do nosso e-mail..

Obrigada. Janaina

05/03/2015 Enviado e-mail juridico. Julia

Henrique de Andrade Ribeiro CB | 25/03/2015 84,71 6,70 10,01 102,83 112,89 -10,06
Henrique de Andrade Ribeiro - Formatura Educacéo Fisica Licenciatura e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014

Sub-total (Recebidas): 169,42 13,40 13,58 197,81 217,18 -19,37

Totais

Emitido por: Karina Consoli
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Emitido por: Karina Consoli



