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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/03/2016 194,75 13,97 25,51 259,32 0,00 259,32
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         
Observações:

12/08/2015 Sem contato. Enviado whats. Lucimeire

02/09/2015 Pediu proposta pelo whats para pagar em 04 vezes. Lucimeire

08/09/2015 Bom dia, 

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor em aberto R$577,99

Propostas:

• Diluir o valor das parcelas vencidas (05/09/2013 à 05/01/2015 = R$ 577,99 )nas parcelas à vencer, ficando 14 parcelas de R$ 124,79 com primeiro vencimento para 15/09/2015 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes. Janaina 

21/09/2015 Pediu para reenviar proposta com o mesmo intuito. Enviar carta . Lucimeire

21/09/2015 reencaminhado proposta do dia 08. Janaina 

01/10/2015 - Mandei e-mail lembrando das parcelas em atraso. Karina 

De: Gabi Bernardes [mailto:gabebernardes@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2015 10:15
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli Formaturas 1407

Bom dia, 
Liguei pra vocês hj de manhã e ninguém atendeu...
Como posso fazer para pagar? Posso negociar pra pagar semana que vem, dividir em 3 parcelas este valor ou primeiro pagamento pra dia 15/10 junto com a parcela do dia 15/10?
Aguardo retorno,
Gabrielle 

From: financeiro2@consolieventos.com.br
To: gabebernardes@hotmail.com
Subject: RES: Consoli Formaturas 1407
Date: Thu, 1 Oct 2015 11:09:44 -0300

Bom dia Gabrielle, 

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor atualizado até hoje: R$678,33 (Parcelas vencidas de 20/07/2015 à 15/09/2015);

Emitido por: Karina Consoli
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Propostas:

•&#61472; &#61472;01 parcela de R$761,85 (Parcelas vencidas de 20/07/2015 à 15/09/2015 + parcela à vencer 15/10/2015) com vencimento para 15/10/2015 e manter as demais 12 parcelas de R$83,50 com
vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
•&#61472; &#61472;Diluir o valor das parcelas vencidas (20/07/2015 à 15/09/2015= R$678,33) nas parcelas à vencer, ficando 13 parcelas de R$135,70 com primeiro vencimento para 15/10/2015 e as demais para dia 15
dos meses subsequentes.

De: Gabi Bernardes [mailto:gabebernardes@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2015 11:12
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: RES: Consoli Formaturas 1407

Bom dia, 

ceito a segunda proposta....
"Diluir o valor das parcelas vencidas (20/07/2015 à 15/09/2015= R$678,33) nas parcelas à vencer, ficando 13 parcelas de R$135,70 com primeiro vencimento para 15/10/2015 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes."
Pagarei o quanto antes...
Obrigada pela atenção,
Gabrielle Bernardes

02/10/2015 - Boletos alterados. Karina

10/11/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

17/12/2015 Sem contato por telefone, enviado e-mail jurídico. Lucimeire

23/12/2015 - Mandar carta. Karina

15/01/2016 Enviado carta. Lucimeire 

28/01/2016 [12:17, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Bom dia
[12:18, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Preciso ver oqto to devendo e negociar com vca
[12:21, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: Olá
[12:21, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: pode passar o seu nome completo
[12:47, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Gabrielle Bernardes Dias
[13:36, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: você tem em aberto R$616,92
[13:36, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: são parcelas de 15/10/2015 a 15/01/2016
[13:43, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Só isso em atraso?
[13:36, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: sim
[13:37, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: essas são as parcelas em atraso
[13:44, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Entendi
[13:45, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Consegue fazer em tres vezes?
[13:38, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: mas o total a pagar é R$1.838,22
[13:38, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: sim
[13:38, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: podemos acrescentar o valor nas parcelas de fevereiro, março e abril?
[13:46, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Isso mesmo
[13:39, 28/1/2016] +55 47 8811-1316: as parcelas ficarão no valor de R$340,01
[13:48, 28/1/2016] +55 47 9924-3464: Sem problemas

Boletos alterados conforme solicitado. ____ Vanderléa

Emitido por: Karina Consoli
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24/02/2016 Enviado e-mail lembrete. Bruna

qua 24/02/2016 12:00 Bom dia, 

Qual o valor da minha dívida? 

25/02/2016 resposta: Bom dia,

O valor atualizado hoje referente a parcela de 15/02/206 é de R$376,26. ----- Bruna

qui 25/02/2016 08:41 isso é toda a dívida? vc pode fazer em duas vezs esse valor junto com a de 15/02 pro mes de Março? ---- E-mail passado para Karina. ----- Bruna

De: Gabi Bernardes [mailto:gabebernardes@hotmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016 12:00
Para: Financeiro - Consoli Formaturas
Assunto: Re: Consoli Formaturas

Bom dia, 

Qual o valor da minha dívida?

25/02/2016 - Mandei resposta
Valor atualizado até hoje: R$376,26 (Parcelas vencidas de 15/02/2016);
Propostas:
01 parcela de R$716,27 (Parcelas vencidas de 15/02/2016 + parcela à vencer 15/03/2016) com vencimento para 15/03/2016 e manter as demais 01 parcela de R$340,01 com vencimentos para dia 15/04/2016 e mais 6
parcelas de R$135,70 para todo dia 15 dos meses subsequentes; ou
Diluir o valor das parcela vencida (15/02/2016= R$376,26) nas parcelas à vencer, ficando 08 parcelas iguais de R$233,81 com primeiro vencimento para 15/03/2016 e as demais para dia 15 dos meses subsequentes.
Karina

De: Gabi Bernardes [mailto:gabebernardes@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016 09:49
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1407
Bom dia, 
Concordo com a segunda opção, de 233, por mês...

25/02/2016 - Boletos alterados. Karina

22/03/2016 enviado e-mail lembrete.--- Bruna 

29/03/2016 - Sem contato por telefone. Mandei e-mail jurídico. Karina

Sub-total (Vencidas): 194,75 13,97 25,51 259,32 0,00 259,32

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/04/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81

Emitido por: Karina Consoli
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Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/05/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/06/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/07/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/08/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/09/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/10/2016 194,75 13,97 25,09 233,81 0,00 233,81
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Sub-total (Aberto): 1.363,25 97,79 175,63 1.636,67 0,00 1.636,67

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/03/2014 77,90 5,60 0,00 83,50 83,50 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/07/2014 233,80 16,80 6,87 257,47 257,47 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         
Observações:

02/06/2014 Data Original

13/03/2014 Formanda ficou de retirar no site boleto e efetuar pagamento.Thais

dom 27/4/2014 18:00 - Tenho dois boletos de fevereiro e abril atrasados, irei pagá-los no dia 30/04, gostaria de saber se vocês podem fazer um só boleto atualizado para dia 30/04 e me enviar por aqui, que é mais fácil
pra mim, pelo menos esses meses, ou se consigo pagar ainda esses meses, pois vi que estão protestados...como que faço?------ Alterado boletos para dia 30/04. ___ Vanderléa

02/05/2014 E-mail de 1 parcela. Rafael

23/05/2014 Boa Noite!

Emitido por: Karina Consoli
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Gabrielle,desculpe pela demora do retorno segue nossa proposta de negociação dos seus valores em aberto.
Pagamento 30/05/2014 R$ 262,50 ou diluir os valores em aberto nas parcelas a vencer ficando 29 vezes de R$96,05 com primeiro vencimento dia 15/06/2014.
Fico no aguardo do seu retorno com aceite em uma das propostas.
Thais

Boa tarde, 

Então, pode fazer um boleto com total mesmo, melhor pagar tudo agora, se não esqueço e fico mais um mês sem pagar...
Irei pagar dia 02/06 todos os meus débitos...parcela 01 e parcela 4...se puderes fazer este boleto para dia 02/06 atualizado agradeço...
Fico no aguardo,
Gabrielle sáb 24/05/2014 14:43

26/05/2014 Boleto foi enviado para formanda.Thais

09/06/2014 E-mail de lembrete. Rafael 

Rafael, to tentando resolver isto já faz tempo...

pedi um boleto com o total dia 24/05 até hj fiquei sem resposta...quero resolver o quanto antes mas ta dificil...

qual teu telefone? sex 13/06/2014 12:41

13/06/2014 Enviei boleto novamente para formanda.Thais

Boa Noite,

Como não recebi nenhum email antes com o boleto, dei prioridade para outras contas que iam atrasar tbm... 

Assim, entrei esse final de semana e vi que tem somente a parcela 05 lá, juntaram-se todos os meses que eu não paguei em uma parcela só? 

Tens como fazer em duas vezes? juntamente com o mês 07 tbm... ai em agosto pago a segunda parte e a parcela de agosto tbm...se puderes me responder rapidamente tbm para eu ir me organizando aqui pra segunda
que vem eu te agradeço...

Fico no aguardo, 

Gabrielle Bernardes dom 22/06/2014 21:35

23/06/2014 alteração realizado conforme e-mail solicitado.Thais

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/08/2014 233,80 16,80 6,87 257,47 257,47 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/09/2014 77,90 5,60 0,00 83,50 83,50 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/10/2014 77,90 5,60 0,00 83,50 83,50 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/11/2014 77,90 5,60 0,00 83,50 83,50 0,00

Emitido por: Karina Consoli
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Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/12/2014 77,90 5,60 0,00 83,50 83,50 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/01/2015 77,90 5,60 0,00 83,50 83,50 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         

Gabrielle Bernardes Dias - Provável rescisão B 15/02/2015 77,90 5,60 10,30 93,80 93,80 0,00
Gabrielle Bernanrdes Dias - Baile de Formatura Ciências Contábeis,Sist         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 13/12/2013         
Observações:

26/02/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

19/03/2015 Sem contato por telefone, enviei whats. Julia

Sub-total (Recebidas): 1.012,90 72,80 24,04 1.109,74 1.109,74 0,00

Totais

Total Geral: 2.570,90 184,56 225,18 3.005,73 1.109,74 1.895,99

Emitido por: Karina Consoli


