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Relac&o Geral de Contas a Receber
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Designer Int. Edificac0es, Log e Téc.em Log, Téc Seg. Trab.Pronatec 2 Boa Vista 17/09/2016

E do formando: Francielle Piaz

Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber

Vencimento

VI. Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Francielle Piaz

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

10/11/2015

70,70

7,92

10,79

89,41

0,00

89,41

Observagoes:
29/09/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

De: Francielle Piaz [mailto:franciellepiaz@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 21 de outubro de 2015 17:06
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli formaturas 1734

Entdo ndo precisa alterar a data, mas tem como segurar o valor que t4 da mensalidade atrasada e da mensalidade que ir4 vencer, para o inicio do més de novembro?

Se conseguir , ira me auxiliar muito.

Att,
Francielle Piaz

22/10/2015 - Resposta

Se ndo alterar a data dos vencimento os boletos vao ficar gerando juros. Vou trocar as datas dos boletos de 25/09/2015 e 25/10/2015 para dia 10/11/2015.

Datas alteradas. Karina

Francielle Piaz

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

10/11/2015

70,70

7,92

7,98

87,18

0,00

87,18

Sub-total (Vencidas):

141,40

15,84

18,77

176,59

0,00

176,59

Contas A Vencer

Sacado/Descricdo da Conta a Receber

Vencimento

VI. Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Francielle Piaz

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/11/2015

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/12/2015

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/01/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz
Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T

Emitido por: Karina Consoli

25/02/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20
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Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/03/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/04/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/05/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificaces, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/06/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/07/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

25/08/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

15/09/2016

70,70

7,92

0,58

79,20

0,00

79,20

Sub-total (Aberto):

777,70

87,12

6,38

871,20

0,00

871,20

Contas Recebidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P

Vencimento

VI. Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Francielle Piaz B

Francielle Piaz - Baile Designer Int. Edificacdes, Log e Téc.em Log, T
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015

13/08/2015

70,70

7,92

0,58

79,20

79,20

0,00

Observacodes:

04/08/2015 - Mandei e-mail de lembrete. Karina
Enviada em: terga-feira, 4 de agosto de 2015 18:20
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli formaturas 1734

Boa noite Karina,

Vou atualizar o débito durante essa semana, ja que houve atraso no meu pagamento.
Mas estou ciente de meu compromisso. Tenho pretensé@o de no maximo até sexta-feira efetuar os pagamentos e deixar em dia o parcelamento.

Atenciosamente,

Emitido por: Karina Consoli
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Francielle Piaz
(47) 9701-7881

05/08/2015 - Resposta
Bom dia Francielle,

Posso estar alterando a data do boleto em atraso para o dia 10/08/2015, para que nao fiquei gerando mais juros.
Posso alterar?
Att.: Karina Consoli

De: Francielle Piaz [mailto:franciellepiaz@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2015 17:55

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli formaturas 1734

Ficaria grata, se pudesse fazer isso pra mim, deixar o valor que era com data pra dia 10/08, pois s6 ndo efetuei o pagamento porque atrasou o meu salério, devido a essa crise, mas creio que sexta receberei e farei a
atualizacao das parcelas. A atrasada e a do més atual.

Gostaria que verifica-se se possivel, o caso de uma colega minha Priscila Luciano que ainda néo recebeu seus boletos por e-mail.

Fico no aguardo.

Att, Francielle Piaz

06/08/2015 - Data alterada. Karina

De: Francielle Piaz [mailto:franciellepiaz@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2015 18:57
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli formaturas 1734

Karina, ndo consegui efetuar o pagamento hoje, tens como fazer o mesmo valor para quarta-feira, sem falta? E gostaria de saber se tem como eu trocar as datas de vencimento das parcelas. Minha data de pagamento
foi alterada e precisaria modificar todas pois caso contrario teria e efetuar o pagamento de todas em atraso. Gostaria que todas ficassem para o dia 10, nem que para isso as duas ultimas parcelas, unifique para que o
pagamento fique correto a quitagao do débito até a data do evento.

Fico no aguardo.

Att, Francielle Piaz.

11/08/2015 - Mandei proposta
Bom dia Francielle,

N&o posso fazer em mais parcelas. Mas estamos enviando proposta de negociagéo.
Valor atualizado até hoje: R$81,44 (Parcela vencida 10/08/2015);
Propostas:

01 parcela de R$154,83 (Parcela vencida 10/08/2015 + parcela a vencer 25/08/2015) com vencimento para 12/08/2015 e manter as demais 13 parcelas de R$73,39 com vencimentos para dia 25 dos meses
subsequentes; ou

Diluir o valor das parcelas vencidas (10/08/2015 = R$81,44) nas parcelas a vencer, ficando 14 parcelas de R$79,20 com primeiro vencimento para 12/08/2015 e as demais para dia 25 dos meses subsequentes.
Aguardando retorno. Karina

De: Francielle Piaz [mailto:franciellepiaz@gmail.com]
Enviada em: terca-feira, 11 de agosto de 2015 18:01
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: Consoli formaturas 1734

Boa tarde Karina,

Emitido por: Karina Consoli
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Gostaria que dilui-se o valor se possivel, e realizo o pagamento amanha de R$79,20 e assim sucessivamente, sendo a proxima para dia 25/09 entao.
Fico grata pela atengéo.
Att, Francielle Piaz

12/08/2015 - Boletos alterados. Karina

Totais

Emitido por: Karina Consoli



