Karina Consoli

De: Silvio Cesar Alexandre <927878@pm.sc.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de maio de 2016 06:41

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: RES: RES: Recisdo de Contrato 1796
Anexos: image005.png

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada
Categorias: Verificar

Bom dia,
Este € o primeiro e-mail que recebo, portanto nao havia como responder anteriormente.

Como a Otilia ndo efetuou nenhum pagamento ainda, ndo serd cobrado nenhuma multa por parte da
comissao.

Silvio César Alexandre
Presidente da Comissao de formatura
(47)8892-9293

De: "Karina Consoli" <financeiro2 @ consolieventos.com.br>

Para: 927878 @pm.sc.gov.br, "schmoller loja" <schmoller.loja@redetop.com.br>,
irenefatimasilva@hotmail.com, vanderlea@ consolieventos.com.br

Cc: "Filial 082 Agronomica - DBSA" <filial082 @dbsa.com.br>

Enviadas: Terca-feira, 3 de Maio de 2016 14:10:09

Assunto: RES: RES: Recisdo de Contrato 1796

Boa tarde Comissao de Formatura;

Peco novamente que me mandem o que sera ou nao cobrado da formanda Otilia Barcelos.
Dei inicio ao processo rescisorio dia 12/04/2016 e ainda nao tive retorno.

Fico no aguardo. Obrigada.

Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposi¢ao.

Karina Consoli
Financeiro
47 [ 8811-1316/8889-4610 (whatsapp)

financeiro2@consolieventos.com.br
www.consolieventos.com.br

feonsolieventosoficial
47 | 3520-1678
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.

Pequenas agcbes? Geram GRANDES resultados!

De: Filial 082 Agronomica - DBSA [mailto:filial082@dbsa.com.br]
Enviada em: terca-feira, 3 de maio de 2016 11:33

Para: financeiro2

Assunto: Re: RES: Recisao de Contrato

Bom Dia

Karina seria possivel cobrar da comissdo de formatura uma posicao,pois queria resolver essa
pendéncia?Um dos integrantes me informou que n&o iria me cobrar nada fizeram uma reunido e
foi decidido, so faltava ti passar e-mail informando.

Fico no aguardo.

Grata

Ctilia

De: "financeiro2" <financeiro2@consolieventos.com.br>

Para: "Filial 082 Agronomica - DBSA" <filial082@dbsa.com.br>
Enviadas: Terca-feira, 12 de abril de 2016 11:46:51

Assunto: RES: Recisao de Contrato

Bom dia

Dei inicio a sua rescisdo, mas quem estipula a multa rescisoria é a turma, nés da empresa
apenas administramos os valores.

Fico no aguardo agora de uma resposta da comissao de formatura.

Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposi¢ao.
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.

Pequenas agcbes? Geram GRANDES resultados!

De: Filial 082 Agronomica - DBSA [mailto:filial082@dbsa.com.br]
Enviada em: terca-feira, 12 de abril de 2016 09:34

Para: financeiro2@consolieventos.com.br

Assunto: Recisdo de Contrato

Bom Dia

Conforme contato com Jaqueline ,solicito encerrar meu contrato de formatura do curso de
Processos Gerenciais da Uniasselvi,por motivos financeiros tranquei o curso ndo tenho mais
condigdes de manter as mensalidades em dia,nesse caso sera preciso fazer recisdo do contrato
de formatura que iria comecar a pagar agora no dia 15/04 a primeira parcela.Conversei com a
comissao de formatura que iria analisar meu caso,peco encarecidamente que nao me gere
nenhum custo ja que estou trancando por motivos finaceiros.Segue meus dados

Otilia Barcelos

CPF:048.120.829-19

No aguardo



Grata

Otilia Barcelos

Gerente
Fl082-Agronémica
(47)3542-0206 VOIP 4813

WWW.BERLANDA.COM.BR

PERTO DE VOCE.

Ewite o dezperdicio de papel @ imprima somente o necesshrio.

Wocé funciondrio do Grupo D85A/Berlanda, nlo esqueca: Mensagens porvantura
retebidas fora do seu hordrie de expadiente devem Saf cumpridas cu respondidas
apenas no horario de trabalho.



