De: Leticia Cardoso [mailto:leh_cardoso2@hotmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016 13:05

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: Consoli formaturas 1610 - Simulacao de rescisao Diogo Mendes Godois

Oi Karina,

Analisei as propostas de rescisdo que vocé enviou ontem e se entendi direito a mais
vidvel seria a segunda, quando o formando que efetua o cancelamento recebe apenas
R$ 427,45 (no caso do Diogo).

E quanto as duas meninas que mencionei, elas me perguntaram sobre como
funcionava o cancelamento do contrato. Ai pensei que ja haviam pedido rescisdo
também. Mas para qualquer cancelamento a partir deste ano serd devolvido sé parte
do valor.

Att,

From: financeiro2@consolieventos.com.br

To: leh_cardoso2@hotmail.com

Subject: RES: Consoli formaturas 1610 - Simulagdo de rescisdo Diogo Mendes Godois
Date: Tue, 2 Feb 2016 15:20:40 -0200

Ok!

N&o, essas menias ndo pediram rescisao. Vocé acha que elas vao pedir?

Certos de sua compreensdo, estamos sempre a disposicao.

Karina Consoli
r Departamento Financeiro
) 47|8811-1316
47 | 8889-4610 (Whatsapp)

‘ U’ 'o U' ’ financeiro2@consolieventos.com.br
« formaturas » www.consolieventos.com.br
s = 47|35201678

/consolieventosoficial

Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos
TODOS colaborar.
Pequenas ag¢bes? Geram GRANDES resultados!

De: Leticia Cardoso [mailto:leh_cardoso2@hotmail.com]
Enviada em: terca-feira, 2 de fevereiro de 2016 14:15



Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli formaturas 1610 - Simulacdo de rescisdo Diogo Mendes Godois

Ola Karina,

Passei as duas propostas para a comissdo e estou aguardando retorno, assim que
possivel ja te respondo ok?

Me tire uma duvida, as formandas Gabriela Riscaroli e Tayane Aparecida solicitaram
rescisdo também?

Att,

From: financeiro2@consolieventos.com.br

To: leh_cardoso2@hotmail.com

Subject: Consoli formaturas 1610 - Simulagdo de rescisdao Diogo Mendes Godois
Date: Tue, 2 Feb 2016 11:30:51 -0200

Bom dia Leticia,

Conforme conversamos segue anexo 0s termos rescisorios com uma
simulacdao de como ficariam os valores caso fosse cobrado 50% do valor do
contrato individual ou caso fosse cobrado 50% do valor j& pago do formando.

Depois que vocés decidirem de qual forma querem cobrar as rescisfes, sera
necessario fazer um adendo para colocar junto ao estatuto, pois 0 mesmo nao
fala das rescisdes nesses termos , isso para que a turma fique ciente que sera
dessa forma.

Fico no aguardo. Obrigada.
Certos de sua compreenséo, estamos sempre a disposicao.
P p’ Karina Consoli
s \r ) Departamento Financeiro
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos
TODOS colaborar.
Pequenas acdes? Geram GRANDES resultados!



