Karina Consoli

De: Gabriela Francisca Studnicka Lopes <gabi_francisca@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 21 de marco de 2016 18:50

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: RES: Rescisdo 1610

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada
Categorias: RESCISAO

Na verdade o motivos para desisténcia da formatura nao foi a reprovagdo, mas sim o fato de ndo querer
mais a formatura.

O valor da rescisdo vira com vencimento para quando?

Existe a possibilidade de vir com vencimento para o més que vém?

Obrigada

From: financeiro2 @consolieventos.com.br
To: gabi_francisca@hotmail.com

Subject: RES: RES: RES: Rescisdo 1610
Date: Fri, 18 Mar 2016 10:25:45 -0300

Bom dia Gabriela,
Conforme conta em estatuto, em caso de reprovacao seria ressarcido ao formando 5% do valor ja
pago e o restante ficaria para a turma. E também estd sendo cobrada a baixa de 13 boletos que

vocé ainda tem em aberto. O valor que falta ser pago da sua rescisdo é de R$116,65. O restante
do valor de seu contrato que vai pagar € a turma.

Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposicao.
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.
Pequenas agcbes? Geram GRANDES resultados!



De: Gabriela Francisca Studnicka Lopes [mailto:gabi_francisca@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 16 de margo de 2016 21:36

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: Rescisdao 1610

Minha duvida é referente aos valores da rescisao, pois fiz todos os pagamentos em dia e pelo q vi terei q
efetuar pagamento de uma taxa, e o valor total do q foi pago ficara como multa. é isso mesmo?

From: financeiro2 @consolieventos.com.br
To: gabi_francisca@hotmail.com

Subject: RES: RES: Rescisdo 1610

Date: Wed, 16 Mar 2016 13:13:41 -0300
Boa tarde Gabriela,

Qual sua duvida referente a rescisao?
Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposicao.
Karina Consoli
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.
Pequenas acbes? Geram GRANDES resultados!

De: Gabriela Francisca Studnicka Lopes [mailto:gabi_francisca@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 14 de margo de 2016 23:29

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: Rescisdo 1610

Ok, gostaria de uma melhor explicacao nos valores da rescisao..
Grata

From: financeiro2 @consolieventos.com.br
To: gabi_francisca@hotmail.com

Subject: RES: Rescisdo 1610

Date: Mon, 14 Mar 2016 14:15:03 -0300
Boa tarde Gabriela,

Mandei seu termo rescisério no dia 15/12/2015 mas ainda ndo me mandaram assinada.

Fico no aguardo. Obrigada



Certos de sua compreensao, estamos sempre a disposicao.
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Para salvarmos a vida do nosso planeta e consequentemente a nossa vida, devemos TODOS colaborar.
Pequenas agcbes? Geram GRANDES resultados!

De: Gabriela Francisca Studnicka Lopes [mailto:gabi francisca@hotmail.com]
Enviada em: domingo, 13 de marco de 2016 21:00

Para: consoli@consolieventos.com.br

Assunto: Rescisdo

Venho pedir informagdes sobre a rescisao de contrato solicitada em dezembro de 2015 em nome de
Gabriela Francisca Studnicka Lopes.

Grata



