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Financeiro - Consoli Eventos

De: Laiza Melo Rodrigues [laizamr@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014 14:49
Para: Financeiro - Consoli Eventos
Assunto: Re: RES: RES: Rescisão, Lai

Sim, o valor que faltar, pagaremos tudo de uma vez só... Já estamos juntando o dinheiro para fechar o valor do 

contrato. 

 

Gostaria de saber: qual é o valor de todas as rescisões? para diminuir da nossa dívida e saber exatamente quanto 

cada formando terá que pagar a mais para fechar o valor do contrato.  

 

Obrigada 

 

Sent from my iPhone 

 

On 07/02/2014, at 13:01, "Financeiro - Consoli Eventos" <financeiro06@consolieventos.com.br> wrote: 

Laiza, o contrato da Barbara e do bruno eram de R$1,500,00. 

Bruno pagou R$1.000,00 

Devolução R$500,00 

Ficando para turma o valor de R$500,00 certo, mais como o contrato e R$1.500,00 – 

R$500,00 estaria faltando o valor de R$1.000,00 para fechar o valor do contrato. 

  

Barbara pagou R$1.500,00 

Devolução R$1.000,00 

Ficando para turma o valor de R$500,00 certo, mais como o contrato e R$1.500,00 – 

R$500,00 estaria faltando o valor de R$1.000,00 para fechar o valor do contrato. 

Então ficaria R$2.000,00 reais das duas rescisões. 

Pois independentemente da participação ou não dos formandos os valores terão 

entrar. 

Dúvidas e esclarecimentos estamos à disposição. 

De: Laiza Melo Rodrigues [mailto:laizamr@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014 11:14 
Para: Financeiro - Consoli Eventos 
Assunto: Re: RES: Rescisão, Lai 
  

Nao, ficará para a turma 500,00 reais, 1/3 do valor total do contrato.. 

  

Entao teremos 1.000,00 reais das duas rescisões. 

  

Obrigada 
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Laiza 

 

Sent from my iPhone 

 

On 07/02/2014, at 09:45, "Financeiro - Consoli Eventos" 

<financeiro06@consolieventos.com.br> wrote: 

Laiza, só para confirma o valor de multa para formanda é de R$500,00  o 

restante R$ 1.000,00 será devolvido correto, desta forma o valor 

devolvido ficará para a turma efetuar o pagamento e não o valor de 

R$500,00 reais como mencionado no termo desta forma peço uma 

confirmação que a comissão esta ciente que o valor que ficará para a 

turma é de R$1.000,00, da mesma forma com o termo do bruno que o 

valor R$1.000,00 ficará de responsabilidade da turma. 

Fico no aguardo da confirmação. 

  

De: Laiza Melo [mailto:laizamr@gmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 11:25 
Para: Financeiro - Consoli Eventos 
Assunto: Fwd: Rescisão, Lai 
  

Rescisão Barbara Wagner, 

  

att. Laiza. 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Barbara Wagner <baay_wagner@hotmail.com> 

Data: 16 de novembro de 2013 16:45 

Assunto: Rescisão, Lai 

Para: Laiza Melo <laizamr@gmail.com> 

Cc: bw.zoot@gmail.com 

 

 

Vê se deu certo, Lai :) 

 

Beijinhosss 

 

 

 

 

 

Att., 

 

Barbara Wagner 
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--  

Laiza Melo Rodrigues 

Estagiária BAYER CropScience - Irecê/BA 

AGRONOMIA - Universidade Federal de Santa Catarina 

Contato: 48-99774697 (tim)  74-99763285 (vivo) 
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