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E do formando: Danielle Cristina Ribeiro

Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Danielle Cristina Ribeiro B 05/12/2015 101,53 9,86 21,66 135,21 0,00 135,21

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Observagoes:
07/10/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

De: danielle ribeiro [mailto:danizinhajlle @hotmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 7 de outubro de 2015 18:22

Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: RE: Consoli Formaturas

Ola boa tarde realmente néo foi pago o boleto. Vou pagar os dois outubro e novembro no dia 30 desse més é possivel ou tenho que pegar outro boleto. Meu cartéo foi clonado e foi sacado todo o dinheiro da conta.

08/10/2015 - Resposta
Vou alterar a data do boleto do dia 05/10/2015 para dia 30/10/2015. Dai vocé precisa imprimir novamente o boleto com data atualizada. Karina

sex 30/10/2015 16:43

Estou entrando em contato com vcs, mas sem sucesso, gostaria de cancelar o contrato de formatura.
Danielle Cristina Ribeiro

cpf 82183503904

Encaminhado para Karina

26/11/2015 - Conforme a Miria solicitou, estamos enviando propostas para que vocé volte a participar do evento.

Valor total a ser pago R$1.022,00;

Propostas:

01 parcela com o valor total de R$1.022,00 com vencimento para 15/12/2015; ou

9 parcelas de R$113,55 com primeiro vencimento em 05/12/2015 e as demais para todo dia 05 dos meses subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

De: danielle ribeiro [mailto:danizinhajlle@hotmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 26 de novembro de 2015 12:51

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: Consoli Formaturas 1734

Prioridade: Alta

Ok aceito sim, parcelado.

26/11/2015 - Boletos alterados. Karina

22/12/2015 Enviei e-mail de lembrete. Thais

07/01/2016 Sem contato por telefone. Enviado e-mail Lembrete. Lucimeire
27/01/2016 - Mandei e-mail juridico. Karina

29/01/2016 - Sem contato por telefone. Mandei propostas
Valor atualizado até hoje: R$255,24 (Parcelas vencidas de 05/12/2015 a 05/01/2016);

Emitido por: Karina Consoli
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Propostas:

&#149;8#61472; 01 parcela de R$368,79 (Parcelas vencidas de 05/12/2015 a 05/01/2016 + parcela a vencer 05/02/2016) com vencimento para 05/02/2016 e manter as demais 07 parcelas de R$113,55 com
vencimentos para dia 05 dos meses subsequentes; ou

&#149;&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (05/12/2015 a 05/01/2016= R$255,24) nas parcelas a vencer, ficando 07 parcelas de R$166,23 com primeiro vencimento para 05/02/2016 e as demais para dia 05
dos meses subsequentes.

Karina

18/02/2016 Tentamos contato por telefone, sem sucesso, enviado e-mail Juridico, enviar carta.---- Bruna

08/03/2016 Sem contato por telefone, enviado e-mail juridico. Jo&do

11/03/2016 - Enviado carta. Jodo

08/04/2016 &#150; Sem contato , Enviado e-mail juridico. Jodo

12/04/2016 - NAO COBRAR RESCISAQ. Karina

Danielle Cristina Ribeiro B 05/01/2016 101,53 9,86 19,57 133,12 0,00 133,12

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Danielle Cristina Ribeiro B 05/02/2016 101,53 9,86 17,16 130,71 0,00 130,71

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Danielle Cristina Ribeiro B 05/03/2016 101,53 9,86 14,88 128,43 0,00 128,43

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edificacdes, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Danielle Cristina Ribeiro B 05/04/2016 101,53 9,86 12,84 126,39 0,00 126,39

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edificacdes, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Sub-total (Vencidas): 507,65 49,30 86,11 653,86 0,00 653,86

Contas A Vencer

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber | VI. Recebido Saldo

Danielle Cristina Ribeiro B 05/05/2016 101,53 9,86 2,16 113,55 0,00 113,55

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Danielle Cristina Ribeiro B 05/06/2016 101,53 9,86 2,16 113,55 0,00 113,55

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Danielle Cristina Ribeiro B 05/07/2016 101,53 9,86 2,16 113,55 0,00 113,55

Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Emitido por: Karina Consoli
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Danielle Cristina Ribeiro 05/08/2016 101,53 9,86 2,16 113,55 0,00 113,55
Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edificacdes, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015
Danielle Cristina Ribeiro 05/09/2016 101,53 9,86 2,16 113,55 0,00 113,55
Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edificacdes, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015
Sub-total (Aberto): 507,65 49,30 10,80 567,75 0,00 567,75

Contas Recebidas
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo
Danielle Cristina Ribeiro 05/09/2015 76,15 7,40 0,00 83,55 83,55 0,00
Danielle Cristina Ribeiro - Formatura Designer Int. Edifica¢des, Log e
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 26/08/2015

Sub-total (Recebidas): 76,15 7,40 0,00 83,55 83,55 0,00
Totais

Total Geral: | 1.091,45 106,00 96,91 1.305,16 83,55 1.221,61

Emitido por: Karina Consoli




