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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Alisson de Oliveira B 25/07/2015 66,00 7,40 21,00 94,40 0,00 94,40
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         
Observações:

04/08/2015 - e-mail de lembrete. Karina

12/08/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

28/09/2015 Falei com uma moça que pediu para ligar as 15:00. Lucimeire

09/11/2015 - Falei com Josi, pedi pelo formando mas ela disse que não estava, depois a ligação caiu e não consegui mais contato. Liguei para a mãe do formando e ela vai pedir para o Alisson entrar em contato. Mandei
proposta
Valor atualizado até hoje: R$334,12 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/10/2015);
 
Propostas:

&#149;&#61472;	01 parcela de R$407,52 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/10/2015 + parcela à vencer 25/11/2015) com vencimento para 25/11/2015 e manter as demais 10 parcelas de R$73,40 com vencimentos
para dia 25 dos meses subsequentes; ou
&#149;&#61472;	Diluir o valor das parcelas vencidas (25/07/2015 à 25/10/2015= R$334,12) nas parcelas à vencer, ficando 11 parcelas de R$103,80 com primeiro vencimento para 25/11/2015 e as demais para dia 25
dos meses subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

12/11/2015 Falei com Alisson por telefone, ele confirmou o e-mail. Realmente no cadastro o e-mail estava incorreto. Vai solicitar que reenvie a proposta. CONFIRMOU END.E E-MAIL. Lucimeire

De: olimar lavação [mailto:olimar.lav@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 12 de novembro de 2015 15:33
Para: financeiro2@consolieventos.com.br
Assunto: Proposta
Boa tarde Carina...esse é o e-mail correto...eu gostaria de receber a proposta de negociação sobre a formatura...
Alisson De Oliveira

13/11/2015 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$335,04(Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/10/2015);
Propostas:
01 parcela de R$408,44 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/10/2015+ parcela à vencer 25/11/2015) com vencimento para 25/11/2015 e manter as demais 10 parcelas de R$73,40 com vencimentos para dia 25 dos
meses subsequentes; ou
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/07/2015 à 25/10/2015= R$335,04) nas parcelas à vencer, ficando 11 parcelas de R$103,85 com primeiro vencimento para 25/11/2015 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.
Aguardando resposta. Karina

22/12/2015 Enviei e-mail de lembrete. Thais

29/01/2016 - Falei com o formando por telefone, quis propostas. 
Valor atualizado até hoje: R$596,87 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/01/2016);
 
Propostas:

Emitido por: Karina Consoli
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&#149;&#61472;	01 parcela de R$670,27 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/01/2016 + parcela à vencer 25/02/2016) com vencimento para 25/02/2016 e manter as demais 07 parcelas de R$73,15 com vencimentos
para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149;&#61472;	Diluir o valor das parcelas vencidas (25/07/2015 à 25/01/2016= R$596,87) nas parcelas à vencer, ficando 07 parcelas de R$169,15 com primeiro vencimento para 25/02/2016 e as demais para dia 25
dos meses subsequentes.
Karina

01/03/2016 Enviado e-mail jurídico. Bruna

De: Alisson Oliveira [mailto:olimar.lav@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 8 de março de 2016 15:53
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1734

boa tarde Karina...desculpa a demora para resolver isso...será possível ainda diluir os valores das parcelas em aberto nas demais parcelas ? ....se possível aguardo sua resposta para efetuar pagamento ainda essa
semana...grato 

09/03/2016 - Resposta
Posso fazer sim, mas o valor muda, pois a proposta anterior não tem mais validade. O valor atualizado ficaria da seguinte forma: 

Valor atualizado até hoje: R$691,78 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/02/2016);
 
Propostas:
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/07/2015 à 25/02/2016= R$691,78) nas parcelas à vencer, ficando 06 parcelas de R$200,93 com primeiro vencimento para 15/03/2016 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.

Posso atualizar no sistema?
Karina

31/03/2016 – Sem contato por telefone,Enviado e-mail jurídico. João

Alisson de Oliveira B 25/08/2015 66,00 7,40 19,23 92,63 0,00 92,63
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/09/2015 66,00 7,40 17,67 91,07 0,00 91,07
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/10/2015 66,00 7,40 16,11 89,51 0,00 89,51
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/11/2015 66,00 7,40 14,58 87,98 0,00 87,98
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/12/2015 66,00 7,40 12,92 86,32 0,00 86,32
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/01/2016 66,00 7,40 11,59 84,99 0,00 84,99
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         

Emitido por: Karina Consoli
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Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/02/2016 66,00 7,40 10,05 83,45 0,00 83,45
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/03/2016 66,00 7,40 8,59 81,99 0,00 81,99
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/04/2016 66,00 7,40 7,39 80,79 0,00 80,79
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Sub-total (Vencidas): 660,00 74,00 139,13 873,13 0,00 873,13

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Alisson de Oliveira B 25/05/2016 66,00 7,40 0,00 73,40 0,00 73,40
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/06/2016 66,00 7,40 0,00 73,40 0,00 73,40
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/07/2016 66,00 7,40 0,00 73,40 0,00 73,40
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 25/08/2016 66,00 7,40 0,00 73,40 0,00 73,40
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Alisson de Oliveira B 15/09/2016 66,00 7,40 0,00 73,40 0,00 73,40
Alisson de Oliveira - Baile Designer Int. Edificações, Log e Téc.em Lo         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/07/2015         

Sub-total (Aberto): 330,00 37,00 0,00 367,00 0,00 367,00

Totais

Total Geral: 990,00 111,00 139,13 1.240,13 0,00 1.240,13

Emitido por: Karina Consoli


