Consoli Eventos

09/02/2016

Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 1
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017

E do formando: Alessandra Martins da Silva
Contas Vencidas
Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo
Alessandra Martins da Silva 15/08/2015 125,00 7,40 28,22 160,62 0,00 160,62

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Observagoes:
03/09/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 7 de setembro de 2015 21:06
Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Consoli Formaturas

Boa noite!!!

gostaria de solicitar que este titulo vencido e o proximo referente 0 més de setembro sejam jogados para o final das parcelas se possivel. Estou com dificuldades pois estamos enfrentando um problema de saide em

casa.
fico no aguardo se é possivel fazer.
Att. Alessandra

09/9/2015 - Mandei proposta
Bom dia Alessandra,

Nao fazemos dessa forma, porque as parcelas ficariam com muitos juros, pois temos que cobrar 1% de juro ao més. Mas estamos enviando proposta de negociagéo.

Proposta:
16 parcelas de R$149,99 com primeiro vencimento para dia 15/10/2015.

Aguardando resposta. Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2015 17:48
Para: Karina Consoli

Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1720

Karina tenho informagdes de uma pessoa da turma que fez isso, pq pra ela foi feito entao?
Sou da comisséo de formatura estou com problema sério de satide na minha familia minha méae foi operada hé preciso renegociar essas parcelas, por favor, reveja e me retorne.

Att
Alessandra

15/09/2015 - Resposta
Bom dia Alessandra,

Realmente ndo fazemos dessa forma, mas ja que vocé quer assim, pe¢o que nao comente com seus colegas que vamos fazer desse jeito para vocé. Lembrando que vamos cobrar juros de 1% ao més sobre as parcelas
de 15/08/2015 e 15/09/2015 ficando o valor das mesma junto com o valor da ultima parcela.

Suas parcelas ficariam da seguinte forma:

15/10/2015 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/11/2015 — R$132,40 - Valor original do contrato

Emitido por: Karina Consoli
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E do formando: Alessandra Martins da Silva

15/12/2015 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/01/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/02/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/03/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/04/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/05/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/06/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/07/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/08/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/09/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/10/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/11/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/12/2016 — R$132,40 - Valor original do contrato
15/01/2017 — R$457,80 — valor original do contrato + 16% de juros + valor das parcelas de 15/08/2015 e 15/09/2015.
Aguardando resposta. Karina

16/09/2015 Enviado e-mail Lembrete. Lucimeire

29/10/2015 Enviado e-mail Juridico. Janaina

29 de outubro de 2015 18:08

Conversei com o Regis, ele me disse que falou com o financeiro da Consoli.

Segue foto da conversa . Janaina

30/10/2015 Entendo Alessandra a Karina te enviou um e-mail dia 15/09/2015 fazendo uma proposta para deixar suas parcelas conforme solicitou, porém precisamos cobrar 1 % de juros para isso, ndo tivemos reposta.

Valor em aberto: R$ 448,34 (15/08/2015 a 15/10/2015)

Proposta:

&#149; 01 parcela de 515,59 para 15/01/2017 mantendo as parcelas a partir de 15/11/2015 conforme contrato. Janaina

12 de novembro de 2015 15:07

Desculpe minha mée ficou internada d néo tive condi¢des de atende ninguém é nem analisar a proposta me desculpe. Falas de 3 parcelas isso?

17/11/2015 Bom dia,

Tudo bem,

Isso trés parcelas em aberto.Janaina

18 de novembro de 2015 11:30

Bom dia Janaina.

Desculpe a demora para responder mas se nédo bastasse agora minha méae quebrou os dois bragos.

Enfins, podemos fazer as 4 parcelas para janeiro de 2017 e pago dai com aquele juros que vc havia me passado ou se puder me ajudar ndo cobrando pq a situagdo mesmo foi pg tivemos muitos problemas de saude
com ela e ndo tive como continuar pagando (vou passar em anexo copia de algumas despesas que tivemos com ela nos ultimos meses num email em sequencia).
Volto a pagar dai apartir de dezembro, certo?

Sé me confirma se pode ser assim e como ficara.

Emitido por: Karina Consoli




Consoli Eventos 09/02/2016

Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 3
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017

E do formando: Alessandra Martins da Silva
No aguardo
Alessandra. Janaina
23/11/2015 Bom dia,
Lamento pelos acontecidos e melhoras para sua mae.

Essas séo as formas que consigo fazer, porém a minha proposta era para voltar a pagar em Novembro

Ficaria assim entéo:

&#149; 01 parcela de 650,00 para 15/01/2017 mantendo as parcelas a partir de 15/12/2015 conforme contrato.
Facamos assim entdo?. Janaina
02/12/2015 OI4,
Vocé aceitou receber nossa proposta do Black Friday.
Temos um desconto especial para vocé!

Tenha 50% de desconto nos juros gerados no periodo em aberto.

Valor em aberto: R$ 603,62 (15/08/2015 a 15/11/2015 )

Proposta:

&#61656; 01 parcela de R$ 566,00 com vencimento para 07/12/2015, mantendo as demais parcelas com vencimento e valor conforme contrato. Janaina
18/01/2016 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico. Luci

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 19 de janeiro de 2016 13:19

Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: RE: Consoli Eventos

Bom tarde.

Minha mé&e comunicou que haviam ligado.

Estou desempregada e ela esta passando por um tratamento medico ndo consigo pagar neste momento.
Temos uma menina da Turma SANDRA VITORIA que negociou e foi acertado que ela pagar o total da formatura no final. Por favor podemos fazer isso? Sem emprego ndo tenho condi¢des de continuar mas ai no final
do curso fazemos o pagamento que até la provavel que as coisas ja se encaminharam.

No aguardo

Att

Alessandra

25/01/2016 - Mandei proposta
O valor total calculado para pagamento no final, ou seja, em até 120 dias antes do evento é de R$2.579,20 para dia 15/10/2016.
Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Emitido por: Karina Consoli
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E do formando: Alessandra Martins da Silva

Enviada em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016 10:35

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: Consoli Formaturas 1720

Karina bom dia...

Consegui um emprego, fui contrata sexta e comeco dia 10 agora de fevereiro portanto meu primeiro salario serd em margo.

Posso continuar pagando e as parcelas que ficaram em aberto no final a gente renegocia? se ndo puder eu vou desistir da formatura pq total do montante em outubro ndo conseguirei pagar.
No aguardo

Alessandra

01/02/2016 - Mandei proposta

Valor atualizado até hoje: R$920,71 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016);

Propostas:

01 parcela de R$1.194,71 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016 + parcela a vencer 15/02/2016 e 15/03/2016) com vencimento para 15/03/2016 e manter as demais 10 parcelas de R$132,40 com vencimentos
para dia 15 dos meses subsequentes; ou

Diluir o valor das parcelas vencidas (15/08/2015 a 15/01/2016= R$920,71) nas parcelas a vencer, ficando 11 parcelas de R$228,97 com primeiro vencimento para 15/03/2016 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.

Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 2 de fevereiro de 2016 11:27

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: RES: Consoli Formaturas 1720

Acho gue vc ndo entendeu, preciso que seja mantido o valor de R$132,40 nas parcelas a vencer a partir de margo e as que ja venceram jogar para o final do contrato (antes da formatura apenas)
Caso néo seja feita assim vou desistir da formatura.

att Alessandra

02/02/2016 - Resposta

Da forma que vocé quer fazer ndo tem muita vantagem, pois tenho que cobrar 1% de juros ao més até a ultima parcela, por isso ndo havia passado essa proposta e sim as que sempre mandamos, que facilitam o
pagamento dos formandos. N&do é que eu nédo tenha entendido. E quanto a rescindir seu contrato ou néo, isso é uma opgao sua.

Segue a forma de pagamento de acordo com o que vocé quer:

10 parcelas de R$132,40 com o primeiro vencimento em 15/03/2016 + 1 parcela no valor de R$1.302,05 para dia 15/01/2017 (parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016 + parcelas a vencer de 15/02/2016 e
15/01/2017 — dltima parcela + 11% de juros)
Karina

Alessandra Martins da Silva C 15/09/2015 125,00 7,40 25,57 157,97 0,00 157,97

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Alessandra Martins da Silva C 15/10/2015 125,00 7,40 22,95 155,35 0,00 155,35

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Alessandra Martins da Silva C 15/11/2015 125,00 7,40 20,28 152,68 0,00 152,68

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Alessandra Martins da Silva C 15/12/2015 125,00 7,40 17,76 150,16 0,00 150,16

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Alessandra Martins da Silva C 15/01/2016 125,00 7,40 15,22 147,62 0,00 147,62
Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017

Emitido por: Karina Consoli
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09/02/2016
Pagina: 5

Sub-total (Vencidas):

750,00

44,40

130,00

924,40

0,00

924,40

Contas A Vencer

Sacado/Descricdo da Conta a Receber

Vencimento

VI.

Contrato

VI. Boleto

Multa/Juros

VI. Receber

VI. Recebido

Saldo

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/02/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/03/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/04/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/05/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/06/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/07/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/08/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/09/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/10/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/11/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

15/12/2016

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40

Alessandra Martins da Silva
Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017

Emitido por: Karina Consoli

15/01/2017

125,00

7,40

0,00

132,40

0,00

132,40
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Gerada via Contas a Receber iiIA BOLETOi EM 05/06/2015

Contas Recebidas

Alessandra Martins da Silva C 15/06/2015 125,00 7,40 0,00 132,40 132,40 0,00

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Alessandra Martins da Silva C 15/07/2015 125,00 7,40 0,00 132,40 132,40 0,00

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Totais

Emitido por: Karina Consoli



