Janaina - Consoli Eventos

De: Ivanna Trindade <ivannatrindade@hotmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 11 de margo de 2019 08:11

Para: Janaina - Consoli Eventos; crilane.cardosomachado@gmail.com; Thais Vidal
Assunto: Re: RESCISAO CONTRATO FORMATURA PRO RIM

A comissao conversou e entrou em acordo com a isengao da multa por rescisdo do contrato para Thais
Vidal portadora do CPF 144.770.357-05 e Maria Eduarda Korb de Oliveira portadora do CPF 080.053.739-
45

De: Janaina - Consoli Eventos

Enviado: segunda-feira, 11 de margo 08:05

Assunto: RES: RESCISAO CONTRATO FORMATURA PRO RIM
Para: 'Thais Vidal', crislane.cardosomachado@gmail.com

Cc: ivannatrindade@hotmail.com

Bom dia Thais,
Para fazermos a rescisdo sem a multa, precisamos o e-mail da comissao registrando a isencéo.

Aguardamos para proceder com a mesma.
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De: Thais Vidal [mailto:thaisvidal93@gmail.com]

Enviada em: sabado, 9 de margo de 2019 11:35

Para: crislane.cardosomachado@gmail.com

Cc: Financeiro3@consolieventos.com.br; ivannatrindade@hotmail.com
Assunto: RESCISAO CONTRATO FORMATURA PRO RIM

Bom dia,

Venho através deste, solicitar e confirmar minha RESCISAO do contrato de formatura da Consoli eventos.
Por motivos de for¢cas maiores, tive que trancar o curso e por isso néo finalizarei 0 mesmo e também nao
poderei realizar a formatura conforme conversado anteriormente via telefone, Whatsapp e com a comissao
de formatura.

Ressalto que nenhum boleto teve vencimento até a data do pedido de cancelamento e estou ciente que
somente deverei pagar as multas administrativas do banco relacionadas a geragéo e cancelamentos dos
BOLETOS.

Peco que por gentileza, me enviem instrugdes de como proceder.
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Gostaria de solicitar o parcelamento das taxas administrativas, se for possivel, podem também me enviar
as possibilidades.

Aguardo retorno e agrade¢o a compreensao.
Segue abaixo meus dados.

Nome: Thais Vidal de Souza
Cpf: 144.770.357-05

RG: 27.143.757-6

Telefone: 47 996734500

Aguardo retorno,
Atenciosamente,
Thais



