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ADENDO CONTRATUAL

Consoli Eventos LTDA (CONSOLI EVENTOS), registrada no CNPJ sob N° 05.991.678/0001-05,

estabelecida no municipio de Rio do Sul/SC, onde ¢é sediada a Rua Josephina Ferrari, n°® 81, Km138 Bairro

Santa Rita, % ck -408, Telefone (47)3520-1650, doravante designada CONTRATADA por seu
i

representant nal  assina e c:%(j)utr@ lado como CONTRATANTE Sr. (a)
Representan a turma do Curso de \/p Cihcri oy Y Formandos
do ano de & Faculdade: UFS(C .

Clausula 1* — O presente adendo tem por objetivo a contratagio, substltulg:ao ou exclusdo de servigos da
Contratada a serem prestados 4 formatura da Contratante conforme ja estabelecido no Contrato de
Prestag@o de Servigos principal, que desde ja ajustam, de pleno acordo a confirmagdo dos itens adicionais
abaixo descritos:

O servigo ¢:  Kadicional L substituicdo L exclusio
Utilizagdo Baile Qtde. Servigo Valor total
ou Colagdo *

C LV T 43,00

C V3 | Gonvitn 15x 99,0
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Clausula 2* — O valor total dos servigas ¢ d 5"“ OO e 0 pagamento serd realizado na seguinte
forma acordada entre as partes: é 37() ISlogy x 45]09.

Clausula 3" - Fica a Contratante ciente que em caso de alteragdo no niimero de formandos o valor podera
ser alterado, autorizando assim a cobranga complementar.

Clausula 4° - Faz saber que todo e qualquer servigo especificado 4 cima, sera montado, executado e
entregue conforme ja estabelecido no Contrato de Prestagio de Servicos inicial e deverdo ter como Gltimo
prazo de quitagdo, a data do acerto final de contas entra Comissdo de Formatura e Consoli Eventos, ou seja,
60 (sessenta) dias antes do evento.

E por estarem assim justos e acertados e como prova da contratagio dos itens acima descritos, firmam este

ins nto icular, assinado em duas vias de igual teor. ,
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Webmail :: producao@consolieventos.com.br

nto  Re: SOLICITACAO DE CONVITES
Isadora Scherer <isa.borges1996@gmail.com>
Lana Finardi <producao@consolieventos.com.br>

12/07/2019 10:17 gl W

Ok, vou fazer em duas vezes no boleto! "V’ {QU,,

Data

it

On Fri, 12 Jul 2019 at 10:02 Lana Finardi <producao@consolieventos.com.br>
wrote:

Vocé pode fazer em até 6x no cheque ou boleto (s6 lembrando que no boleto temos a taxinha administrativa de
R$ 7,40 por boleto).

- Em 12/07/2019 09:37, Isadora Scherer escreveu:

Bom dia! Quantas vezes posso realizar o parcelamento sem juros?

On Fri, 12 Jul 2019 at 09:33 Lana Finardi <producao@consolieventos.com.br> wrote:

Ooi Isa,

Ao total fica R$ 341,00, vocé gostaria de fazer a vista ou parcelado?

Em 10/07/2019 09:23, Isadora Scherer escreveu: %

Bom dia, sou formanda e membro da comissio da turma de Medicina Veterindria da UFSC, cuja festa
sera realizada dia 28/03/2020. Gostaria de solicitar mais 01 convite luxo e 23 convites postais.

Grata desde ja, Isadora Scherer Borges.
Isadora Scherer Borges

Académica de Medicina Veterinaria

Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Curitibanos
Fone: (41) 99690-0395

Atenciosamente

Isadora Scherer Borges

Académica de Medicina Veterinaria

Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Curitibanos
Fone: (41) 99690-0395

~ Atenciosamente

LANA FINARDI

G Producc de Eventos
o ' W p ¢ 47 3520-1659, 47 % Q113-8286 {whatsapp}
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