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Janaina Montagna - Consoli Formaturas

Para: Nícolas Montagna; producao@consolieventos.com.br

Assunto: RES: Relatório Sunset

Bom dia Nícolas,  

 

Tudo certo e você? 

 

Farei o deposito, só preciso de uma semana.  

 

A Lana  está com os boletos para quando ela encontrar vocês, ela entrega.   

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 
 

 

De: Nícolas Montagna [mailto:n.montagna@hotmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 10:56 

Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas 

Assunto: Re: Relatório Sunset 

 

Bom dia Janaina, tudo bem? 

 

Em conversa com a Comissão e com o restante da turma, optamos por recolher o dinheiro em uma conta 

corrente e então distribuir para cada participante do evento. 

 

Seguem dados para depósito: 

 

Banco Bradesco 

Agência: 3750 

Conta Corrente: 88073-6 

Nicolas Montagna 

 

Como faço para recolher os boletos e os respectivos comprovantes? 

 

Desde já agradeço, 
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Nicolas Montagna"  

(47) 98834-1039 

 

De: Janaina Montagna - Consoli Formaturas <financeiro3@consolieventos.com.br> 

Enviado: segunda-feira, 15 de outubro de 2018 15:20 

Para: 'Nícolas Montagna'; 'Bianca'; producao@consolieventos.com.br; 'Karina Consoli' 

Assunto: RES: Relatório Sunset  

  

Boa tarde Nicolas,  

  

Conforme conversamos por telefone, pagamos os boletos possíveis por aqui e  a diferença para não ter 

que manipular e pagar a baixar e a emissão de um novo.  

  

O que ficou de crédito podemos: 

  

•         Devolver em cada conta; 

•         Deixar como caixa da turma; 

•         Devolver na sua conta e você faz a adm de cada valor.  

  

  

Vamos entregar envelopes com os boletos pagos, para terem como comprovante.  

  

  

Duvidas estou à disposição.  

  

Atenciosamente,  

  

 
  

  

De: Nícolas Montagna [mailto:n.montagna@hotmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 15 de outubro de 2018 13:14 

Para: Janaina Montagna - Consoli Formaturas 

Assunto: Relatório Sunset 

  

  

  

Nicolas Montagna"  
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(47) 98834-1039 


