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Janaina - Consoli Eventos

De: Isabel Cristina Paini <isabelcpaini@gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 1 de abril de 2019 15:17

Para: Janaina - Consoli Eventos

Assunto: Re: Contrato Direito Unipar

Decidimos cobrar 20% de multa referente a rescisão contratual. 
Você consegue calcular pra mim o valor da multa + despesas com a baixa dos boletos? 
Eu mesma passo pra Thaís o valor. 
 
Fico no aguardo. 
 
ATT 
Isabel 
 
Em seg, 1 de abr de 2019 às 15:11, Isabel Cristina Paini <isabelcpaini@gmail.com> escreveu: 
Ok, Janaína! 
Vou repassar aos demais.  
 
Vou informar a formanda e depois eu te repasso o que nós da comissão decidimos quanto ao valor da 
multa. 
 
ATT 
 
Em seg, 1 de abr de 2019 às 15:10, Janaina - Consoli Eventos <financeiro3@consolieventos.com.br> 
escreveu: 

Boa tarde Isabel 

  

Conforme as últimas resposta que lhe falei por telefone.  

  

  

Sobre o repasse de contrato da formanda Thais Albuquerque com outra acadêmica – Conforme 
conversamos não é pratica dentro da empresa ,  a formanda que quer cancela, precisa formalizar a 
rescisão, e a nova aderir um novo contrato.   

  

Sobre o valor do contrato atual ser reduzido à R$ 4.100,00, tendo em vista nossa necessidade de vender 
mais 4 contratos para fechamento dos 25, acreditamos que valor superior a este não será bem recebido 
pelos demais;  -  No valor de  mais ou menos de 4.500,00 que ficaria corrigido hoje, para os formandos 
que assinarem contrato até ia 10/04 (com primeiro pagamento para Abril) conseguimos o valor corrigido 
de R$ 3.900,00 em 8 parcelas de  R$ 487,50 + Taxa adm.  

  



2

  

  

  

 

  

De: Isabel Cristina Paini [mailto:isabelcpaini@gmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2019 14:58 

Para: Janaina - Consoli Eventos <financeiro3@consolieventos.com.br> 

Assunto: Contrato Direito Unipar 

  

Boa tarde Janaína! 

  

Alguma resposta sobre o valor atual do contrato e da também da troca das formandas? 

  

ATT 
Isabel 


