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Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/08/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 0,00 276,44
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/09/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 0,00 276,44
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/10/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 0,00 276,44
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/11/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 0,00 276,44
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/12/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 0,00 276,44
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/01/2017 269,04 7,40 0,00 276,44 0,00 276,44
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Sub-total (Aberto): 1.614,24 44,40 0,00 1.658,64 0,00 1.658,64

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/12/2015 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         
Observações:

-------- Mensagem original --------
Assunto:Re: Boletos
Data:17/12/2015 12:47
De:Andressa Baungratz <arb_baungratz@yahoo.com.br>
Para: henrique@consolieventos.com.br <henrique@consolieventos.com.br>
Olá, consegui acessar com os números do meu CPF.
Mandei um e-mail para o pessoal do financeiro, no entanto, se puder pedir para que me encaminhem um boleto para pagamento à vista, com o desconto da comissão e o de pagamento à vista, eu agradeço.
Se puder jogar para daqui uns 45 dias, obrigada!

Emitido por: Janaína Montagna
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Andressa Radtke Baungratz
Acadêmica do curso de Zootecnia
Bolsista PET Zootecnia
Integrante do grupo de Pesquisa GEOVICAPRI

21/12/2015 - Resposta
Para pagamento no final, teria que ser em até 120 dias antes do evento. O valor calculado para 120 dias antes do evento é de R$4.257,15 ficaria com vencimento em 25/10/2016.
Karina

De: Andressa Baungratz [mailto:arb_baungratz@yahoo.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 21 de dezembro de 2015 21:08
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli Formaturas 1800
Olá, entendi. No entanto quero realizar o pagamento no final do mês de fevereiro ou metade de janeiro se possível, conversei com o vendedor no assinar o contrato e ele disse que seria possível. 
Segundo ele o valor ficaria sem acréscimo. 
Aguardo, obrigada! 

Em Terça-feira, 22 de Dezembro de 2015 10:42, Karina Consoli <financeiro2@consolieventos.com.br> escreveu:

Bom dia Andressa,
O valor de juros está sendo cobrado de acordo com seu contrato individual assinado, o qual diz: Parágrafo 1º - Os boletos não pagos na data estipulada, neste contrato, sofrerão multa de 10% (dez por cento) mais 1 %
(um por cento) de juros de mora ao mês, aplicados também, em caso de adesão após a validade do orçamento.
Após o contrato vir para a empresa e ser cadastrado, a negociação de valores passar a ser com o financeiro da Unidade de Rio do Sul.
O pagamento total que você quer fazer em fevereiro ficaria da seguinte forma se for para 2016:
01 parcela com valor total do evento de R$3.947,56 para dia 25/02/2016
Mas para 2017 não consigo fazer em janeiro ou fevereiro. Teria que ser na data e valor que mandei no e-mail anterior.

De: Andressa Baungratz [mailto:arb_baungratz@yahoo.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 14:17
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1800
Olá Karina, vou realizar o pagamento na forma parcelada. Obrigada!

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/01/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/02/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/03/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/04/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/05/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Emitido por: Janaína Montagna
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Andressa Radtke Baungratz CJB 25/06/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Andressa Radtke Baungratz CJB 25/07/2016 269,04 7,40 0,00 276,44 276,44 0,00
Andressa Radtre Baungratz - Formatura Zootécnia UTFPR Dois Vizinhos 20         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2015         

Sub-total (Recebidas): 2.152,32 59,20 0,00 2.211,52 2.211,52 0,00

Totais

Total Geral: 3.766,56 103,60 0,00 3.870,16 2.211,52 1.658,64

Emitido por: Janaína Montagna


