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E do formando: Cristiano Santos da Silva

Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Cristiano Santos da Silva JB 25/11/2015 160,28 8,45 67,81 239,06 0,00 239,06

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Observagoes:
28/09/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

De: Cristiano Santos Da Silva [mailto:cristiano_santos92@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2015 18:38

Para: boletos@consolieventos.com.br

Assunto: Cristiano Santos da Silva

Boa tarde, ndo pude efetuar o pagamento das duas primeiras parcelas da formatura de administragdo da UCP. Solicito que as parcelas referidas sejam deixadas para o final do boleto motivo questéo financeira, deste
més em diante efetuarei o pagamento nas datas corretas. Caso ndo altere ndo poderei participar da formatura. Cpf: 085.703.249-60. Aguardo retorno.

09/11/2015 - Mandei proposta

Valor atualizado até hoje: R$330,17(Parcelas vencidas de 25/09/2015 & 25/10/2015);

g:rlogaorsctglz de R$477,82 (Parcelas vencidas de 25/09/2015 a 25/10/2015 + parcela a vencer 25/11/2015) com vencimento para 25/11/2015 e manter as demais 13 parcelas de R$147,65 com vencimentos para dia 25 dos
rgi(leusi(resos\tljetl)lifqc;j:sntg;c%ljas vencidas (25/09/2015 a 25/10/2015= R$330,17) nas parcelas a vencer, ficando 14 parcelas de R$171,25 com primeiro vencimento para 25/11/2015 e as demais para dia 25 dos meses
Z%%Z?g:ﬁggefésposta. Karina

De: Cristiano Santos Da Silva [mailto:cristiano_santos92@hotmail.com]
Enviada em: terca-feira, 10 de novembro de 2015 13:21

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: Consoli Formaturas 1752

Boa tarde, Karina peco que retire os juros e dilua as parcelas em atraso nas proximas. Ficara R$ 168,74 em 14 parcelas pode ser? Aguardo retorno.
11/11/2015 - Resposta

Infelizmente ndo podemos retirar os juros. Ndo temos acesso ao campo “juros e multa”.

Posso atualizar seus boletos no sistema de acordo com a segunda proposta que fiz?

Fico no aguardo de sua resposta.
Karina

16/11/2015 Liguei e quem atendeu foi uma moca, mas perguntei quem era e "caiu” a liga¢éo. Liguei novamente mas chamou, chamou e ndo atendeu. Enviado e-mail juridico. Lucimeire
De: Cristiano Santos Da Silva [mailto:cristiano_santos92@hotmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2015 18:38

Para: boletos@consolieventos.com.br

Assunto: Cristiano Santos da Silva

Boa tarde, ndo pude efetuar o pagamento das duas primeiras parcelas da formatura de administr¢do da UCP. Solicito que as parcelas referidas sejam deixadas para o final do boleto motivo questéo financeira, deste més
em diante efetuarei o pagamento nas datas corretas. Caso ndo altere ndo poderei participar da formatura. Cpf: 085.703.249-60. Aguardo retorno.

Emitido por: Janaina Montagna




Consoli Eventos 24/01/2017

Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 2
Filtragem: Contas a receber do evento: Jantar e Baile de Administracédo e Educacao Fisica Ucp Pitanga 18/02/2017

E do formando: Cristiano Santos da Silva

From: financeiro2@consolieventos.com.br

To: cristiano_santos92@hotmail.com

Subject: Consoli Formaturas 1752

Date: Mon, 9 Nov 2015 14:07:08 -0200

Boa tarde Cristiano,

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociagéo.

Valor atualizado até hoje: R$330,17(Parcelas vencidas de 25/09/2015 & 25/10/2015);

Propostas:

*&#61472; &#61472;01 parcela de R$477,82 (Parcelas vencidas de 25/09/2015 & 25/10/2015 + parcela a vencer 25/11/2015) com vencimento para 25/11/2015 e manter as demais 13 parcelas de R$147,65 com
vencimentos para dia 25 dos meses subsequentes; ou

&#61472; &#61472;Diluir o valor das parcelas vencidas (25/09/2015 a 25/10/2015= R$330,17) nas parcelas a vencer, ficando 14 parcelas de R$171,25 com primeiro vencimento para 25/11/2015 e as demais para dia
25 dos meses subsequentes.

De: Cristiano Santos Da Silva [mailto:cristiano_santos92@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 17 de novembro de 2015 12:34

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: Consoli Formaturas 1752

Gostaria que diluissem o valor atrasado nas parcelas seguintes....

att..

18/11/2015 - Boletos alterados. Karina

09/02/2016 - Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico.___-Jaqueline

01/03/2016 Falei com o formando, o mesmo falou que ndo podia conversa no momento, enviado mensagem no watsapp------ Boa tarde Cristiano, somos da Consoli Formaturas,estamos tentando entrar em contato com
vocé , mas ndo estamos conseguindo. Pego que por gentileza, entre em contato conosco, o mais breve possivel. Atenciosamente Financeiro!. Jodo

01/04/2016 - Falei com o formando e 0 mesmo, solicitou uma proposta por e-mail, coloquei na planilha. Jodo

04/04/2016 Valor em aberto: R$1.150,58 (25/11/2015 a 25/03/2016 + 25/04/2016).

Propostas:

« 01 parcela de R$1.135,00 (25/11/2015 a 25/03/2016 + 25/04/2016) com vencimento para 25/04/2016 e manter as demais 08 parcelas de R$171,25 com vencimentos para dia 25 dos meses subsequentes; ou

« Diluir o valor das parcelas vencidas (25/11/2015 a 25/03/2016= R$979,33 )nas parcelas a vencer, ficando 09 parcelas de R$280,06 com primeiro vencimento para 25/04/2016 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.--- Bruna

03/05/2016 - Sem contato por telefone, Enviar Carta. Jodo

09/05/2016 - Enviado carta. Jodo

02/06/2016 - Sem contato por telefone, Enviar carta da Dayan e enviado e-mail juridico. Jodo

08/07/2016 - Sem contato, enviado watts - Boa tarde Caroline , somos da Consoli Formaturas, estamos tentando entrar em contato com vocé, mas ndo estamos conseguindo, peco que por gentileza, entre em contato

conosco, 0 mais breve possivel.
Por favor, nos contate em até 5 dias.

Emitido por: Janaina Montagna




Consoli Eventos 24/01/2017

Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 3
Filtragem: Contas a receber do evento: Jantar e Baile de Administracédo e Educacao Fisica Ucp Pitanga 18/02/2017

E do formando: Cristiano Santos da Silva
Outros contatos: 047 3520-1677
047 8811-1316
e-mail: financeiro7@consolieventos.com.br ou financeiro6@consolieventos.com.br
Atenciosamente financeiro. Jodo
Cont. 29/07/2016 Enviado carta Dayan. Lucimeire
[12:41, 2/9/2016] +55 42 9857-7632: Boa tarde Janaina pode verificar meu caso referente as parcelas da formatura: Cristiano santos da Silva CPF 085 703 249 60.
[13:28, 2/9/2016] +55 47 8889-4610: Boa tarde, Cristiano.
[13:28, 2/9/2016] +55 47 8889-4610: suas parcelas estdo todas em aberto, podemos Ihe enviar novamente uma proposta. Janaina
05/09/2016 - Sem contato por telefone, enviar uma proposta. Jodo

06/09/2016
Bom dia Cristiano,

Conforme solicitado, segue proposta de negociagéo,

Proposta:

* 04 parcelas de R$684,20 com o primeiro vencimento para dia 25/09/2016, e as demais para dia 25 dos meses subsequentes, ---- Bruna

11/10/2016 — Sem contato por telefone, Enviado e-mail juridico. Jo&o

quinta-feira, 27 de outubro de 2016 13:07 Boa tarde, ainda ndo dei uma resposta pois estou com alguns problemas pessoais. Mas podem ficar tranquilos que estou dando um jeito de reunir o valor da formatura e
pretendo fazer o pagamento avista, mas o prazo é para o final do més de dezembro de 2016. Agradego a compreensao

Att: Cristiano S. Silva

27/10/2016 Boa tarde Cristiano,

Os boletos ficam atualizados e disponiveis no site,

Eu posso estar lhe encaminhando propostas de negociagdo também, pode ser?---- Bruna

1 de novembro de 2016 17:26

Boa tarde Cristiano, tudo bem?

Me chamo Denise e trabalho na empresa Consoli, estou entrando em contato via email, fiz algumas ligagdes também, porém néo obtive sucesso no contato. O meu contato com vocé é referente seu contrato de Jantar e
Baile do Curso de Administracdo e Educacao Fisica UCP Pitanga, temos suas parcelas em aberto e como 0 evento esta muito proximo, quero negociar a acertar sua situacéo financeira junto a turma e a Empresa
Consoli.

Aguardo seu retorno com a maxima urgéncia.Janaina

1 de novembro de 2016 19:47

Boa tarde, tive alguns problemas pessoais e ndo pude efetuar o pagamento ainda, mas estou reunindo o valor da formatura para fazer o pagamento a vista no final do més de dezembro. A formatura sera realizada no

més de fevereiro de 2017. Agradeco pela compreensdo. Meu telefone é (42) 9857 7632 ou para contato (42)9151 4034, porém em ambos ndo posso atender ligacdes em horario de trabalho , mas podem
enviar SMS.Janaina

Emitido por: Janaina Montagna
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E do formando: Cristiano Santos da Silva
03/11/2016 Bom dia Cristiano,

Estou Ihe enviando proposta de negociacao, visando ajudar em seus pagamentos, Vvisto que 0s mesmo estdo em abertos, gerando juros e multa.
Valor atualizado: R$ 2.838,85.

Proposta:

» 02 parcelas de R$ 1.420,00 para 15/11/2016 e 15/12/2016;Janaina

11/11/2016- Enviado e-mail lembrete. Jodo

20/12/2016 - Sem contato por telefone, enviado e-mail juridico, enviado mensagem no wats tambem. Jodo

Cristiano Santos da Silva JB 25/12/2015 160,28 8,45 63,39 234,64 0,00 234,64

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/01/2016 160,28 8,45 59,80 231,05 0,00 231,05

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracéo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/02/2016 160,28 8,45 55,88 227,13 0,00 227,13

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/03/2016 160,28 8,45 51,86 223,11 0,00 223,11

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administragdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/04/2016 160,28 8,45 48,41 219,66 0,00 219,66

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administragdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/05/2016 160,28 8,45 44,63 215,88 0,00 215,88

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administragido Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/06/2016 160,28 8,45 40,81 212,06 0,00 212,06

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/07/2016 160,28 8,45 37,36 208,61 0,00 208,61

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB 25/08/2016 160,28 8,45 33,58 204,83 0,00 204,83

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administragdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

Cristiano Santos da Silva JB | 25/09/2016 160,28 8,45 30,04 201,29 0,00 201,29
Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administragdo Ucp Pitang

Emitido por: Janaina Montagna
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Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015
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Cristiano Santos da Silva

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

JB

25/10/2016

160,28

8,45

27,02

198,27

0,00

198,27

Cristiano Santos da Silva

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

JB

25/11/2016

160,28

8,45

23,58

194,83

0,00

194,83

Cristiano Santos da Silva

Cristiano Santos da Silva - Jantar e Baile de Administracdo Ucp Pitang
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 10/09/2015

JB

25/12/2016

160,28

8,45

20,14

191,39

0,00

191,39

Totais

Total Geral:

2.243,92

118,30

604,31

3.001,81

0,00

3.001,81

Emitido por: Janaina Montagna




