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" ADENDO CONTRATUAL

- \
Consoli Eventos LTDA (CONSOLI EVENTOS), registrada no CNPJ sob N° 05.991.678/0001-05,
estabelecida no municipio de Rio do Sul/SC, onde ¢ sediada & Rua Josephina Ferrari, n° 81, Km 138 Bairro
Santa Rita, CEP 89162-408, Telefone (47)3520-1650, doravante designada CONTRATADA por .seu
representante ao final assinado e de outro lado como CONTRATANTE Sr. (a)
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Clausula 1 — O presente adendo tem por objetivo a contratagdo, substituigdo ou exclusdo de servigos da
Contratada a serem prestados & formatura da Contratante conforme ja estabelecido no Contrato de
Prestag@o de Servigos principal, que desde j4 ajustam, de pleno acordo a confirmagfo dos itens adicionais
abaixo descritos:

O servico é: \—adicional L substituiciio L exclusdo
Utilizagéo Baile Qtde. Servigo Valor total
ou Colagéo
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Clausula 2* — O valor total dos servigos € de R$ o{b”\\@o e 0 pagamento serd realizado na seguinte
forma acordada entre as partes O yn X O @9@5@’ Ml o As l Q2.

Cldusula 3" - Fica a Contratante ciente que em caso de alteragdo no numero de formandos o valor podera
ser alterado, autorizando assim a cobranga complementar.

Clausula 4* - Faz saber que todo e qualquer servigo especificado & cima, serd montado, executado e
entregue conforme ja estabelecido no Contrato de Prestag@o de Servigos inicial e deverfio ter como ultimo
prazo de quitac@o, a data do acerto final de contas entra Comissdo de Formatura e Consoli Eventos, ou seja,
60 (sessenta) dias antes do evento.

E por estarem assim justos e acertados e como prova da contratagdo dos itens acima descritos, firmam este
instrumento particular, assinado em duas vias de igual teor.
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Vanderlea Producao de Eventos - Consoli Eventos

De: bianca@consolieventos.com.br

Enviado em: terca-feira, 13 de dezembro de 2016 09:03
Para: vanderlea@consolieventos.com.br
Assunto: * Fwd: Re: stand up

Assunto:Re: stand up
Data:12/12/2016 16:51 !
De:Morgana scheneider <morgana rsl_ “«whotmail.com=>
Para:"biancaiwconsolieventos.com.br” <bianca’a consolieventos.com.br>

Boa tarde Bianca, sim esta autorizado a fazer o stand up, e poder ser nessas condi¢des de pagamento thm.

De: bianca@consolieventos.com.br <bianca@consolieventos.com.br>
Enviado: segunda-feira, 12 de dezembro de 2016 16:49

Para: morgana_rsl_@hotmail.com

Assunto: stand up

Bom dia Morgana, tudo bem?

Vou mandar confeccionar teu stand up no tamanho 1,50m conforme foto que te mandei alguns dias por
whats. O valor fica RS 207,00, entdo preciso apenas que vocé me confirme neste e-mail que esta
autorizada a confecgdo deste material e como vocé prefere fazer o pagamento.

Posso parcelar em 2x, sendo janeiro e fevereiro/2017.

Aguardo confirmacdo

Atenciosamente,



