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Contas Vencidas

Sacado/Descri¢cdo da Conta a Receber P | Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber |VI. Recebido Saldo

Alessandra Martins da Silva C 25/12/2016 796,42 44,40 190,36 1.031,18 0,00 1.031,18

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Observagoes:
03/09/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 7 de setembro de 2015 21:06

Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: Re: Consoli Formaturas

Boa noite!l!

gostaria de solicitar que este titulo vencido e o proximo referente 0 més de setembro sejam jogados para o final das parcelas se possivel. Estou com dificuldades pois estamos enfrentando um problema de saide em
casa.

fico no aguardo se é possivel fazer.

Att. Alessandra

09/9/2015 - Mandei proposta
Bom dia Alessandra,

Nao fazemos dessa forma, porque as parcelas ficariam com muitos juros, pois temos que cobrar 1% de juro ao més. Mas estamos enviando proposta de negociagéo.
Proposta:

16 parcelas de R$149,99 com primeiro vencimento para dia 15/10/2015.

Aguardando resposta. Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2015 17:48

Para: Karina Consoli

Assunto: Re: RES: Consoli Formaturas 1720

Karina tenho informagdes de uma pessoa da turma que fez isso, pq pra ela foi feito entao?

Sou da comisséo de formatura estou com problema sério de satide na minha familia minha méae foi operada hé preciso renegociar essas parcelas, por favor, reveja e me retorne.
Att

Alessandra

15/09/2015 - Resposta
Bom dia Alessandra,

Realmente ndo fazemos dessa forma, mas ja que vocé quer assim, pe¢o que nao comente com seus colegas que vamos fazer desse jeito para vocé. Lembrando que vamos cobrar juros de 1% ao més sobre as parcelas
de 15/08/2015 e 15/09/2015 ficando o valor das mesma junto com o valor da ultima parcela.

Suas parcelas ficariam da seguinte forma:

15/10/2015 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/11/2015 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato

Emitido por: Janaina Montagna
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15/12/2015 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/01/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/02/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/03/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/04/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/05/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/06/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/07/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/08/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/09/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/10/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/11/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/12/2016 &#150; R$132,40 - Valor original do contrato
15/01/2017 &#150; R$457,80 &#150; valor original do contrato + 16% de juros + valor das parcelas de 15/08/2015 e 15/09/2015.
Aguardando resposta. Karina

16/09/2015 Enviado e-mail Lembrete. Lucimeire

29/10/2015 Enviado e-mail Juridico. Janaina

29 de outubro de 2015 18:08

Conversei com o Regis, ele me disse que falou com o financeiro da Consoli.

Segue foto da conversa . Janaina

30/10/2015 Entendo Alessandra a Karina te enviou um e-mail dia 15/09/2015 fazendo uma proposta para deixar suas parcelas conforme solicitou, porém precisamos cobrar 1 % de juros para isso, ndo tivemos reposta.

Valor em aberto: R$ 448,34 (15/08/2015 a 15/10/2015)

Proposta:

&#149; 01 parcela de 515,59 para 15/01/2017 mantendo as parcelas a partir de 15/11/2015 conforme contrato. Janaina

12 de novembro de 2015 15:07

Desculpe minha mée ficou internada d néo tive condi¢des de atende ninguém é nem analisar a proposta me desculpe. Falas de 3 parcelas isso?

17/11/2015 Bom dia,

Tudo bem,

Isso trés parcelas em aberto.Janaina

18 de novembro de 2015 11:30

Bom dia Janaina.

Desculpe a demora para responder mas se nédo bastasse agora minha méae quebrou os dois bragos.

Enfins, podemos fazer as 4 parcelas para janeiro de 2017 e pago dai com aquele juros que vc havia me passado ou se puder me ajudar ndo cobrando pq a situagdo mesmo foi pg tivemos muitos problemas de saude
com ela e ndo tive como continuar pagando (vou passar em anexo copia de algumas despesas que tivemos com ela nos ultimos meses num email em sequencia).
Volto a pagar dai apartir de dezembro, certo?

Sé me confirma se pode ser assim e como ficara.

Emitido por: Janaina Montagna
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No aguardo
Alessandra. Janaina
23/11/2015 Bom dia,
Lamento pelos acontecidos e melhoras para sua mae.

Essas sdo as formas que consigo fazer, porém a minha proposta era para voltar a pagar em Novembro

Ficaria assim entéo:

&#149; 01 parcela de 650,00 para 15/01/2017 mantendo as parcelas a partir de 15/12/2015 conforme contrato.
Facamos assim entdo?. Janaina

02/12/2015 OI4,

Vocé aceitou receber nossa proposta do Black Friday.

Temos um desconto especial para vocé!

Tenha 50% de desconto nos juros gerados no periodo em aberto.

Valor em aberto: R$ 603,62 (15/08/2015 a 15/11/2015 )

Proposta:

&#61656; 01 parcela de R$ 566,00 com vencimento para 07/12/2015, mantendo as demais parcelas com vencimento e valor conforme contrato. Janaina
18/01/2016 Sem contato por telefone. Enviado e-mail juridico. Luci

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 19 de janeiro de 2016 13:19

Para: Financeiro - Consoli Formaturas

Assunto: RE: Consoli Eventos

Bom tarde.

Minha mé&e comunicou que haviam ligado.

Estou desempregada e ela esta passando por um tratamento medico ndo consigo pagar neste momento.
Temos uma menina da Turma SANDRA VITORIA que negociou e foi acertado que ela pagar o total da formatura no final. Por favor podemos fazer isso? Sem emprego ndo tenho condi¢des de continuar mas ai no final
do curso fazemos o pagamento que até la provavel que as coisas ja se encaminharam.

No aguardo

Att

Alessandra

25/01/2016 - Mandei proposta
O valor total calculado para pagamento no final, ou seja, em até 120 dias antes do evento é de R$2.579,20 para dia 15/10/2016.
Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Emitido por: Janaina Montagna
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Enviada em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016 10:35

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: Consoli Formaturas 1720

Karina bom dia...

Consegui um emprego, fui contrata sexta e comeco dia 10 agora de fevereiro portanto meu primeiro salario serd em margo.

Posso continuar pagando e as parcelas que ficaram em aberto no final a gente renegocia? se ndo puder eu vou desistir da formatura pq total do montante em outubro ndo conseguirei pagar.
No aguardo

Alessandra

01/02/2016 - Mandei proposta

Valor atualizado até hoje: R$920,71 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016);

Propostas:

01 parcela de R$1.194,71 (Parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016 + parcela a vencer 15/02/2016 e 15/03/2016) com vencimento para 15/03/2016 e manter as demais 10 parcelas de R$132,40 com vencimentos
para dia 15 dos meses subsequentes; ou

Diluir o valor das parcelas vencidas (15/08/2015 a 15/01/2016= R$920,71) nas parcelas a vencer, ficando 11 parcelas de R$228,97 com primeiro vencimento para 15/03/2016 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.

Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: terca-feira, 2 de fevereiro de 2016 11:27

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: RES: Consoli Formaturas 1720

Acho gue vc ndo entendeu, preciso que seja mantido o valor de R$132,40 nas parcelas a vencer a partir de margo e as que ja venceram jogar para o final do contrato (antes da formatura apenas)
Caso néo seja feita assim vou desistir da formatura.

att Alessandra

02/02/2016 - Resposta

Da forma que vocé quer fazer ndo tem muita vantagem, pois tenho que cobrar 1% de juros ao més até a ultima parcela, por isso ndo havia passado essa proposta e sim as que sempre mandamos, que facilitam o
pagamento dos formandos. N&do é que eu nédo tenha entendido. E quanto a rescindir seu contrato ou néo, isso é uma opgao sua.

Segue a forma de pagamento de acordo com o que vocé quer:

10 parcelas de R$132,40 com o primeiro vencimento em 15/03/2016 + 1 parcela no valor de R$1.302,05 para dia 15/01/2017 (parcelas vencidas de 15/08/2015 a 15/01/2016 + parcelas a vencer de 15/02/2016 e
15/01/2017 &#150; Ultima parcela + 11% de juros)

Karina

De: Ale Martins [mailto:aleegermartins@hotmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016 12:37

Para: Karina Consoli

Assunto: RE: RES: RES: RES: RES: Consoli Formaturas 1720

Ok pode fechar o acordo mas 0s juros conseguimos rever no ato do pagamento da parcela de 15/01/2017 ?

09/02/2016 - Boletos alterados. Karina

16/03/2016- Enviado e-mail Lembrete. Jodo

19/04/2016 &#150; Sem contato por telefone, Enviado e-mail juridico. Jodo

17/05/2016 sem contato por telefone, enviado mensagem no watts: Bom dia, somos da Consoli Formaturas, estamos tentando entrar em contato com vocé, mas ndo estamos conseguindo, pego que por gentileza, entre
em contato conosco o mais breve possivel. Atenciosamente Financeiro.--- Bruna

20/06/2016 [10:47, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Bom dia

Emitido por: Janaina Montagna
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[10:47, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: tudo bem?

[10:47, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Sou a Bruna, da Consoli Formaturas

[10:47, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Estou tentando entrar em contato com vocé, mas ndo estou conseguindo

[10:48, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: gostaria de verificar com vocé, se tens uma previsao de pagamento das suas parcelas em aberto?

[10:49, 20/6/2016] 27300-Aless: Sim no final apenas

[10:49, 20/6/2016] 27300-Aless: Expliquei pro Regis que estou com dificuldades financeiras por um problema de saide da minha mae

[10:50, 20/6/2016] 27300-Aless: Vou pagar tudo no final mesmo valor que foi adequado a outros alunos que assim o fardo tendo em vista que a Consoli ndo tem base legal pra cobranca de juros sendo que néo tem
despesa alguma antes do evento.

[10:51, 20/6/2016] 27300-Aless: Evento este que inclusive tera reunido amanha pra definir se sera mesmo feito com vcs ou cancelado

[10:58, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Entendemos sua posi¢do, mas, infelizmente temos um contrato no qual foi assinado por vocé, e & forma de pagamento é parcelado, precisamos de uma negociagdo, pois a
cobranca segue normalmente.

10:58, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Qualquer duvida estou & disposicad.

10:58, 20/6/2016] 27300-Aless: Entédo ok

10:58, 20/6/2016] 27300-Aless: Nao farei a formatura

[10:59, 20/6/2016] 27300-Aless: Se quiserem assim

[10:59, 20/6/2016] 27300-Aless: A negociacao esta em proposta

11:00, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Infelizmente temos uma politica de negociacéo, e precisamos seguir!

11:00, 20/6/2016] 27300-Aless: Ok

11:01, 20/6/2016] 27300-Aless: Entédo se ndo querem cobrar o valor negociado para outros alunos que pagaram tudo ao final

11:01, 20/6/2016] 27300-Aless: Eu néo farei formatura

11:01, 20/6/2016] 27300-Aless: Sou da comissao e tenho acesso aos dados

11:01, 20/6/2016] 27300-Aless: Ja explicitei minha situagdo

11:01, 20/6/2016] 27300-Aless: Inclusive quando tentei renegociar da outra vez falei que tentaria pagar mas q estava com dificuldades

11:02, 20/6/2016] 27300-Aless: Portanto a empresa ndo tem respaldo pra néo querer o acordo de pagamento no final

11:02, 20/6/2016] 27300-Aless: SENDO QUE AS DESPESAS QUE A MESMA TERA SERAO APENAS NA REALIZAVAO DO EVENTO

11:06, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: N&o estamos se negando a negociar, apenas estamos seguindo a politica de negocia¢éo! aguardamos o seu e-mail com a sua deciséo.
11:06, 20/6/2016] 27300-Aless: J& tivemos problemas com a Consoli que alegou ter fechado contrato com a Firma onde o evento seria realizado dengo que a mesma néo firmou contrato algum
11:06, 20/6/2016] 27300-Aless: Qual a nossa garantia

11:06, 20/6/2016] 27300-Aless: A Consoli quer apenas receber?

11:07, 20/6/2016] 27300-Aless: Pagarei no final pois além da dificuldade financeira com expliquei a turma esta insegura com estas novidades dos ultimos dias

[11:08, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: ok, a cobranga segue normalmente.

[11:08, 20/6/2016] 27300-Aless: Normalmente como?

11:10, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Continuar cobrando

11:10, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: mais se quiseres, podemos estar te mandando uma proposta.

11:10, 20/6/2016] 27300-Aless: Podes falar com o Regis

11:11, 20/6/2016] 27300-Aless: Expliquei pra ela em reunides

11:11, 20/6/2016] 27300-Aless: Minha proposta é acertar no final

[11:11, 20/6/2016] 27300-Aless: Como ja lhe informei

[11:11, 20/6/2016] 27300-Aless: Podes fazer assim e me mandar no e-mail

[11:11, 20/6/2016] 27300-Aless: Se estiver tudo ok ja confirmo

[11:14, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Entendo, mas infelizmente as Negociacdes sao feitas com o financeiro, e por e-mail. Vou te encaminhar a proposta no seu e-mail, vocé vé se é de acordo. seu E-mail atualizado por
gentileza?

[11:15, 20/6/2016] 27300-Aless: aleegermartins@hotmail.com

[11:16, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: Vou te encaminhar agora de manha, se possivel vocé me responde hoje mesmo?

[11:24, 20/6/2016] 27300-Aless: Estamos em aula mas hoje a noite acredito que consigo olhar sim

[11:26, 20/6/2016] +55 47 8809-9989: te encaminhei ja, assim que poder, me da uma resposta. Qualquer davida estou a disposi¢do---- Bruna

20/06/2016 Entrada a vista de 20% do valor atualizado (valor do contrato hoje), o valor restante calculado para 0 més de dezembro.

Valor atualizado: R$2.695,84

Emitido por: Janaina Montagna
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Propostas:
&#149; 06 parcelas de R$89,86 com vencimento para 15/07/2016 e as demais para dia 15 dos meses subsequentes, 01 parcela de R$2.156,67 para 15/01/2017. --- Bruna
segunda-feira, 20 de junho de 2016 21:53 Minha proposta de pagamento € a seguinte:
R$2.738,25 (valor de proposta de uma aluna que vai pagar so no final que esta inclusive em anexo)
- 250,00 ja pagos (conf. demonstrativo em anexo)
=2.448,25 saldo a pagar.
aceito pagar este valor acima descrito 90 dias antes da realizagdo do evento ou seja 3 meses antes o0 que ja é prazo suficiente para que a Consoli tenha o dinheiro em méaos. (o evento sera 1 de abril de 2017)
Caso a Consoli ndo aceite simplismente me retiro da listagem e néo farei mais formatura.

Sem mais

Att
Alessandra

21/06/2016 Bom dia Alessandra,

A proposta na qual vocé me mandou por anexo, seria dia 27 de agosto de 2015, para cada formando pode mudar os seus valores, pois tem periodos nédo pagos, gerando juros, dando valores diferentes para cada um.
Conforme conversado com o nosso diretor financeiro, estamos abrindo uma excecéo, colocando seu valor de entrada para pagamento final e sem entrada.

Segue proposta de negociacao,

Valor atualizado: R$2.696,24

&#149; 01 parcela de R$2.804,08 com vencimento para dia 15/11/2016. --- Bruna

terca-feira, 21 de junho de 2016 14:45 Como ja mencionei anteriormente, minha proposta é :
R$2.738,25 (valor de proposta de uma aluna que vai pagar so no final que esta inclusive em anexo)
- 250,00 j& pagos (conf. demonstrativo em anexo)

=2.448,25 saldo a pagar.

aceito pagar este valor acima descrito 90 dias antes da realizagdo do evento ou seja 3 meses antes o que ja é prazo suficiente para que a Consoli tenha o dinheiro em méos. (o evento sera 1 de abril de 2017)

a forma parcelada foi feita para que os alunos néo se evadissem da formatura, forcandoos a faze-la.
Como ja mencionei SOU DA COMISSAO de formatura e ébvio que ndo tenho interesse de fazer tudo pela turma, se incomodar ir a reunides e etc e nao fazer a formatura.

Caso a propsta acima ndo seja aceita, desito e me retiro tab da comissao.
SALIENTO... a Consoli NAO PRESTOU AINDA NENHUM SERVICO. O EVENTO NAO FOI REALIZADO, ESTAO COBRANDO ALGO ANTECIPADAMENTE, A COBRANCA DE JUROS NAO PROCEDE.

Att
Alessandra

22/06/2016 Bom dia Alessandra,

Infelizmente ndo conseguimos chegar no valor qual vocé solicitou, pois fica a baixo da nossa politica de negociacdo, caso vocé realmente queira a rescisdo, vocé tem que mandar um e-mail para
Financeiro2@consolieventos.com.br informando sua desisténcia da formatura, iremos te encaminhar sua rescisdo.--- Bruna

Emitido por: Janaina Montagna
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19/07/2016 - Sem contato por telefone, enviar Watss - - Boa tarde ALESSANDRA, somos da Consoli Formaturas, estamos tentando entrar em contato com vocé, mas ndo estamos conseguindo, peco que por gentileza,
entre em contato conosco, o mais breve possivel.
Por favor, nos contate em até 5 dias.
QOutros contatos: 047 3520-1677
047 8811-1316

e-mail: financeiro7@consolieventos.com.br ou financeiro6@consolieventos.com.br
Atenciosamente financeiro. ~Jodo

16/08/2016 - Falei com a formanda, e a mesma informou que havia solicitado ao Regis uma proposta, informei que a parte de negociagdo é conosco, ofereci uma proposta para ela a mesma aceitou, confirmei e-mail
coloquei na planilha. Jodo

18/08/2016 Boa tarde Alessandra,

Conforme solicitado, segue proposta de negociagéo,

Proposta:

&#149; 05 parcelas de R$549,26 com o primeiro vencimento para dia 15/09/2016, e as demais para dia 15 dos meses subsequentes,---- Bruna

terca-feira, 23 de agosto de 2016 16:25 Boa tarde Bruna.

Desculpe a demora em responder.

Eu ja conversei com o Regis algumas vezes e até uma pessoa que tem me ligado, ndo me recordo o nome, mas € um homem, a ele também informei que eu farei o pagamento de uma Unica vez no final de dezembro.
Antes n&o tenho como fazé-lo.

Vocé pode por favor me passar a planilha do financeiro com todos os formandos e pagamentos / débitos.

E mais uma coisa, vc me passa a cépia do meu contrato que eu acabei ndo ficando na época.

23/08/2016 Boa tarde Alessandra,

Vou lhe encaminhar uma nova proposta de negociagéo,

Proposta:

&#149; 01 parcela de R$549,76 com o vencimento para dia 15/09/2016, e 01 parcela de R$2.199,00 com vencimento para dia 15/01/2017,

Sobre a planilha do financeiro, é enviado todo dia 05 relatério mensal,
Segue em anexo c6pia do seu contrato, ---- Bruna

quinta-feira, 25 de agosto de 2016 16:20 Boa tarde Bruna, desculpe a demora em |he responder mas estava aguardando esta menina que fara formatura me encaminhar o email da negociagéo dela com a consoli para
entdo fechar a minha negociagéo com vcs.

Seguinte, esta menina Sandra Vit6ria assinou 0 mesmo tipo de contrato que eu, fez 0 mesmo tipo de opgcéo de pagamento que eu e no decorrer do caminho viu que néo conseguiria pagar e fez novos acordos e como vc
pode ver, foi fechado este acordo com ela por email com a Karina.

26/08/2016 Bom dia Alessandra,

Emitido por: Janaina Montagna
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A formanda Sandra negociou com a gente no ano de 2015 onde ainda tinhamos esse modelo de negociacéo, em janeiro desse ano nosso diretor financeiro atualizou nossa politica de negociacao,
Vou Ihe encaminhar duas novas propostas,
Valor atualizado: R$2.749,98
Propostas:
&#149; 01 parcela de R$2.859,97 com vencimento para dia 15/12/2016,

&#149; 05 parcelas de R$549,99 com o primeiro vencimento para dia 15/09/2016, e as demais para dia 15 dos meses subsequentes,

Certos de sua compreensédo, estamos sempre a disposi¢do.---- Bruna

segunda-feira, 29 de agosto de 2016 15:49 Bruna boa tarde....

Desculpe mas ndo tenho como aceitar esse tipo de acordo que favorece um formando e prejudica outro, isso € ilegal perante as leis que defendem consumidor. Acordos unilaterais tratando de um mesmo assunto que
sofrem alteragdes sem fundamento l6gico.

Perante as leis do consumidor isso ndo é correto mas néo quero ainda ter que procurar os 6rgédos de defesa para fazer isso.

Minha ultima proposta é R$2.600,00 tendo em vista que tenho pagos R$250,00, e estes R$2.600,00 com vencimento para 29 de dezembro pois tenho valor para receber meados de dezembro mas s6 posso me
comprometer nesta data para néo faltar com a palavra.

Fico no aguardo
Att

Alessandra

Boa tarde Alessandra,

Ja conversamos com o nosso diretor financeiro, e infelizmente ndo temos como fazer diferente das nossas propostas,
Caso vocé ndo aceite nossas propostas, vocé tem a opcéo de pegar os boletos atualizados e disponiveis no site, --- Bruna

segunda-feira, 29 de agosto de 2016 16:32 Ok. Entéo fizemos assim... pode passar pra direcéo esta posic¢ao:

Em dezembro quando eu tiver o dinheiro na m&o eu vou entrar em contato com vcs PARA PAGAR O MONTANTE DE UMA VEZ SO e se for insistido na cobranca destes valores de juros, vou analisar o que fazer se vou
pagar primeiro e vou ao Procon ou o que farei pois como te falei, vocés estédo usando de praticas ilegais pra negociagao diferenciando formandos e cobrando juros por algo que se quer realizaram.

Obrigado pela atengao.

Att

Alessandra

29/08/2016 Boa tarde Alessandra,

Tudo bem, ficamos no aguardo dos pagamentos,
A nossa cobranga vai proceder normalmente,--- Bruna

Emitido por: Janaina Montagna
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Relac&o Geral de Contas a Receber
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 01/04/2017

E do formando: Alessandra Martins da Silva
19/09/2016 - Falei com a formanda, a mesma informou que ja tinha feito um acordo com a bruna. Jo&do
24/10/2016 &#150; Sem contato por telefone, Enviado e-mail juridico. Jodo
quarta-feira, 26 de outubro de 2016 12:05 Bruna boa tarde....
Gostaria de acertar com vcs pra pagamento em Dezembro dia 15.
Fechamos neste valor abaixo entdo descontando os R$250,00 que j& paguei?
&#149; 01 parcela de R$2.859,97 com vencimento para dia 15/12/2016,
Portando 01 parcela de R$2.609,97 para 15/12/2016
Aguardo retorno ok?

Att
Alessandra

27/10/2016
Bom dia Alessandra,

Conforme solicitado, segue proposta de negociagéo,

Valor atualizado: R$2.952,02

Propostas:

&#149; 01 parcela de R$2.952,02 com vencimento para dia 15/12/2016

Ou,

&#149; 03 parcelas de R$984,00 com vencimentos para dia 15/11/2016, 15/12/2016 e 15/01/2016--- Bruna

qui 27/10/2016 11:41 Vcs séo loucos. Querem cobrar juros sobre juros de um servigo que nem se quer foi prestado.
Meu advogado vai entrar em contato com vcs.----- Bruna

23/11/2016 &#150; Sem contato por telefones, tentei todos contatos Enviado e-mail juridico. Jodo

quinta-feira, 24 de novembro de 2016 12:36 Jo&o bom dia.

Ja tentei diversas tentativas de acordo com vcs sem sucesso.

Faca mais uma proposta que vou passar para meu advogado SR. Luiz Eduardo Cani que ele entrar4 em contato para ver se conseguimos chegar num acordo.

Preciso dividir em 3 vezes Dezembro, Janeiro e Fevereiro. Ok?

Att
Alessandra

25/11/2016 Bom dia Alessandra,

Emitido por: Janaina Montagna

24/02/2017
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Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 10
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 01/04/2017

E do formando: Alessandra Martins da Silva

Conforme solicitado, segue proposta de negociagéo,

Valor atualizado: R$2.986,15

Proposta:

&#149; 03 parcelas de R$995,38 com o primeiro vencimento para dia 15/12/2016, e as demais para dia 15 dos meses subsequentes, ----- Bruna
seg 28/11/2016 20:49 Oi Bruna.

Podemos fechar neste valor mas preciso dos boletos com vencimento dia 21.

Pode ser?

29/11/2016 Bom dia Alessandra,

Seus boletos estao atualizados e irdo estar disponiveis no site a partir de amanha,
Coloquei seus 3 boletos para vencimentos dia 25/12/2016, 25/01/2017 e 25/02/2017, ---- Bruna

sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 13:24 Bruna boa tarde.
Preciso pedir um enorme favor.

Recalcule a parcela de pagamento do dia 21/12 para 21/03/2017.
Beti meu carro quarta dia 14/12 e infelizmente tive que acionar o seguro, foi toda a parte da frente e motor. Tive que pagar a franquia de R$ 1.350,00 pra acionar. Agora néo terei como arcar com essa parcela.

Por valor me atualize e me de retorno

NO aguardo

Att

16/12/2016 Boa tarde Alessandra,

Infelizmente n&o consigo fazer desta maneira ---- Bruna

segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 17:08 Podes me responder pg ndo consegue?

CQB:Jn::I:narllcj)ustificativa sendo que estamos negociando algo que se quer foi executado (formatura), portanto justifiquem de uma maneira bem coerente pois estava evitando de procurar 0 procom mas pelo jeito sera o
20/12/2016 Bom dia Alessandra,

N&o posso adiar essa sua parcela para marco, sua formatura é em abril, precisamos fechar o caixa 60 dias antes do evento, como vocé é da comissao, vocé sabe.----- Bruna
Em 17/02/2017 17:07 Ok. Vou encaminhar para elas solicitarem.

Por favor Bruna, preciso que me passe o valor do meu débito para pagamento em 10/3.

No aguardo

Emitido por: Janaina Montagna
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Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 11
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 01/04/2017

E do formando: Alessandra Martins da Silva
17/02/2017 Boa tarde Alessandra,

N&ao podemos colocar os vencimentos para o0 més de marco, pois precisamos fechar o caixa 60 dias antes do evento, sendo assim precisamos receber os seus valores até dia 25/02/2017 (conforme data do Ultimo
boleto)

Seu valor atualizado é de R$3.132,04 os boletos se encontram atualizados e disponiveis no site.----- Bruna

Seg. 13:30 Boa tarde Bruna.

Entéo quer dizer que vocés estédo cobrando juros de R$742,78 por um servigo que se quer prestaram? Que se quer tiveram gastos?

A divida que tenho hoje com vcs é de R$2.389,26 (conforme relatério enviado POR VCS a comisséo de formatura da turma) e vcs qquerem cobrar R$3.132,04 sem se quer ter realizado o evento?
Bruna a formatura é dia 01/04 portanto insisto, como ja trocamos varios e-mails falando sobre este assunto, ndo tem cabimento esta cobrancga de juros.

Saliento que ainda hoje estarei indo no PROCON, assim como outras colegas na mesma situagéo estéo fazendo pois estes juros e a forma inflexivel de negociagdo de vcs ndo tem coeréncia alguma.
Querem receber 100% do valor do contrato antes sem que tenhamos nenhuma reserva para garantia.

Saliento mais uma vez, hoje ainda estou indo ao PROCON e |he enviarei e-mail sobre a orienta¢éo que eles me daréo la.

Sem mais

Att

Alessandra ---- Bruna

23/02/2017 Boa tarde,

Conforme contato por telefone estou encaminha proposta recalculada com multa de 2%.

(Periodo em aberto 25/08/2015 a 15/02/2017)

01 parcela de R$ 2.850,00 para 02/03/2017;

Fico no aguardo.Janaina

Alessandra Martins da Silva C 25/01/2017 796,42 44,40 118,67 1.114,05 0,00 1.114,05

Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Sub-total (Vencidas): 1.592,84 88,80 309,03 2.145,23 0,00 2.145,23

Contas A Vencer

Emitido por: Janaina Montagna
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Relac&o Geral de Contas a Receber Pagina: 12
Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 01/04/2017
E do formando: Alessandra Martins da Silva
Sacado/Descricdo da Conta a Receber Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber | VI. Recebido Saldo
Alessandra Martins da Silva 25/02/2017 796,42 44,40 154,56 995,38 0,00 995,38
Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015
Observacoes:
21/09/2016 - Valor de diferenca de orcamento. Karina
Sub-total (Aberto): | 796,42 44,40 154,56 995,38 0,00 995,38

Contas Recebidas
Sacado/Descricdo da Conta a Receber Vencimento | VI. Contrato | VI. Boleto | Multa/Juros | VI. Receber | VI. Recebido Saldo
Alessandra Martins da Silva 15/06/2015 125,00 7,40 0,00 132,40 132,40 0,00
Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015
Alessandra Martins da Silva 15/07/2015 125,00 7,40 0,00 132,40 132,40 0,00
Alessandra Martins da Silva - Formatura de Farmacia Unc Canoinhas 2017
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 05/06/2015

Sub-total (Recebidas): 250,00 14,80 0,00 264,80 264,80 0,00
Totais

Total Geral: | 2.639,26 148,00 463,59 3.405,41 264,80 3.140,61

Emitido por: Janaina Montagna




