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Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Sub-total (Aberto): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/05/2015 249,09 7,40 27,17 283,66 283,66 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/06/2015 249,09 7,40 25,84 282,33 282,33 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/11/2015 359,80 10,68 11,67 382,15 382,15 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

14/08/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

28/09/2015 Enviado e-mail jurídico. Lucimeire

De: Carolina de Miranda [mailto:carolina_miranda93@live.com] 
Enviada em: quarta-feira, 21 de outubro de 2015 13:01
Para: consoli@consolieventos.com.br
Assunto: Negociação de pagamento - UFPR Matinhos 2016/1
Boa tarde!
Sou Carolina de Miranda Evangelista, acadêmica da UFPR de Matinhos do curso de Serviço Social, e estou com três pagamento em aberto, gostaria de verificar se há possibilidade de renegociação dessas parcelas,
visto que iniciei em um emprego este mês!
Meu celular é 41-9552-4533 ou via e-mail mesmo.
Aguardo seu contato,
Obrigada.

21/10/2015 - Mandei propostas
Valor atualizado até hoje: R$874,35 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/09/2015);
Propostas:
01 parcela de R$1.387,33 (Parcelas vencidas de 25/07/2015 à 25/09/2015 + parcelas à vencer de 25/10/2015 e 25/11/2015) com vencimento para 25/11/2015 e manter as demais 8 parcelas de R$256,49 com
vencimentos para dia 25 dos meses subsequentes; ou
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/07/2015 à 25/09/2015 = R$874,35) nas parcelas à vencer, ficando 9 parcelas de R$382,15 com primeiro vencimento para 25/11/2015 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.
Aguardando resposta. Karina 

Emitido por: Janaína Montagna
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De: Carolina de Miranda [mailto:carolina_miranda93@live.com] 
Enviada em: quarta-feira, 21 de outubro de 2015 20:36
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli Formaturas 1697
Boa noite!
Eu vou preferir a segunda opção :
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/07/2015 à 25/09/2015 = R$874,35) nas parcelas à vencer, ficando 9 parcelas de R$382,15 com primeiro vencimento para 25/11/2015 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.
Muito Obrigada pela atenção!
Fico aguardando a atualização no sistema.
Abraços.

28/10/2015 - Boletos alterados. Karina

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/12/2015 359,80 10,68 11,67 382,15 382,15 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/02/2016 419,76 12,46 51,27 504,04 504,04 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

09/02/2016 - Entramos em contato com a formanda e a mesma solicitou uma proposta de pagamento para efetuar o pagamento semana que vem.___-Jaqueline

10/02/2016 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$423,73 (Parcelas vencidas de 25/01/2016);

Propostas:

•&#61472; 01 parcela de R$805,88 (Parcelas vencidas de 25/01/2016 + parcela à vencer 25/02/2016) com vencimento para 25/02/2016 e manter as demais 05 parcelas de R$382,15 com vencimentos para dia 25 dos
meses subsequentes; ou
•&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (25/01/2016= R$382,15) nas parcelas à vencer, ficando 06 parcelas de R$452,77 com primeiro vencimento para 25/02/2016 e as demais para dia 25 dos meses
subsequentes.
Karina

De: Carolina de Miranda [mailto:carolina_miranda93@live.com] 
Enviada em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016 09:29
Para: Karina Consoli
Assunto: RE: Consoli Formaturas 1697
Bom dia Karina,
Escolho a segunda opção para nosso acordo:
Diluir o valor das parcelas vencidas (25/01/2016= R$382,15) nas parcelas à vencer, ficando 06 parcelas de R$452,77 com primeiro vencimento para 25/02/2016 e as demais para dia 25 dos meses subsequentes.
Fico aguardando atualização no sistema.
Obrigado!

10/02/2016 - Boletos alterados. Karina

01/03/2016 Enviado e-mail lembrete. João

Emitido por: Janaína Montagna
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Carolina de Miranda Evangelista CB 25/03/2016 419,76 12,46 46,60 499,37 499,37 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         
Observações:

01/04/2016 – Enviado e-mail lembrete. João

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/04/2016 419,76 12,46 20,55 452,77 452,77 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/05/2016 419,76 12,46 20,55 452,77 452,77 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/06/2016 419,76 12,46 20,55 452,77 452,77 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Carolina de Miranda Evangelista CB 25/07/2016 419,76 12,46 20,55 452,77 452,77 0,00
Carolina de Miranda Evangelista - Formatura Serviço Social UFPR Matinh         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 06/05/2015         

Sub-total (Recebidas): 3.736,34 110,92 256,42 4.144,78 4.144,78 0,00

Totais

Total Geral: 3.736,34 110,92 256,42 4.144,78 4.144,78 0,00

Emitido por: Janaína Montagna


