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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Bruna Mayrene Flauzino B 25/12/2016 1.316,70 64,50 180,04 1.785,04 0,00 1.785,04
Bruna Mayrene Flauzino - Baile de Fisioterapia Guairacá 2016/2         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2014         

Sub-total (Vencidas): 1.316,70 64,50 180,04 1.785,04 0,00 1.785,04

Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Sub-total (Aberto): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Bruna Mayrene Flauzino B 12/12/2016 1.316,70 64,50 230,23 1.611,43 1.611,43 0,00
Bruna Mayrene Flauzino - Baile de Fisioterapia Guairacá 2016/2         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 16/12/2014         
Observações:

03/02/2015 Enviado e-mail de lembrete. Julia

23/02/2015 Enviado whats. Julia

22/04/2015 Falei com formanda disse que estará pagando ate fim do mês. Julia

20/05/2015 Sem contato.Enviado e-mail jurídico. Lucimeire

27/07/20015 Liguei alguém atendeu e não falou nada. Enviado whats. Respondeu no whats que queria negociar. Lucimeire

20/08/2015 - Mandei proposta.
Boa tarde Bruna, 

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor atualizado até hoje: R$1.088,27 (Parcelas vencidas de 15/01/2015 à 15/08/2015);

Propostas:

&#149;&#61472; 01 parcela de R$1.088,27 (Parcelas vencidas de 15/01/2015 à 15/08/2015) com vencimento para 25/08/2015 e manter as demais 16 parcelas de R$115,62 com vencimentos para dia 15 dos meses
subsequentes; ou
&#149;&#61472; Diluir o valor das parcelas vencidas (15/01/2015 à 15/08/2015= R$1.088,27) nas parcelas à vencer, ficando 17 parcelas de R$172,83 com primeiro vencimento para 25/08/2015 e as demais para dia 15

Emitido por: Janaína Montagna
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dos meses subsequentes.
Aguardando retorno. Karina

04/09/2015 Falei com a formanda por telefone. CONFIRMOU END. E E-MAIL. Quer proposta para pagamento a vista. Lucimeire

30/09/2015 - Mandei proposta
Boa tarde Bruna, 

Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor atualizado até hoje: R$1.241,98 (Parcelas vencidas de 15/01/2015 à 15/09/2015);

Propostas:

01 parcela de R$1.357,60 (Parcelas vencidas de 15/01/2015 à 15/09/2015 + parcela à vencer 15/10/2015) com vencimento para 15/10/2015 e manter as demais 14 parcelas de R$115,62 com vencimentos para dia 15
dos meses subsequentes; 
Diluir o valor das parcelas vencidas (15/01/2015 à 15/09/2015 + parcela à vencer 15/10/2015= R$1.241,98) nas parcelas à vencer, ficando 15 parcelas de R$198,40 com primeiro vencimento para 15/10/2015 e as
demais para dia 15 dos meses subsequentes; ou
Valor calculado para pagamento até 120 dias antes do evento (15/10/2016) é de R$3.125,55
Valor calculado para pagamento a vista até dia 05/10/2015 é de R$2.923,65
Aguardando resposta. Karina

De: Bruna Mayrene [mailto:bruna_mayrene@hotmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2015 13:52
Para: Karina Consoli
Assunto: Parcelas do baile de formatura
Boa tarde Karina
Tem como vc fazer um boleto com a data de vencimento das minhas parcelas em atraso para o dia 20-05-2015?
e se possível me mandar no e mail, assim irei regularizar todas essas parcelinhas em atraso em dezembro permanecendo o mesmo valor das parcelas para ano que vem.
Aguardo retorno
Muito Obrigada!

20/10/2015 - Resposta
Boa tarde Bruna,

Deixa eu ver se entendi...

Você quer um boleto único com o total em atraso para dezembro e a partir de janeiro/2016 ir pagando o valor normal?
Ficaria assim:
Para 15/12/2015 o valor de R$1.628,40 (Parcelas em atraso de 15/01/2015 a 15/10/2015 + parcelas a vencer de 15/11/2015 e 15/12/2015) e manter as demais 12 no valor de R$115,62 com vencimento em 15/01/2016 e
as demais para todo dia 15 dos meses subsequentes.
Seria isso? Fico no aguardo de sua resposta.
Karina

De: Bruna Mayrene [mailto:bruna_mayrene@hotmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2015 15:39
Para: financeiro2@consolieventos.com.br
Assunto: RE: RES: Parcelas do baile de formatura 1656
Isso Karina, bem assim mesmo! 
Obrigada 

21/10/2015 - Boletos alterado. Karina

Emitido por: Janaína Montagna
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20/01/2016 Falei com Bruna por telefone, ela disse que é para ligar amanhã que  ela terá uma resposta. CONFIRMOU ENDEREÇO E E-MAIL. Lucimeire

21/02/2016 Liguei tanto do fixo quanto do celular mas não fui atendida. Enviado e-mail jurídico. Lucimeire

De: Bruna Mayrene [mailto:bruna_mayrene@hotmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2016 16:34
Para: Financeiro - Consoli Formaturas
Assunto: Re: Consoli Formaturas

olá boa tarde 
Preciso regularizar um boleto com a empresa de vcs que vendeu final do ano. 
Tenho um boleto vencido e queria ver se podemos parcelar esse valor.
o boleto de janeiro que venceu janeiro vc pode me mandar o boleto no meu e-mail com o vencimento pra segunda feira?

aguardo retorno muito Obrigada

03/02/2016 - Mandei proposta
Valor atualizado até hoje: R$1.970,13 (Parcelas vencidas de 15/12/2015 à 15/01/2016);
 
Propostas:

&#149;&#61472;	01 parcela de R$2.085,75 (Parcelas vencidas de 15/12/2015 à 15/01/2016 + parcela à vencer 15/02/2016) com vencimento para 15/02/2016 e manter as demais 10 parcelas de R$115,62 com
vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149;&#61472;	Diluir o valor das parcelas vencidas (15/12/2015 à 15/01/2016= R$1.970,13) nas parcelas à vencer, ficando 11 parcelas de R$294,72 com primeiro vencimento para 15/02/2016 e as demais para dia 15
dos meses subsequentes.
Karina

15/02/2016 - Mandar carta. Karina

16/02/2016 - Enviado carta.___-Jaqueline

segunda-feira, 7 de março de 2016 13:17 
Olá karina
Recebi um papel aqui em casa, para regulação das parcelas.
Estamos vendendo um imóvel e no que saia o dinheiro já vou quitar.
Quero ver com vc na questão desse juro como que podemos fazer e tbém se tem como parcelar.

11/03/2016 Bom dia,

Bruna, peço desculpas pela proposta te enviada, pois a mesma está Incorreta. Estou te encaminhando uma nova proposta, com os valores corretos. 

 
Valor em aberto: R$2.256,71  (15/12/2015 a 15/02/2016 + 15/03/2016). 

Propostas:

&#149; 01 parcela de R$2.239,00 (15/12/2015 a 15/02/2016 + 15/03/2016) com vencimento para 15/03/2016 e manter as demais 09 parcelas de R$115,62 com vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149; Diluir o valor das parcelas vencidas (15/12/2015 a 15/02/2016 R$2.141,09) nas parcelas à vencer, ficando 10 parcelas de R$329,72  com primeiro vencimento para 15/03/2016 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes.----- Bruna

Emitido por: Janaína Montagna
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sexta-feira, 11 de março de 2016 12:10 Boa tarde 

 Diluir o valor das parcelas vencidas (15/12/2015 a 15/02/2016 + 15/03/2016 R$2.141,09) nas parcelas à vencer, ficando 10 parcelas de R$329,72  com primeiro vencimento para 15/03/2016 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.

Pode ser essa opção vc poderia mudar a data pro dia 25/04 a primeira?
E as demais para  dia 15 de todo mes 

e se puder fazer o favor de me encaminhar os boletos aqui no email agradeco 

Obrigada 

15/03/2016 R:  &#149; Diluir o valor das parcelas vencidas (15/12/2015 a 15/02/2016 + 15/03/2016 R$2.279,27) nas parcelas à vencer, ficando 09 parcelas de R$368,87  com primeiro vencimento para 15/04/2016 e as
demais para dia 15 dos meses subsequentes.

22/04/2016 &#150; Sem contato por telefone, Enviado e-mail jurídico. João

12/05/2016 Valor em aberto: R$2.592,17  ( 15/12/2015 a 15/04/2016 + 15/05/2016). 

Propostas:

&#149;	01 parcela de R$2.560,00 (15/12/2015 a 15/04/2016 + 15/05/2016) com vencimento para 20/05/2016 e manter as demais 07 parcelas de R$115,62 com vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149;	Diluir o valor das parcelas vencidas (15/12/2015 a  15/04/2016= R$2.476,55 )nas parcelas à vencer, ficando 08 parcelas de R$425,18  com primeiro vencimento para 15/06/2016 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.---- Bruna

12/05/2016 Bom dia,

Bruna, a última proposta te enviada você pediu para que eu mudasse a data do vencimento para dia 25/04/2016, então fiz uma nova proposta e te enviei, pois mudaria os valores, mas você não me respondeu , e para
mudar no sistema, preciso do seu aceite, então estou te encaminhando uma nova proposta , com o primeiro vencimento para dia 25/05/2016, tentei te ligar , porém não obtive sucesso, qualquer dúvida estou a
disposição. 

 
Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor em aberto: R$2.592,17  ( 15/12/2015 a 15/04/2016 + 15/05/2016). 

Propostas:

&#149;	01 parcela de R$2.560,00 (15/12/2015 a 15/04/2016 + 15/05/2016) com vencimento para 25/05/2016 e manter as demais 07 parcelas de R$115,62 com vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149;	Diluir o valor das parcelas vencidas (15/12/2015 a  15/04/2016= R$2.476,55 )nas parcelas à vencer, ficando 08 parcelas de R$425,18  com primeiro vencimento para 15/06/2016 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.--- Bruna

18/05/2016 &#150; Sem contato por telefone, Enviado e-mail jurídico. João

qui 19/05/2016 13:25 Boa tarde João 

Emitido por: Janaína Montagna
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Pode diluir as parcelas em 8 então combo vencimento pro dia 30 de cada mês? 
Os boletos estão no site da consoli? 

20/05/2016 Boletos atualizados e disponíveis no site da Consoli. Bruna

13/07/2016 Enviado e-mail lembrete. Bruna

segunda-feira, 18 de julho de 2016 12:34 Boa tarde Bruna 

Pode me mandar uma proposta parcelada em 3 vezes 

Setembro outubro e novembro? 
Se fizer em 3 vezes tem desconto

18/07/2016 Boa tarde Bruna, 

Conforme solicitado, segue proposta de negociação, 

Proposta: 

&#149;	06 parcelas de R$496,77 com o primeiro vencimento para dia 30/07/2016, e as demais para dia 30 dos meses subsequentes, --- Bruna

05/08/2016 &#150; Sem contato por telefone, Enviado e-mail jurídico. João

sexta-feira, 5 de agosto de 2016 19:37 Boa noite 

Solicitei orçamento em 3X setembro outobro e novembro. 

O valor total em 3X apenas seria possível? 

08/08/2016 Boa tarde Bruna, 

Conforme solicitado, segue nova proposta de negociação, 

Proposta: 

&#149;	03 parcelas de R$1.010,09 com o primeiro vencimento para dia 30/08/2016, e as demais para dia 30 dos meses subsequentes, --- Bruna

segunda-feira, 8 de agosto de 2016 18:05 Olá Bruna 

A primeira parcela pra setembro pode ser pro dia 20 de setembro 
Sendo assim as parcelas para setembro outubro e novembro!

Quando conversei com o financeiro eles me falaram que se eu fizesse em 3 vezes eu teria um desconto, pelo numero menor de parcelas.
Mas na proposta que vc me mandou aumentou quase 400,00.
Teria como fazer o favor de ver isso pra mim?
Aguardo retorno

obrigada 

Emitido por: Janaína Montagna
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09/08/2016 
Bom dia Bruna, 

As negociações são feitas por e-mail, e essa negociação não está registrada, 

Seu valor atualizado é de R$3.030,87 (mais 1% a.m) dividido em 3 parcelas que fica R$1.020,39 com o primeiro vencimento para dia 30/09/2016, e as demais para dia 30 dos meses subsequentes,-- Bruna 

ter 09/08/2016 15:58 OK 

Pode me mandar os boletos por email? 
bruna_mayrene@hotmail.com

09/08/2016 Boletos atualizados e disponíveis no site. Bruna

07/10/2016 Sem contato por telefone, enviado e-mail jurídico. Bruna

01/11/2016 Sem contato, enviar carta Dayan. Janaina

09/11/2016 Enviado carta da Dayan. Bruna

22/11/2016 sem contato, enviado para a Comissão Bruna Mayrene Flauzino &#150; Já negociou várias vezes e todo o valor está em aberto, não temos conseguido contato os últimos contatos, é da comissão e está na
cópia do e-mail a  mesma decisão para os demais formandos se aplicam a comissão também se não for pago até dezembro teremos que tomar alguma providência, no sentido de rescindir. Janaina 

22 de novembro de 2016 22:41
 

Boa noite Janaina

Recebi seu email, não tive tempo de entrar em contato antes me perdoe, estagio TCC está muito corrido.
Mas pode enviar uma proposta de pagamento em 2X?
A primeira pro dia 05 de dezembro e a outra pro dia 20 de dezembro.

Aguardo retorno, obrigada! . Janaina

24/11/2016 Bom dia Bruna, 

Seu valor atualizado é de R$ 3.210,00

Ficamos assim: 

&#149;	R$ 1.605,00 para 05/12/2016 e 1.605,00 para 20/12/2016.

 Você me dá um ok, atualizo no site. Janaina 

29 de novembro de 2016 10:21
Bom dia Janaina  
Preciso mudar as datas só pro dia 20 e 28 de dezembro.
Agora fica mto em cima da hora pra mãe organizar o pagamento.
Se puder me mandar os boletos com o vencimento pro dia 20 de dezembro a primeira com mais antecedencia agradeço. 

29/11/2016 Boa tarde Bruna, 
 A e primeira parcela posso pôr até no máximo dia 10/12. 

Emitido por: Janaína Montagna
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Não temos nenhum valor recebido seu fico complicado deixar para tão longe, mesmo porque logo teremos o fechamento de caixa . Janaina
 

29 de novembro de 2016 14:38

Dia 10 é sabado então pode ser dia 12?. Janaina 

30/11/2016 Bom dia, 
 Pode ser sim, 
 Amanhã seus boletos estarão disponíveis no site. Janaina 

[16:49, 14/12/2016] Bruna-24358: Oi Jana, tudo bem? 
Estou com um problema nos meus boletos na proposta que vc me enviou Jana somando tudo estou pagando mto juro. &#55357;&#56852; Entendo que atrasei mais é que eu não tive condições de pagar antes tive que
me mudar pra Gpva por causa do estágio dai as despesa aumentaram de mais, e como tive que sair do meu serviço ficou pesado pra mãe.                        
[16:49, 14/12/2016] Bruna-24358: Dai a queria ver com vc se não podemos negociar esse juro não estou trabalhando e preciso acertar isso o quanto antes. Se pudesse diminuir esse juro um pouco Jana amanhã a mãe
pagaria um boleto de até 2000,00 dai se pudesse fazer o restante que em 2X                        
[16:49, 14/12/2016] Bruna-24358: Aguardo retorno, desculpa o transtorno!                        
[08:16, 15/12/2016] +55 47 8889-4610: Bom dia, Bruna,                        
[08:18, 15/12/2016] +55 47 8889-4610: infelizmente não consigo,  nem dar mais prazo, nem diminuir os juros, já fizemos todas negociações possíveis e não posso mais modificar agora, por não ter quitada, entendo
também a sua situação, mas infelizmente, devido ao não pagamento de todos os boletos.Janaina 

Sub-total (Recebidas): 1.316,70 64,50 230,23 1.611,43 1.611,43 0,00

Totais

Total Geral: 2.633,40 129,00 410,27 3.396,47 1.611,43 1.785,04

Emitido por: Janaína Montagna


