‘ . . ADE COTUAL -

Consoli Eventos LTDA (CONSOLI EVENTOS), registrada no CNPJ sob N° 05.991.678/0001-05,
estabelecida no municipio de Rio do Sul/SC, onde é sediada a Rua Josephina Ferrari, n° 81, Km 138 Bairro
Santa Rita, CEP 89162-408, Telefone (47)3520-1650, doravante designada CONTRATADA por seu
representante a0 final  assinado e de outro lado como CONTRATANTE Sr. (a)
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Representante da turma do Curso de Sl o LLLLL Formandos do ano del_ L L L
Faculdade ON{ ASSELUL L L L

Clausula 1° — O presente adendo tem por objetivo a contratacio, substitui¢do ou exclusdo de servigos da
Contratada a serem prestados 4 formatura da Contratante conforme J& estabelecido no Contrato de

Prestacdo de Servigos principal, que desde j& ajustam, de pleno acordo a confirmagdo dos itens adicionais
abaixo descritos:

O servico é: £ adicional L substituiciio L exclusio
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Clausula 2° — O valor total dos,servigos é de R$ 5 @,@Q e e pag_gTento sera realizado na seguinte
Pl te bl os 1o3/53

forma acordada entre as partes

s

Cldusula 3" - Fica a Contratante ciente que em caso de alteragio no nimero de formandos o valor podera
ser alterado, autorizando assim a cobranga complementar.

Cliusula 4° - Faz saber que todo e qualquer servigo especificado 4 cima, sera montado, executado e
entregue conforme j4 estabelecido no Contrato de Prestagio de Servigos inicial e deverdio ter como altimo
prazo de quitacio, a data do acerto final de contas entra Comissdo de Formatura e Consoli Eventos, ou seja,
60 (sessenta) dias antes do evento.

E por estarem assim justos e acertados e como prova da contratacdo dos itens acima descritos, firmam este
instrumento particular, assinado em duas vias de igual teor.

LLLLLL_I_I_!_LI_I_I_L_LI__Cgp_-del_ : 4 l_l__de2@8r

%« /7/ ool .

PE% CONTRATADA PELAICONTRATANTE




Webmail :: bianca@consolieventos.com.br

Assunto . Re: Copos formatura/ Claudia Hinkel/ PED0772°
De claudia hinkel <claudia.hink@hotmail.com>

Bianca <bianca@consolieventos.com.br>

22/02/2017 11:56

8

Bianca vc tinha falado sobre 15 copos a 53 reais quero colorido iguais o que a consoli vai dar pros

formandos e o boleto pra dia 5 do 3

De: claudia hinkel <glaudia.hink@hotmail.com>

Enviado: quinta-feira, 16 de fevereiro de 2817 15:54:47
Para: Bianca 3

Aisunto: Re: Copos formatura/ Claudia Hinkel/ PED®772

L)

Bianca vc tinha me falado 15 copos a 53 tem ainda? se tiver pode ser os 15 coloridos iguais o da

formatura para o dia 5 do 3

De: Bianca <bianca@consolieventos.com.br>

Enviade: gquinta-feira, 16 de fevereiro de 2017 14:40:31
Para: claudia hinkel

Assunto: Re: Copos formatura/ Claudia Hinkel/ PED®772

013 Claudia, vocé recebeu os kits que temos?

Qualquer coisa, segue anexo. S6 preciso que me diga qual kit e dia para pagamento 25/02 ou 05/03..
Tem alguma preferencia de cor, ou quer fazer colorido (sortido) como os demais copos que ja sao brinde?

Noa aguardo e ddvidas estou & disposicio

[cid:9b97d8354cb536@5ccb51cb26F32877a@c0nsolieventOS.com.br]

Em 15/62/2017 16:57, claudia hinkel escreveu:
0i Bianca gostaria de adquirir mais copos

De: Bianca <pianca@consolieventos.com.br>

Enviado: segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017 ©1:32:58
Para: claudia hinkel

Assunto: Re: Copos formatura/ Claudia Hinkel/ PED®772

013 Claudia,
Recebeu meu e-mail? Gostaria de adquirir mais copos ?

att

[cid:14872632315835d5ff9d675461962245@c0nSolieventos.com.br]

Em 20/01/2017 16:37, claudia hinkel escreveu:
Boa tarde!

Gostaria de saber quanto custa para fazer mais 15 copos e se possivel queria ver os modelos.

http://webmail.consolieventos.com .br/roundcube/?_task=mail&_safe= 0& uid=5563& mbox=IN BOX&_action=print& extwin=1
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