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ADENDO CONTRATUAL

Consoli Eventos LTDA (CONSOLI EVENTOS), registrada no CNPJ sob N° 05.991.678/0001-05,
estabelecida no municipio de Rio do Sul/ SC, onde ¢ sediada a Rua Josephina Ferrari, n® 81, Km138 Bairro
Santa Rita, CEP 89162-408, Telefone (47)3520-1650, doravante designada CONTRATADA por seu

representante  ao  final ssinado e d ougo  lado como CONTRATANTE Sr. (a)
CRausdia, Medyelt, HAL N &
Representante da turma do Curso de ol -fonee Formandos

do aho de 0‘{’031 l6  Faculdade Vo 0L

Clausula 1* — O presente adendo tem por objetivo a contratagdo, substituicdo ou exclusio de servigos da
Contratada a serem prestados 4 formatura da Contratante conforme ja estabelecido no Contrato de

Prestacdo de Servigos principal, que desde Jé ajustam, de pleno acordo a confirmagio dos itens adicionais
abaixo descritos:

O servigo ¢:  Aadicional L substituicio L exclusio
Wtilizagéo Baile Qtde. Servigo Valor total
| ou Colagdo

| clb 4 NG, C~IDC | 180,00

Cldusula 2° — O valor total dos servicos ¢ de 'ﬁlﬂ‘l%,w ¢ 0 pagamento serd realizado na seguinte

forma acordada entre as partes: _ BCUALO €997 S K St T Im,o Adlb o 209,
Ydedooto 15, 7 ¢

Clausula 3* - Fica a Contratante ciente que em caso de alteragdo no niimero de formandos o valor podera

ser alterado, autorizando assim a cobranca complementar.

Clausula 4" - Faz saber que todo e qualquer servi¢o especificado 4 cima, serd montado, executado e
entregue conforme ja estabelecido no Contrato de Prestacfio de Servigos inicial e deverfio ter como Gltimo
prazo de quitagio, a data do acerto final de contas entra Comissio de Formatura e Consoli Eventos, ou seja,
60 (sessenta) dias antes do evento.

E por estarem assim justos e acertados e como prova da contratagdo dos itens acima descritos, firmam este
instrumento particular, assinado em duas vias de igual teor.

Rio do Sul, %O de W"Q de &QOJED
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%iELA CONTRATADA PELA CONTRATANTE




Juliana - Consoli eventos
=

De: Claudia . <ClaudiaNatyele@hotmail.com>
Enviado em: terca-feira, 30 de agosto de 2016 13:38
Para: . Juliana - Caonsoli eventos

Assunto: Re: MESA EXTRA FORMATURA

Boa tarde...

Posle ser nas 5x de Setembro até Janeiro (ndo tem custo adicional né? Continua RS 180,00)...
Se tiver acréscimo por boleto podes fazer em umas 3x so (de Setembro até Novembro)

Obrigada,
Vocé me encaminha os boletos ou retiro direto no site da Consoli?

Att. Claudial

De: Juliana - Consoli eventos <juliana@consolieventos.com.br>
Enviado: terca-feira, 30 de agosto de 2016 14:04

Para: 'Claudia .

Assunto: RES: MESA EXTRA FORMATURA

Boa Tarde Claudia,
Desculpe a demora mais estava em viagem e ndo consegui dar o retorno antes,

lsso mesmo o valor esta RS 180,00 ate final de setembro.. 0 pagamento pode ser feito em 5x de setembro a janeiro no boleto
ou em 1x para dezembro, como vc prefere?

Atenciosamente,
Juliana

————— Mensagem original-----

De: Claudia . [mailto:claudianatyele@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2016 19:25
Para: juliana@consolieventos.com.br

Assunto: MESA EXTRA FORMATURA

Boa noite Juliana, tudo bem?

A Tainara me passou teu contato, pois quero uma mesa extra pra nossa formatura de Educacdo Fisica da Unidavi no ano que
vem - 04 de Marco (e acho que nesse més a mesa fica R$ 180,00 né?!).
Quero ver contigo como faco essa reserva e o pagamento!

Obrigada!
Att. Claudia!

Enviado do meu iPhone
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