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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/06/2015 94,71 8,69 54,94 164,59 0,00 164,59
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         
Observações:

16/10/2014 Enviado e-mail lembrete. Janaina 

19/11/2014Sem contato por telefone, Enviado e-mail Jurídico. Janaina 

19 de novembro de 2014 20:40
Olá! Peço desculpas pela demora! Eu gostaria sim de negociar, pois gostaria de retomar o pagamento em março de 2015! É possível? Desculpe o transtorno. Obrigada. Aline. Janaina 

02/12/2014 Segue proposta conforme solicitado  

Valor calculado para pagamento a partir de 03/15+ parcelas em aberto: R$ 472,93 

Proposta:

&#149; 22 parcelas de R$ 91,67 com primeiro pagamento para 15/03/2015 e a demais para o dia 15 dos meses subsequentes.Janaina 

12/01/2015 Enviado e-mail de Lembrete. Julia

02/02/2015 Enviado e-mail jurídico. Julia

12/03/2015 Enviado Carta. Janaina 

25/03/2015 Pai da formanda entrou em contato para avisar que vão começar a pagar no início do próximo mês.Thais

17/04/2015 Sem contato por telefone, Enviado e-mail jurídico. Julia

19/05/2015 Contato pelo whats. Lucimeire (mandou mensagem pedindo para que entre em contato com a empresa. --Karina)

27/05/2015 - Mnadei mensagem via whatsapp informando que eu enviaria um email com propostas de pagamento.
Segue email.:
"Bom dia Aline, 
Estamos enviando proposta de negociação.
Valor atualizado até hoje: R$750,20 (parcelas vencidas 15/09/2014 à 15/05/2015);
Propostas:
01 parcela de R$820,37 (parcelas vencidas 15/09/2014 à 15/05/2015 + parcela que á vencer do dia 15/06/2015) com vencimento para 15/06/2015 e manter as demais 18 parcelas de R$70,17 com vencimentos para dia
15 dos meses subsequentes; ou 
Diluir o valor das parcelas vencidas (15/09/2014 à 15/05/2015 = R$750,20) nas parcelas à vencer, ficando 19 parcelas de R$109,65 com primeiro vencimento para 15/06/2015 e as demais para dia 15 dos meses
subsequentes."
Aguardando retorno. -- Karina 

28/05/2015 - Resposta da formanda

Emitido por: Janaína Montagna
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----- Original Message ----- 
From: Aline strohmeyer de carvalho 
To: Karina Consoli 
Sent: Thursday, May 28, 2015 11:17 PM
Subject: Re: Consoli Formaturas
Olá! Fico com as segunda opção de pagamento diluir 750,00 das parcelas vencidas a parcelas a vencer, sendo assim 19 parcelas de 109,65! Obrigada pela compreensão!  E desculpe o transtorno referente ao atraso
das parcelas! Att Aline

29/05/2015 - Resposta para a formanda:
"Boa tarde Aline,
Seus boletos já foram alterados e já estão disponíveis no site da empresa.
Instruções para captação dos títulos:
Site empresa: www.consolieventos.com.br
Tópico: Imprima aqui seu boleto
Login: CPF completo
Senha: 4 últimos dígitos do CPF"
----Karina

23/06/2015 Envido e-mail lembrete. JÁ CONFIRMEI ENDEREÇO E E-MAIL.Lucimeire

24/07/2015 Enviado e-mail jurídico. Lucimeire

02/09/2015 Sem contato. Enviado whats. Lucimeire

16/09/2015 Sem contato. Enviar carta. Lucimeire

29/10/2015 Falei com o pai da formanda e vai solicitar que ela entre em contato.Janaina

Sem contato por telefone. 
[18/1/2016, 16:46] +55 47 8889-4610: Boa tarde Aline
Venho informar que na primeira semana de Fevereiro estaremos encaminhando os nomes para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).
Pedimos que entre em contato caso queira negociar seus débitos. Att, Financeiro . Lucimeire 

22/02/2016 Enviar carta Daya. --- Bruna

15/03/2016 - Enviado carta da Dayan.João

16/03/2016 - Sem Contato por telefone. João

19/04/2016- Falei com o pai da formanda e o mesmo informou, que vai estar avisando a formanda e pedir a ela estar entrando em contato conosco. João

09/05/2016 - Sem contato por telefone. Mandei proposta
Sua foto convite dia 03/06/2016, se seus valores não estiverem em dia infelizmente você não poderá estar participando, sendo assim estamos enviando proposta de negociação.

Valor atualizado até hoje: R$1.465,62 (Parcelas vencidas de 15/06/2015 à 15/04/2016);
 
Propostas:

&#149;&#61472;	01 parcela de R$1.575,27 (Parcelas vencidas de 15/06/2015 à 15/04/2016 + parcela à vencer 15/05/2016) com vencimento para 15/05/2016 e manter as demais 07 parcelas de R$109,65 com
vencimentos para dia 15 dos meses subsequentes; ou
&#149;&#61472;	Diluir o valor das parcelas vencidas (15/06/2015 à 15/04/2016= R$1.465,62) nas parcelas à vencer, ficando 08 parcelas de R$292,85 com primeiro vencimento para 15/05/2016 e as demais para dia 15
dos meses subsequentes.

Emitido por: Janaína Montagna
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Karina

De: Aline strohmeyer de carvalho [mailto:aline.stroh@gmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 10 de junho de 2016 20:50
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: Consoli Formaturas 1550

Olá Karina! Seria possível eu retomar as parcelas e começar a pagar no mês 7 de acordo com a 2° proposta?
Obrigada.

13/06/2016 - Resposta
Ficariam em 6 parcelas de R$400,15 com primeiro vencimento para dia 15/07/2016.
Pode ser dessa forma?
Karina

terça-feira, 14 de junho de 2016 14:53 Olá teria outras propostas? Que não fique tão pesado no bolso ? Abraços

15/06/2016 Bom dia, 
 
Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

&#149;	Diluir o valor das parcelas vencidas (15/06/2015 a 15/06/2016= R$1.619,36 )nas parcelas à vencer, ficando 07 parcelas de R$340,98  com primeiro vencimento para 15/06/2016 e as demais para dia 15 dos
meses subsequentes.---- Bruna

ábado, 18 de junho de 2016 11:43 Boa noite. E se o vencimento fosse no começo do mês 7? Como ficaria o valor? Obrigada. 

20/06/2016 Bom dia,

Conforme solicitado segue nova proposta de negociação, 

•	06 parcelas de R$404,42 com primeiro vencimento para dia 15/07/2016 e as demais para dia 15 dos meses subsequentes.--- Bruna

20/06/2016 - esperando resposta da formada. João 

19/07/2016 – Falei com o pai da formanda, e o mesmo informou que ela não se encontrava, ele também solicitou o endereço de Joinville passei a ele, Enviado e-mail lembrete. João

17/08/2016 - Sem contato por telefone, enviado jurídico. João

20/09/2016 - Sem contato por telefone, enviar carta da Dayan. João

27/09/2016 Enviado carta da Dayan. Bruna 

26/10/2016 - Falei com o pai da formanda, expliquei a situação dela, o mesmo informou que vai conversa com ela. João

26/11/2016 - Falei  com o pai da formanda, o mesmo informou que vai tentar ligar parta sua filha, assim que ele obter contato com ela , ele vai estar entrando em contato conosco. João

quinta-feira, 15 de dezembro de 2016 00:38 Olá gostaria de negociar a minha divida com a formatura. Pois quero fazer a formatura. O que vocês puderem fazer pra facilitar eu aceito...

15/12/2016 Bom dia Aline, 

Conforme solicitado, segue proposta de negociação, 

Emitido por: Janaína Montagna



Consoli Eventos 16/12/2016

Relação Geral de Contas a Receber Pagina: 4

Filtragem: Contas a receber do evento: Formatura Educ. Física Licenciatura e Bacharelado 4 Turmas Univille B. Retiro 11/02/2017
E do formando: Aline Strohmeyer de Carvalho

Proposta: 

•	01 parcela de R$2.670,11 com vencimento para dia 15/12/2016---- Bruna

quinta-feira, 15 de dezembro de 2016 11:05 Oi. Para mim ficaria muito pesado. Será que não é possível fazer em algumas parcelas? O que vocês puderem fazer por mim

15/12/2016 Bom dia Aline, 

Infelizmente não temos mais prazo para negociação, pois sua formatura já é no mês de fevereiro e precisamos fechar o caixa 60 dias antes do evento. ----- Bruna

quinta-feira, 15 de dezembro de 2016 13:03 E se eu der 1000 agora e 1000 em Janeiro? 
Vocês trabalham com cartão?

15/12/2016 Boa tarde Aline, 

Infelizmente não podemos fazer para o mês de janeiro, apenas para dezembro, 
Não trabalhamos com cartão. ---- Bruna

Bom dia, 
 
Conforme solicitado, estamos enviando proposta de negociação.

Valor atualizado: R$ 2.671,82

Propostas:

•	01 parcela de R$ 1.900,00 para 23/12/2016 mais 01 parcela de R$ 771,82  para 05/01/2017;

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/07/2015 94,71 8,69 51,90 161,55 0,00 161,55
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/08/2015 94,71 8,69 48,69 158,34 0,00 158,34
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/09/2015 94,71 8,69 46,13 155,78 0,00 155,78
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/10/2015 94,71 8,69 43,56 153,21 0,00 153,21
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/11/2015 94,71 8,69 40,93 150,58 0,00 150,58
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/12/2015 94,71 8,69 38,35 148,00 0,00 148,00

Emitido por: Janaína Montagna
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Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/01/2016 94,71 8,69 35,90 145,55 0,00 145,55
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/02/2016 94,71 8,69 33,43 143,08 0,00 143,08
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/03/2016 94,71 8,69 31,05 140,70 0,00 140,70
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/04/2016 94,71 8,69 28,60 138,25 0,00 138,25
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/05/2016 94,71 8,69 26,34 135,99 0,00 135,99
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/06/2016 94,71 8,69 24,05 133,70 0,00 133,70
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/07/2016 94,71 8,69 21,71 131,36 0,00 131,36
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/08/2016 94,71 8,69 19,42 129,07 0,00 129,07
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/09/2016 94,71 8,69 17,15 126,80 0,00 126,80
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/10/2016 94,71 8,69 14,98 124,63 0,00 124,63
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/11/2016 94,71 8,69 13,05 122,70 0,00 122,70
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/12/2016 94,71 8,69 11,05 120,70 0,00 120,70
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Sub-total (Vencidas): 1.799,49 165,11 601,23 2.684,58 0,00 2.684,58

Contas A Vencer

Emitido por: Janaína Montagna
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Sub-total (Aberto): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Aline Strohmeyer de Carvalho CB 15/08/2014 64,27 5,90 0,00 70,17 70,17 0,00
Aline Strohmeyer de Carvalho - Formatura Educação Física Licenciatura         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 09/07/2014         

Sub-total (Recebidas): 64,27 5,90 0,00 70,17 70,17 0,00

Totais

Total Geral: 1.863,76 171,01 601,23 2.754,75 70,17 2.684,58

Emitido por: Janaína Montagna


