ADENDO CONTRATUAL

Consoli Eventos LTDA (CONSOLI EVENTOS), registrada no CNPJ sob N° 05.991.678/0001-05.

estabelecida no municipio de Rio do Sul/SC. onde ¢ sediada a Rua Josephina Ferrari. n” 1. Km138 Bairro

Santa Rita. CEP 89162-408. Telefone (47)’5”0 1650, doravante designada CONTRATADA por scu

representfnte ao. final  assipnado outro lado como CONTRATANTE Sr.  (a)
\le\Q) 0

Rep!u,mmnlu da turmg do Curso de

do ano de o5 O@! f Faculdade

Formandos

Cldusula 1' - O presente adendo tem por objetivo a contratagio. substituicdo ou exclusio de servigos da
Contratada a serem prestados 4 formatura da Contratante conforme jé estabelecido no Contrato de

Prestagdo de Servigos principal, que desde ja ajustam, de pleno acordo a confirmacio dos itens adicionais
abaixo descritos:

O servigo ¢é: Nadicional | substituicao I exclusao

E Utilizacio Baile | Qude. Servigo Valor total |
ou Colagdo |

|

CIBF [ 4 "o, evbag %@cq'o@,_j

L I = TS o *_ o=
Clausula 2* -~ O valor total dos servicos ¢ de (QOO ¢ 0 pagamento serd realizado na seguinte
forma acordada entre as partes: 'M;LQ ]Q /(5 Oﬂ Ji 5?

Clausula 3" - Iica a Contratante ciente que em caso de alteraciio no nimero de formandos o valor poderd

ser alterado. autorizando assim a cobranga complementar.

Cliausula 4" - Faz saber que todo e qualquer servico especificado a4 cima. serd montado. executado o
entregue conforme ja estabelecido no Contrato de Prestagiio de Servicos inicial e deverdo ter como ultimo
prazo de quitagfo. a data do acerto final de contas entra Comissio de Formatura e Consoli Lventos., ou seja.
00 (sessenta) dias antes do evento.

E por estarem assim justos e acertados e como prova da contratacio dos itens acima descritos. lrmam este
instrumento particular, assinado em duas vias de igual teor.
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Juliana - Consoli eventos

De: Luciane de Oliveira <nany.oliveira2010@hotmail.com >
Enviado em: segunda-feira, 28 de novembro de 2016 13:27

Para: = Juliana - Consoli eventos

Assunto: Re: Mesa Baile Formatura

Boa tarde

Juliana pode fazer em 1x para janeiro entdo.
I\/IuitQ Obrigada.

De: Juliana - Consoli eventos <juliana@consalieventos.com.br>
Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2016 11:15

Para: 'Luciane de Oliveira'

Assunto: RES: Mesa Baile Formatura

Bom dia Luciane

H

‘em como sim, para quando vc quer o pagamento se quiser pode parcelar para dezembro e janeiro ou 1 x para

De: Luciane de Oliveira [mailto:nany.ofiveiraZD10@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 28 de novembro de 2016 11:09
Para: Juliana - Consoli eventos

Assunto: Mesa Baile Formatura

Bom dia

Juliana em conversa com o pessoal da comissdao, eles me informaram que ha mesas disponivel ainda.
Precisarei de mai uma mesa e se possivel o pagamento em boleto. Sou académica do Curso de Processos
Gerenciais que ird se formar em Margco/2017.

Aguardo retorno.

Abracos.

Luciane de Oliveira.
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