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ADENDO CONTRATUAL

5 3 .
Consoli Eventos LTDA (CONSOLI EVENTOS), registrada no CNPJ sob N° 05.991.678/0001-05,

estabelecida no municipio de Rio do Sul/SC, onde € sediada a Rua Josephina Ferrari, n® 81, Km138 Bairro
Santa Rita, CEP 89162-408, Telefone (47)3520-1650, doravante designada CONTRATADA por seu

representante a0 final assinado e de outro lado como CONTRATANTE Sr. (a)
Repré‘sentﬁte da turma do Cutsb de  Pidloex@ou O Formandos
do ano de odOb f Faculdade VO

Cliusula 1* — O presente adendo tem por objetivo a contratagdo, substitui¢do ou exclusdo de servigos da
Contratada a serem prestados 4 formatura da Contratante conforme ja estabelecido no Contrato de

Prestagdo de Servicos principal, que desde ja ajustam, de pleno acordo a confirmagéo dos itens adicionais
abaixo descritos:

O servigo é: Kadicional L substituicio L exclusio
Utilizag&o Baile Qtde. Servigo Valor total
ou Colagéo

CIB 1 e edbuas 2 Ico, )

A
Cldusula 2 — O valor total dos servigos ¢ de oh) oo e 0 pagamento ser4 realizado na seguinte
forma acordada entre as partes: /y\qj)
7 7

Cldusula 3* - Fica a Contratante ciente que em caso de alteracio no nimero de formandos o valor podera
ser alterado, autorizando assim a cobranga complementar.

Clausula 4° - Faz saber que todo e qualquer servi¢o especificado a cima, serda montado, executado e
entregue conforme ja estabelecido no Contrato de Prestag¢do de Servigos inicial e deverfo ter como tltimo
prazo de quita¢fo, a data do acerto final de contas entra Comissdo de Formatura e Consoli Eventos, ou seja,
60 (sessenta) dias antes do evento.

E por estarem assim justos e acertados e como prova da contratacio dos itens acima descritos, ﬁrmam este
instrumento particular, assinado em duas vias de igual teor.

Rlodosil B8 G, RIS de 2015
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.dliana - Consoli eventos
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De: Gerin krug <gerinkrug@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 30 de maio de 2016 17:31
Para: -y Juliana - Consoli eventos
Assunto: RE: RES: Mesa extra
Anexos: image001.jpg

Entdo podes incluir mais uma mesa extra no boleto.

Na guarta feira vou te ligar para confirmar e conversarmos.
. -] 0

Muito obrigada.

Atenciosamente
Gerin,

From: juliana@consolieventos.com.br
To: gerinkrug@hotmail.com

Subject: RES: Mesa extra

Date: Mon, 30 May 2016 17:22:55 -0300

Boa Tarde Gerin,

O valor da mesa extra custa RS 200,00 e pode ser parcelado ate dezembro de 2016 no boleto.. podes me solicitar via
e-mail mesmo.

Duvidas estou a disposicdo!

De: Gerin krug [mailto:gerinkrug@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 27 de maio de 2016 10:11
Para: juliana@consolieventos.com.br

Assunto: Mesa extra

Bom dial!!

Juliana, fago parte do grupo de pedagogia que se forma ano que vem em margo, e no dia 25 foram feitas
as nossas fotos para a formatura.

Pedi para as meninas das fotos, sobre uma mesa extra e me orientaram a entrar em contato contigo.
Pois bem, gostaria de mais um mesa extra, tem como me passar o valor e como proceder?

Aguardo retorno.

Atenciosamente
Gerin Krug.



