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Contas Vencidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Gislaine Souza Bernardo B 15/08/2016 661,05 50,40 100,94 838,44 0,00 838,44
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         
Observações:

De: Gislaine S. Bernardo Kotviski [mailto:gislainesouza.bernardo@gmail.com] 
Enviada em: domingo, 1 de maio de 2016 19:42
Para: Karina Consoli
Assunto: Boletos em Aberto
Olá Karina, bom dia!
Tenho alguns boletos para quitar e gostaria de saber se eu consigo efetuar o pagamento de todos eles juntos na data de vencimento do último boleto.
Estou com alguns problemas financeiros no momento e pra mim ficaria melhor quitá-los um pouco mais tarde.
Meu CPF é 087.274.219-96
Nome: Gislaine Souza Bernardo Kotviski

Em 2 de mai de 2016 3:00 PM, Karina Consoli escreveu:
Boa tarde Gislaine, 
Lembre que em março você pediu a rescisão de seu contrato?
Fiz sua rescisão e mandei o termo para ser assinado. Ficou um valor de crédito para você, mas esse valor só vamos poder devolver quando seu termo rescisório vier assinado para a empresa. 

De: Gislaine Kotviski [mailto:gislainesouza.bernardo@gmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2016 16:03
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: Boletos em Aberto 1407

Karina, boa tarde!
Lembro sim. Contudo, não vou mais rescindir meu contrato visto o alto valor que terei que deixar para a empresa o qual sem dúvida, não é meu interesse.
Sendo assim, conforme solicitado, gostaria de verificar se posso pagar o restante das parcelas que ainda há em aberto na data de vencimento do último boleto.
Aguardo seus comentários.

02/05/2016 - Resposta
Segue proposta para que você volte a fazer parte do evento:

O valor calculado para pagamento total da formatura no final, ou seja, 120 dias antes do evento é de R$737,50 para dia 15/08/2016.

Pode ser dessa forma?
Karina 

De: Gislaine Kotviski [mailto:gislainesouza.bernardo@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 3 de maio de 2016 10:14
Para: Karina Consoli
Assunto: Re: RES: RES: Boletos em Aberto 1407
Pode sim Karina, combinado.
Vai ficar muito melhor. 
Você por favor, pode atualizar o boleto no site pra não ficar correndo juros?
Agradeço desde já.

Emitido por: Janaína Montagna
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03/05/2016 - Boleto alterado. Karina

25/08/2016 – Enviado e-mail Lembrete. João

29/09/2016 enviado e-mail jurídico. Janaina 

29 de setembro de 2016 19:02

Boa noite!
Desejo realizar a rescisão do contrato. Gentileza me informar os procedimentos para realizar tal ato.
Aguardo retorno.Janaina 

30 de set de 2016 8:26 
Bom dia Gislaine, 
Conforme estatuto da turma, você não receberá valores e terá a pagar ainda as  taxas adm. 
 Mesmo assim você deseja a sua rescisão?. Janaina 

30 de setembro de 2016 09:48
 
Bom dia Janaina,
Sobre não receber nenhum valor isso eu já sabia... Mas pagar taxas???? Como assim?
Vou abandonar quase 2 mil reais pra vocês e ainda assim querem me cobrar taxas???. Janaina 

4 de out de 2016
Boa tarde, 
Gislaine, as taxas adm são prevista também no Estatuto e contrato. Janaina  

4 de outubro de 2016 21:06

 
Boa noite,
Entendo que estão previstas no contrato, só não entendo por que quando solicitei a rescisão meses atrás o valor das "taxas" foi descontado do pouco que eu iria receber de volta, porém agora esse valor não pode ser
descontado do total que vai ficar para vocês. Janaina

Em 5 de out de 2016 8:07
Bom dia, 
 Sim entendo, mas é porque tinha algo a ser devolvido, nesse caso já descontamos, pois teríamos que depositar para você,  e após você fazer o pagamento novamente.
E agora o estatuto diz que para 90 dias antes do evento o que pagou fica então ainda teriam as taxas. Janaina  

6 de outubro de 2016 23:49

Quanto custam as taxas?. Janaina 

10/10/2016 São R$ 108,00.Janaina 

Sub-total (Vencidas): 661,05 50,40 100,94 838,44 0,00 838,44

Emitido por: Janaína Montagna
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Contas A Vencer

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Sub-total (Aberto): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas Recebidas

Sacado/Descrição da Conta a Receber P Vencimento Vl. Contrato Vl. Boleto Multa/Juros Vl. Receber Vl. Recebido Saldo

Gislaine Souza Bernardo B 15/01/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/02/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/03/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/04/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/05/2014 73,45 5,60 8,45 87,50 87,50 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/06/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/07/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/08/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/09/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/10/2014 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/11/2014 73,45 5,60 8,90 87,95 87,95 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         

Emitido por: Janaína Montagna
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Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         
Observações:

25/11/2014 Enviado e-mail lembrete. Janaina 

25 de novembro de 2014 19:00

Olá Janaina, boa tarde!

Agradeço o lembrete. Realmente esqueci de imprimir o boleto e efetuar o pagamento. Realizarei o pagamento assim que possível.Janaina 

Gislaine Souza Bernardo B 15/12/2014 73,45 5,60 9,23 88,28 88,28 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/01/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/02/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/03/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/04/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/05/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/06/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/07/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/08/2015 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/09/2015 73,45 5,60 10,55 89,60 89,60 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         
Observações:

21/09/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

Emitido por: Janaína Montagna
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01/10/2015 - Mandei e-mail jurídico. Karina

Gislaine Souza Bernardo B 15/10/2015 73,45 5,60 11,18 90,23 90,23 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         
Observações:

10/11/2015 Enviado e-mail lembrete. Lucimeire

16/12/2015 Sem contato por telefone, enviado e-mail jurídico. Lucimeire

Gislaine Souza Bernardo B 15/11/2015 73,45 5,60 9,59 88,64 88,64 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/12/2015 73,45 5,60 9,08 88,13 88,13 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/01/2016 73,45 5,60 0,00 79,05 79,05 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         

Gislaine Souza Bernardo B 15/02/2016 73,45 5,60 8,99 88,04 88,04 0,00
Gislaine Souza Bernardo - Baile de Formatura de Ciências Contábeis e D         
Gerada via Contas a Receber (VIA BOLETO) EM 18/12/2013         
Observações:

De: Gislaine S. Bernardo Kotviski [mailto:gislainesouza.bernardo@gmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016 11:08
Para: Janaina Montagna- Consoli Formaturas
Assunto: Informação

Bom dia!
Sou aluna de Direito da Unisociesc e nossa formatura está marcada para o dia 19/11/2016. Assinei o contrato com vocês e estou realizando o pagamento das parcelas, contudo, me surgiu uma dúvida e eu gostaria que
vocês me ajudassem. Minha filha nascerá em agosto. No dia da formatura ela terá apenas 3 meses o que considero tempo curto para uma bebê frequentar uma festa de formatura. Ainda não decidi nada, mas estou
pensando em rescindir o contrato com vocês por essa razão. Gostaria que me passassem a simulação de rescisão, ou seja, quanto eu já paguei e quanto poderia receber de volta. 
Agradeço desde já a atenção de vocês e aguardo um retorno.
Att.,
Gislaine

19/02/2016 - Falei com a formanda por telefone, ela aceitou receber uma proposta
Conforme conversamos ao telefone, o valor total para pagamento em 15/08/2016 fica de R$803,00.

Fazendo dessa forma, não precisamos estar cancelando seu contrato.

Posso fazer a alteração no meu sistema? 
Karina

24/02/2016 Enviado e-mail lembrete. Bruna

Emitido por: Janaína Montagna
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Sub-total (Recebidas): 1.909,70 145,60 75,97 2.131,27 2.131,27 0,00

Totais

Total Geral: 2.570,75 196,00 176,91 2.969,71 2.131,27 838,44

Emitido por: Janaína Montagna


