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Financeiro - Consoli Eventos

De: Stefânia - Consoli  [consolijoinville@consolieventos.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2012 11:56
Para: 'Financeiro - Consoli Eventos'
Assunto: RES: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013

 

 

Jesse Maia dos Santos 

Cobrar 50% 

 
Thatieli G. Pires 

Não cobrar multa 

 

 

At., 

Stefânia Mattos 

(47) 8854-4732 / 3427-2470 

MSN: stefaniamattos@gmail.com 

consolijoinville@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  

 

 

 
 

De: Financeiro - Consoli Eventos [mailto:financeiro2@consolieventos.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 23 de agosto de 2012 11:16 
Para: 'Stefânia - Consoli ' 
Assunto: RES: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
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Ste, 
 
Desculpe, mas você conseguiu resolver a questao dessa rescisão. 
Esta pendente aqui para mim ainda. 
 
No aguardo. 
 
Estamos sempre á disposição 
 
Atenciosamente,  
 
Juliana Martins 
Gerente Financeira. 
 
Consoli Eventos  
Fones: (47) 3522-1336  ou  8811-1316 
Msn: juliana.consolieventos@hotmail.com 
Skype: contato.consolieventos 
financeiro2@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 
Contate-nos  
 

De: Financeiro - Consoli Eventos [mailto:financeiro2@consolieventos.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 30 de julho de 2012 13:44 
Para: 'Stefânia - Consoli ' 
Assunto: RES: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
Prioridade: Alta 
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Otimo Ste, 

Aguardo posição após reuniao. 

 

 

Estamos sempre á disposição 

 

Atenciosamente,  
 

Juliana Martins 
Gerente Financeira. 

 
Consoli Eventos e Formaturas 
Fones: (47) 3522-1336  ou  8811-1316 
Msn: juliana.consolieventos@hotmail.com 
Skype: contato.consolieventos 

financeiro2@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  

 

De: Stefânia - Consoli [mailto:consolijoinville@consolieventos.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 30 de julho de 2012 09:37 
Para: 'Financeiro - Consoli Eventos' 
Assunto: RES: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
 

Vou ter reunião com eles dia 1/08, pode deixar q isso é um dos itens que constam na minha pauta de reunião. 

 

 

At., 
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Stefânia Mattos 

(47) 8854-4732 / 3427-2470 

MSN: stefaniamattos@gmail.com 

consolijoinville@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  

 

 

 
 

De: Financeiro - Consoli Eventos [mailto:financeiro2@consolieventos.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 30 de julho de 2012 09:08 
Para: 'Stefânia - Consoli ' 
Assunto: ENC: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
 

 

 
 

Ste, 

 

Encaminhe novamente e-mail para comissao para tentarmos resolver pendencia o quanto antes. 

 

Otima semana por aí... 

 

 

Estamos sempre á disposição 
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Atenciosamente,  
 

Juliana Martins 
Gerente Financeira. 

 
Consoli Eventos e Formaturas 
Fones: (47) 3522-1336  ou  8811-1316 
Msn: juliana.consolieventos@hotmail.com 
Skype: contato.consolieventos 

financeiro2@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  

 

De: Stefânia - Consoli [mailto:consolijoinville@consolieventos.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 17 de julho de 2012 13:33 
Para: 'Financeiro - Consoli Eventos' 
Assunto: RES: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
 

Não tenho a posição da comissão de formatura referente a multa a ser cobrado, já encaminhei e-mail perguntando a comissão e ainda não obtive retorno, assim que me 

derem uma posição te comunico. 

 

 

At., 

Stefânia Mattos 

(47) 8854-4732 / 3427-2470 

MSN: stefaniamattos@gmail.com 

consolijoinville@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  
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De: Financeiro - Consoli Eventos [mailto:financeiro2@consolieventos.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 13 de julho de 2012 09:32 
Para: 'Stefânia - Consoli ' 
Assunto: ENC: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
Prioridade: Alta 
 

 
 

 

Ste, 

 

Alguma posição deste e-mail? 

 

 

Estamos sempre á disposição 

 

Atenciosamente,  
 

Juliana Martins 
Gerente Financeira. 

 
Consoli Eventos e Formaturas 
Fones: (47) 3522-1336  ou  8811-1316 
Msn: juliana.consolieventos@hotmail.com 
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Skype: contato.consolieventos 

financeiro2@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  

 

De: Financeiro - Consoli Eventos [mailto:financeiro2@consolieventos.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de julho de 2012 16:59 
Para: 'Stefânia - Consoli ' 
Assunto: Rescisão: 1088 - Formatura ADM, Cont, Bio, Letras, Mtm, HIST e Ped - FAFIPAR 15 e 16/03/2013 
Prioridade: Alta 
 

 
 

Stefania, 

 

Recebi hoje material da filial com declaração de rescisão de THATIELI G. PIRES, porem a declaração só consta assinaturas e preenchimento dos dados do 

formando não havendo o principal, ou seja, percentual rescisorio ou não. 

Caso necessario scaneio e te envio. 

 

No Aguardo. 

  

Estamos sempre á disposição 

 

Atenciosamente,  
 

Juliana Martins 
Gerente Financeira. 

 
Consoli Eventos e Formaturas 
Fones: (47) 3522-1336  ou  8811-1316 
Msn: juliana.consolieventos@hotmail.com 
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Skype: contato.consolieventos 

financeiro2@consolieventos.com.br | www.consolieventos.com.br 

 

Contate-nos  

 


